
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI 108 908 9313 73637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 5,96 5 4 3,73 5 3 4,16 3 4 2,10 5 7 2,73 8 8 5,46 36 35 24,14 271,810

Okul Ortalaması 11 7 8,23 6 3 5,54 7 2 6,86 5 3 3,55 6 6 4,57 10 6 8,25 46 27 37,00 311,600

KATILIMLAR

1 194 EMİN ER 8B 17 2 16,33 7 1 6,67 10 0 10,00 9 0 9,00 18 2 17,33 18 2 17,33 79 7 76,66 454,665 1 1 10 163 716
% 0,97

2 35 ABDULLAH EFE ÇAMUR8C 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 17 2 16,33 19 1 18,67 78 11 74,33 442,638 1 2 17 258 1250
% 1,70

3 145 AHMET SELİM KURŞUN8B 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 77 13 72,66 432,771 2 3 25 373 1847
% 2,51

4 134 REŞAD AKÇİN 8B 17 2 16,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 4 9,67 18 1 17,67 76 7 73,67 430,482 3 4 29 405 1982
% 2,69

5 78 BELİNAY KIZAKLI 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 14 5 12,33 19 1 18,67 73 16 67,66 418,656 1 5 39 556 2873
% 3,90

6 74 ABDULLAH AKOVA 8B 16 1 15,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 3 12,00 16 3 15,00 71 11 67,34 417,323 4 6 41 577 2989
% 4,06

7 259 MUSTAFA DİREKLİ 8C 17 2 16,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 11 6 9,00 17 3 16,00 70 15 65,00 409,969 2 7 50 673 3641
% 4,94

8 208 ERDEM EŞEN 8B 14 5 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 1 2 0,33 15 4 13,67 17 2 16,33 64 16 58,66 402,742 5 8 63 763 4295
% 5,83

9 65 KALELİ FARUK 8A 14 4 12,67 8 0 8,00 10 0 10,00 9 1 8,67 11 9 8,00 18 1 17,67 70 15 65,01 402,117 1 9 64 773 4357
% 5,92

10 179 YUSUF ÖZCAN 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 6 7,00 19 1 18,67 69 16 63,67 401,975 6 10 65 777 4378
% 5,95

11 111 ÖMER ASAF BAŞ 8C 13 5 11,33 7 2 6,33 10 0 10,00 8 1 7,67 13 6 11,00 17 2 16,33 68 16 62,66 399,300 3 11 68 829 4676
% 6,35

12 289 ZEYNEP UZUNKAYA 8E 15 4 13,67 7 3 6,00 7 2 6,33 5 5 3,33 11 3 10,00 18 1 17,67 63 18 57,00 396,638 1 12 71 882 4968
% 6,75

13 200 HAYRUNNİSA AYRANCI8D 17 2 16,33 10 0 10,00 7 2 6,33 9 1 8,67 8 3 7,00 15 3 14,00 66 11 62,33 395,035 2 13 74 918 5139
% 6,98

14 142 BERKAY SOYDABİRCAN8B 10 8 7,33 9 0 9,00 9 1 8,67 3 7 0,67 15 4 13,67 19 1 18,67 65 21 58,01 394,222 7 14 76 933 5220
% 7,09

15 76 EYMEN ORDUERİ 8A 13 6 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 12 8 9,33 18 2 17,33 68 21 60,99 394,037 2 15 78 937 5240
% 7,12

16 394 ZÜLAL AY 8E 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 13 7 10,67 16 4 14,67 68 21 61,00 393,979 2 16 79 938 5247
% 7,13

17 202 ECRİN EMİNE SALIK 8E 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 3 8,00 12 4 10,67 67 10 63,67 392,293 3 17 82 971 5435
% 7,38

18 201 NARİN TUANA KUMRU 8D 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 11 5 9,33 16 4 14,67 64 21 57,00 384,286 3 18 97 1103 6356
% 8,63

19 279 İNCİSU FİDAN 8E 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 11 2 10,33 14 6 12,00 66 17 60,33 384,130 4 19 99 1106 6376
% 8,66

20 231 ZEYNEP ERSOY 8E 14 3 13,00 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 5 7,33 15 2 14,33 64 13 59,66 383,368 5 20 100 1119 6460
% 8,77

21 171 YÜCEL DEMİRLİ 8B 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 2 3 1,00 12 4 10,67 14 6 12,00 60 20 53,33 375,956 8 21 115 1263 7470
% 10

22 128 BELİNAY KÖMÜRCÜOĞLU8E 16 2 15,33 8 1 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 11 6 9,00 11 9 8,00 64 20 57,33 375,510 6 22 117 1275 7532
% 10

23 220 AHMET AYDOĞDU 8B 12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 0 5,00 10 4 8,67 16 2 15,33 61 15 56,01 375,327 9 23 119 1282 7557
% 10

24 79 BETÜL TAMGÜÇ 8E 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 3 5,00 12 4 10,67 64 11 60,34 374,504 7 24 122 1294 7676
% 10

25 189 ELİF DOĞAN 8E 14 5 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 6 9,00 14 6 12,00 61 25 52,66 369,127 8 25 131 1381 8424
% 11

26 144 MEHMET AKİF TEKİN 8B 14 6 12,00 7 0 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 3 9,00 11 2 10,33 58 15 52,99 364,473 10 26 141 1476 9063
% 12

27 141 ONUR ERMİŞ 8A 15 5 13,33 6 4 4,67 6 3 5,00 3 7 0,67 14 5 12,33 12 8 9,33 56 32 45,33 361,955 3 27 147 1542 9489
% 13

28 175 MERYEM SENA YILMAZ8E 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 4 7 1,67 14 4 12,67 56 21 49,00 360,137 9 28 152 1589 9767
% 13

29 246 YİĞİT KIZAKLI 8B 9 9 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 11 5 9,33 16 3 15,00 59 24 51,00 358,127 11 29 157 1631 10086
% 14

30 58 TUANA YAREN DEMİR 8E 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 2 4,33 4 3 3,00 14 6 12,00 57 17 51,33 357,887 10 30 159 1637 10126
% 14

31 84 YUSUF A ARSLAN 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 7 6,67 14 6 12,00 59 27 50,01 354,695 12 31 165 1714 10645
% 14

32 70 SILA İSPİ DEN 8E 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 6 4,00 17 3 16,00 55 27 46,00 350,883 11 32 177 1794 11278
% 15

33 168 ÖMER YUSUF TOPDAŞ 8A 12 5 10,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 10 7 7,67 13 4 11,67 55 26 46,34 349,885 4 33 179 1810 11461
% 16
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI 108 908 9313 73637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 5,96 5 4 3,73 5 3 4,16 3 4 2,10 5 7 2,73 8 8 5,46 36 35 24,14 271,810

Okul Ortalaması 11 7 8,23 6 3 5,54 7 2 6,86 5 3 3,55 6 6 4,57 10 6 8,25 46 27 37,00 311,600

KATILIMLAR

34 199 TAHA ARSLAN 8B 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 12 5 10,33 14 6 12,00 55 32 44,34 348,231 13 34 182 1852 11734
% 16

35 178 ŞEVVAL MERT 8D 12 3 11,00 7 2 6,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 6 6,00 10 2 9,33 53 17 47,33 342,654 4 35 200 1995 12749
% 17

36 77 YUSUF BAYRAM 8B 10 9 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 4 2,67 12 4 10,67 11 8 8,33 55 27 46,01 339,836 14 36 205 2078 13266
% 18

37 215 BERRA AĞIRMAN 8E 14 5 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 9 2,00 12 4 10,67 55 24 47,00 338,919 12 37 207 2098 13423
% 18

38 217 GÜLSÜM KARAGÖZ 8D 15 3 14,00 7 2 6,33 9 1 8,67 5 4 3,67 7 3 6,00 8 6 6,00 51 19 44,67 338,423 5 38 209 2111 13512
% 18

39 257 MUHAMMED AŞIK 8B 15 3 14,00 6 1 5,67 6 2 5,33 5 0 5,00 11 5 9,33 4 2 3,33 47 13 42,66 336,167 15 39 216 2168 13916
% 19

40 245 MERT AKMEŞE 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 6 8 3,33 12 6 10,00 55 26 46,33 335,300 4 40 217 2192 14092
% 19

41 129 ZEHRA YILDIZ 8D 11 6 9,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 6 6,00 13 5 11,33 52 27 43,00 334,376 6 41 218 2224 14295
% 19

42 170 EMİN MAZLUM 8A 13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 6 1,00 4 4 2,67 12 2 11,33 50 20 43,34 333,067 5 42 224 2251 14556
% 20

43 95 ZEHRA DURUKAN 8D 15 4 13,67 5 5 3,33 9 0 9,00 3 5 1,33 6 4 4,67 10 6 8,00 48 24 40,00 331,683 7 43 230 2292 14853
% 20

44 198 MURAT KURTULUŞ 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 6 3 5,00 2 5 0,33 8 6 6,00 13 7 10,67 49 31 38,67 330,641 6 44 234 2331 15055
% 20

45 190 ECRİN BİŞKİN 8E 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 5 7 2,67 15 5 13,33 53 29 43,34 329,785 13 45 240 2361 15240
% 21

46 67 HASAN BEDİR 8B 13 6 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 8 4 6,67 4 2 3,33 51 15 46,00 327,644 16 46 247 2450 15723
% 21

47 47 BELİNAY ERDOĞAN 8E 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 0 5 -1,67 4 6 2,00 15 5 13,33 48 26 39,33 326,449 14 47 249 2483 15979
% 22

48 155 MELEK TURHAN 8D 15 2 14,33 6 2 5,33 7 3 6,00 6 2 5,33 3 1 2,67 9 6 7,00 46 16 40,66 325,607 8 48 253 2507 16150
% 22

49 255 RİMAS ALİ 8E 10 9 7,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 3 4,00 11 8 8,33 55 21 48,00 325,280 15 49 254 2511 16233
% 22

50 93 İLKİM İREM ÖZGEN 8D 11 9 8,00 6 3 5,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 4 2,67 13 5 11,33 50 25 41,67 321,471 9 50 274 2626 17065
% 23

51 91 EMRE SARITAŞ 8C 12 7 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 5 0,33 10 10 6,67 11 9 8,00 49 37 36,67 320,025 5 51 278 2665 17390
% 24

52 89 ÖMER PELİT 8B 10 9 7,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 8 4,33 11 8 8,33 54 29 44,33 319,416 17 52 282 2687 17550
% 24

53 165 MEHMET EFE SAĞLAM 8C 11 7 8,67 6 3 5,00 8 1 7,67 10 0 10,00 4 7 1,67 11 4 9,67 50 22 42,68 317,372 6 53 289 2739 18007
% 24

54 209 MELİKE GÜL 8D 14 5 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 6 4,00 5 8 2,33 50 24 41,99 314,416 10 54 299 2836 18731
% 25

55 183 MUHAMMED KAYA 8A 13 4 11,67 5 5 3,33 7 2 6,33 0 4 -1,33 8 8 5,33 10 8 7,33 43 31 32,66 313,985 7 55 302 2848 18840
% 26

56 254 İBPAHİM ÖMER YAVUZ8C 11 9 8,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 11 2,33 10 9 7,00 53 33 41,99 310,594 7 56 319 2971 19677
% 27

57 176 RÜMEYSA KILIÇ 8D 11 8 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 3 2,00 14 6 12,00 44 31 33,66 308,762 11 57 323 3040 20112
% 27

58 124 ÖZLEM ULUDAĞ 8 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 6 0,00 3 8 0,33 12 8 9,33 44 35 32,33 306,016 1 58 337 3139 20807
% 28

59 299 RECEP ALGAN 8C 5 4 3,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 2 1,33 5 2 4,33 13 6 11,00 41 18 35,00 302,968 8 59 346 3250 21642
% 29

60 192 ÖMER UZUNER 8B 9 9 6,00 4 5 2,33 8 2 7,33 0 3 -1,00 7 7 4,67 13 7 10,67 41 33 30,00 301,008 18 60 352 3328 22140
% 30

61 46 EFE AVŞAR 8C 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 9 4,00 9 9 6,00 46 37 33,66 300,090 9 61 355 3369 22411
% 30

62 177 ELİZAN TOKAY 8E 10 10 6,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 5 3 4,00 10 10 6,67 45 33 34,00 297,401 16 62 367 3472 23105
% 31

63 229 MUSTAFA EREN ALTINÖZ8B 5 6 3,00 4 6 2,00 2 5 0,33 11 3 10,00 12 6 10,00 34 26 25,33 295,556 19 63 374 3535 23606
% 32

64 80 ELİF AKBULUT 8D 12 7 9,67 4 5 2,33 7 3 6,00 6 3 5,00 5 3 4,00 8 12 4,00 42 33 31,00 293,121 12 64 386 3640 24357
% 33

65 25 ABDULLAHKEREM TEM8A 8 8 5,33 18 2 17,33 26 10 22,66 288,968 8 65 399 3797 25549
% 35

66 233 SAİT UCA 8A 11 9 8,00 3 0 3,00 9 0 9,00 4 2 3,33 1 0 1,00 10 10 6,67 38 21 31,00 288,413 9 66 403 3824 25728
% 35

                                                2 / 4



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI 108 908 9313 73637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 5,96 5 4 3,73 5 3 4,16 3 4 2,10 5 7 2,73 8 8 5,46 36 35 24,14 271,810

Okul Ortalaması 11 7 8,23 6 3 5,54 7 2 6,86 5 3 3,55 6 6 4,57 10 6 8,25 46 27 37,00 311,600

KATILIMLAR

67 243 SAHRA SEZGÜL 8D 8 9 5,00 7 3 6,00 7 2 6,33 1 4 -0,33 2 6 0,00 12 2 11,33 37 26 28,33 284,764 13 67 416 3979 26832
% 36

68 267 TARIK  KİPOĞLU 8C 12 8 9,33 6 4 4,67 3 2 2,33 2 2 1,33 9 7 6,67 32 23 24,33 279,794 10 68 439 4196 28473
% 39

69 247 MURAT EFE BAŞODA 8C 4 15 -1,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 6 0,00 10 9 7,00 11 9 8,00 43 43 28,66 279,315 11 69 442 4213 28639
% 39

70 38 YASİN SEVİNÇTEKİN 8C 7 9 4,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 9 6 7,00 3 10 -0,33 43 30 33,00 279,272 12 70 443 4216 28651
% 39

71 81 ZEHRA AYDIN 8D 10 10 6,67 7 3 6,00 3 3 2,00 4 6 2,00 10 9 7,00 34 31 23,67 274,907 14 71 480 4407 30155
% 41

72 55 BEDİRHAN YILMAZ 8A 12 6 10,00 2 7 -0,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 6 4,00 5 8 2,33 33 39 20,00 272,703 10 72 496 4527 30918
% 42

73 188 EMİR UZUNER 8A 10 9 7,00 4 5 2,33 7 3 6,00 1 5 -0,67 4 9 1,00 9 8 6,33 35 39 21,99 269,850 11 73 512 4679 31968
% 43

74 225 ABDULLAH KEREMTEM8A 11 6 9,00 6 2 5,33 9 1 8,67 7 1 6,67 33 10 29,67 269,270 12 74 518 4696 32160
% 44

75 216 RÜMEYSA ÖZDEMİR 8D 10 6 8,00 4 5 2,33 9 1 8,67 0 6 -2,00 3 1 2,67 5 7 2,67 31 26 22,34 269,211 15 75 519 4699 32186
% 44

76 98 EYMEN ZORA 8A 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 4 1,67 5 8 2,33 10 10 6,67 38 42 24,01 268,719 13 76 521 4719 32343
% 44

77 69 HÜMEYRA ERSOY 8E 11 4 9,67 6 0 6,00 6 3 5,00 2 0 2,00 0 2 -0,67 5 8 2,33 30 17 24,33 266,066 17 77 538 4869 33381
% 45

78 59 ZEYNEP  ARA 8E 9 8 6,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 3 2,00 3 7 0,67 6 6 4,00 34 31 23,67 263,806 18 78 547 4997 34240
% 46

79 113 MELEK NİSA ÜNLÜ 8E 10 7 7,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 33 14 28,33 263,054 19 79 554 5038 34525
% 47

80 61 ELİF ŞEVVAL AKBULUT8E 8 11 4,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 2 2 1,33 6 8 3,33 35 32 24,32 260,671 20 80 567 5150 35442
% 48

81 244 HÜMEYRA AKTUNÇ 8D 8 12 4,00 7 3 6,00 8 1 7,67 10 0 10,00 2 6 0,00 6 12 2,00 41 34 29,67 260,021 16 81 570 5178 35690
% 48

82 51 BIÇAK YAVUZ 8A 8 9 5,00 6 3 5,00 8 2 7,33 6 14 1,33 7 12 3,00 35 40 21,66 256,789 14 82 587 5354 37007
% 50

83 242 SENA ASYA CAN 8E 9 5 7,33 6 3 5,00 5 3 4,00 6 3 5,00 2 6 0,00 4 8 1,33 32 28 22,66 255,594 21 83 591 5405 37462
% 51

84 167 AH *T ARDA YAVUZ 8C 5 12 1,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 5 2,33 6 6 4,00 6 11 2,33 36 39 23,00 253,487 13 84 603 5522 38337
% 52

85 251 ÜMMÜGÜLSÜM YENER 8D 9 10 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 5 2,33 30 18 24,00 251,251 17 85 615 5630 39236
% 53

86 86 ÖMER İSMAİL YİĞİT 8A 9 8 6,33 2 8 -0,67 8 1 7,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 6 11 2,33 35 43 20,66 250,174 15 86 621 5698 39697
% 54

87 227 TALHA ZORLU 8A 5 7 2,67 3 5 1,33 5 2 4,33 7 8 4,33 5 7 2,67 25 29 15,33 246,235 16 87 648 5916 41354
% 56

88 224 RAFET TOKAT 8A 7 13 2,67 6 4 4,67 8 2 7,33 1 3 0,00 5 10 1,67 5 7 2,67 32 39 19,01 246,133 17 88 649 5922 41393
% 56

89 197 TUNAALP KILINÇ 8A 7 10 3,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 7 1,67 4 4 2,67 27 29 17,34 246,048 18 89 650 5927 41433
% 56

90 133 REYYAN HAFSA UÇAR 8E 7 3 6,00 6 2 5,33 5 4 3,67 1 3 0,00 0 3 -1,00 5 8 2,33 24 23 16,33 242,051 22 90 667 6128 43116
% 59

91 392 ÖMERFARUKSEVİNÇTEKİN8A 10 8 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 4 2 3,33 1 11 -2,67 5 15 0,00 32 44 17,32 237,582 19 91 696 6380 45107
% 61

92 266 YAĞMUR KAYA 8D 8 10 4,67 4 5 2,33 6 3 5,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 8 10 4,67 28 46 12,67 236,159 18 92 700 6455 45798
% 62

93 49 RAVZANUR YAĞLI 8D 5 12 1,00 2 7 -0,33 4 4 2,67 3 5 1,33 4 7 1,67 8 8 5,33 26 43 11,67 234,726 19 93 707 6541 46435
% 63

94 219 MELİKE GÜL 8D 6 7 3,67 4 4 2,67 6 3 5,00 7 3 6,00 23 17 17,34 233,681 20 94 709 6595 46891
% 64

95 0 ÜMMÜGÜLSÜM YENER 8D 1 5 -0,67 12 6 10,00 13 11 9,33 233,189 21 95 711 6619 47115
% 64

96 256 SALİH NUR 8C 3 7 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 6 8 3,33 30 38 17,33 233,170 14 96 712 6620 47121
% 64

97 45 HÜSEYİN E YAZICIOĞLU8C 4 4 2,67 7 2 6,33 7 2 6,33 2 6 0,00 1 2 0,33 3 7 0,67 24 23 16,33 233,080 15 97 713 6623 47174
% 64

98 186 YUSUF DÖNMEZ 8C 1 4 -0,33 7 3 6,00 10 0 10,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 6 10 2,67 28 32 17,34 230,860 16 98 722 6730 48194
% 65

99 720 EDANUR ZEHİROĞLU 8D 3 9 0,00 5 2 4,33 6 2 5,33 1 7 -1,33 0 3 -1,00 9 11 5,33 24 34 12,66 227,837 22 99 735 6916 49673
% 67
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI 108 908 9313 73637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 5,96 5 4 3,73 5 3 4,16 3 4 2,10 5 7 2,73 8 8 5,46 36 35 24,14 271,810

Okul Ortalaması 11 7 8,23 6 3 5,54 7 2 6,86 5 3 3,55 6 6 4,57 10 6 8,25 46 27 37,00 311,600

KATILIMLAR

100 18 ENES TALHA YAVUZ 8B 7 12 3,00 7 1 6,67 3 3 2,00 2 0 2,00 4 11 0,33 3 13 -1,33 26 40 12,67 221,615 20 100 775 7276 52801
% 72

101 53 ESMA KARA 8E 3 12 -1,00 4 3 3,00 5 2 4,33 2 4 0,67 4 4 2,67 6 14 1,33 24 39 11,00 221,480 23 101 777 7285 52866
% 72

102 211 EBUBEKİR KABAN 8C 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 7 13 2,67 24 55 5,67 217,625 17 102 791 7500 54843
% 74

103 75 EYÜP KABAN 8A 4 15 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 11 -0,67 8 12 4,00 27 56 8,33 214,539 20 103 802 7683 56432
% 77

104 68 ZEYNEPNAZ KORKUTACAK8D 4 10 0,67 4 5 2,33 5 4 3,67 2 6 0,00 3 8 0,33 3 11 -0,67 21 44 6,33 207,169 23 104 839 8091 60305
% 82

105 172 TUNA TALHA YILDIZ  T 8C 6 13 1,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 14 0,33 24 63 3,00 204,783 18 105 847 8220 61618
% 84

106 44 MUSTAF*ÜFENK 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 5 -0,67 13 33 2,00 201,926 21 106 853 8344 63051
% 86

107 96 MUHAMMED EREN ALICI8C 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 10 0 10,00 2 18 -4,00 2 18 -4,00 25 65 3,33 182,279 19 107 893 9020 70653
% 96

108 138 ÖMER NAZİ 8A 3 14 -1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 15 -5,00 4 11 0,33 13 54 -5,01 169,683 22 108 905 9223 72689
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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8 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI 108 908 9313 73637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 5,96 5 4 3,73 5 3 4,16 3 4 2,10 5 7 2,73 8 8 5,46 36 35 24,14 271,810

Okul Ortalaması 11 7 8,23 6 3 5,54 7 2 6,86 5 3 3,55 6 6 4,57 10 6 8,25 46 27 37,00 311,600

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 124 ÖZLEM ULUDAĞ 8 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 6 0,00 3 8 0,33 12 8 9,33 44 35 32,33 306,016 1 58 337 3139 20807
% 28

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI 108 908 9313 73637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 5,96 5 4 3,73 5 3 4,16 3 4 2,10 5 7 2,73 8 8 5,46 36 35 24,14 271,810

Okul Ortalaması 11 7 8,23 6 3 5,54 7 2 6,86 5 3 3,55 6 6 4,57 10 6 8,25 46 27 37,00 311,600

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 65 KALELİ FARUK 8A 14 4 12,67 8 0 8,00 10 0 10,00 9 1 8,67 11 9 8,00 18 1 17,67 70 15 65,01 402,117 1 9 64 773 4357
% 5,92

2 76 EYMEN ORDUERİ 8A 13 6 11,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 12 8 9,33 18 2 17,33 68 21 60,99 394,037 2 15 78 937 5240
% 7,12

3 141 ONUR ERMİŞ 8A 15 5 13,33 6 4 4,67 6 3 5,00 3 7 0,67 14 5 12,33 12 8 9,33 56 32 45,33 361,955 3 27 147 1542 9489
% 13

4 168 ÖMER YUSUF TOPDAŞ 8A 12 5 10,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 10 7 7,67 13 4 11,67 55 26 46,34 349,885 4 33 179 1810 11461
% 16

5 170 EMİN MAZLUM 8A 13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 6 1,00 4 4 2,67 12 2 11,33 50 20 43,34 333,067 5 42 224 2251 14556
% 20

6 198 MURAT KURTULUŞ 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 6 3 5,00 2 5 0,33 8 6 6,00 13 7 10,67 49 31 38,67 330,641 6 44 234 2331 15055
% 20

7 183 MUHAMMED KAYA 8A 13 4 11,67 5 5 3,33 7 2 6,33 0 4 -1,33 8 8 5,33 10 8 7,33 43 31 32,66 313,985 7 55 302 2848 18840
% 26

8 25 ABDULLAHKEREM TEM8A 8 8 5,33 18 2 17,33 26 10 22,66 288,968 8 65 399 3797 25549
% 35

9 233 SAİT UCA 8A 11 9 8,00 3 0 3,00 9 0 9,00 4 2 3,33 1 0 1,00 10 10 6,67 38 21 31,00 288,413 9 66 403 3824 25728
% 35

10 55 BEDİRHAN YILMAZ 8A 12 6 10,00 2 7 -0,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 6 4,00 5 8 2,33 33 39 20,00 272,703 10 72 496 4527 30918
% 42

11 188 EMİR UZUNER 8A 10 9 7,00 4 5 2,33 7 3 6,00 1 5 -0,67 4 9 1,00 9 8 6,33 35 39 21,99 269,850 11 73 512 4679 31968
% 43

12 225 ABDULLAH KEREMTEM8A 11 6 9,00 6 2 5,33 9 1 8,67 7 1 6,67 33 10 29,67 269,270 12 74 518 4696 32160
% 44

13 98 EYMEN ZORA 8A 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 4 1,67 5 8 2,33 10 10 6,67 38 42 24,01 268,719 13 76 521 4719 32343
% 44

14 51 BIÇAK YAVUZ 8A 8 9 5,00 6 3 5,00 8 2 7,33 6 14 1,33 7 12 3,00 35 40 21,66 256,789 14 82 587 5354 37007
% 50

15 86 ÖMER İSMAİL YİĞİT 8A 9 8 6,33 2 8 -0,67 8 1 7,67 7 3 6,00 3 12 -1,00 6 11 2,33 35 43 20,66 250,174 15 86 621 5698 39697
% 54

16 227 TALHA ZORLU 8A 5 7 2,67 3 5 1,33 5 2 4,33 7 8 4,33 5 7 2,67 25 29 15,33 246,235 16 87 648 5916 41354
% 56

17 224 RAFET TOKAT 8A 7 13 2,67 6 4 4,67 8 2 7,33 1 3 0,00 5 10 1,67 5 7 2,67 32 39 19,01 246,133 17 88 649 5922 41393
% 56

18 197 TUNAALP KILINÇ 8A 7 10 3,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 7 1,67 4 4 2,67 27 29 17,34 246,048 18 89 650 5927 41433
% 56

19 392 ÖMERFARUKSEVİNÇTEKİN8A 10 8 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 4 2 3,33 1 11 -2,67 5 15 0,00 32 44 17,32 237,582 19 91 696 6380 45107
% 61

20 75 EYÜP KABAN 8A 4 15 -1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 11 -0,67 8 12 4,00 27 56 8,33 214,539 20 103 802 7683 56432
% 77

21 44 MUSTAF*ÜFENK 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 5 -0,67 13 33 2,00 201,926 21 106 853 8344 63051
% 86

22 138 ÖMER NAZİ 8A 3 14 -1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 15 -5,00 4 11 0,33 13 54 -5,01 169,683 22 108 905 9223 72689
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI 108 908 9313 73637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 5,96 5 4 3,73 5 3 4,16 3 4 2,10 5 7 2,73 8 8 5,46 36 35 24,14 271,810

Okul Ortalaması 11 7 8,23 6 3 5,54 7 2 6,86 5 3 3,55 6 6 4,57 10 6 8,25 46 27 37,00 311,600

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 194 EMİN ER 8B 17 2 16,33 7 1 6,67 10 0 10,00 9 0 9,00 18 2 17,33 18 2 17,33 79 7 76,66 454,665 1 1 10 163 716
% 0,97

2 145 AHMET SELİM KURŞUN8B 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 18 2 17,33 77 13 72,66 432,771 2 3 25 373 1847
% 2,51

3 134 REŞAD AKÇİN 8B 17 2 16,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 4 9,67 18 1 17,67 76 7 73,67 430,482 3 4 29 405 1982
% 2,69

4 74 ABDULLAH AKOVA 8B 16 1 15,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 3 12,00 16 3 15,00 71 11 67,34 417,323 4 6 41 577 2989
% 4,06

5 208 ERDEM EŞEN 8B 14 5 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 1 2 0,33 15 4 13,67 17 2 16,33 64 16 58,66 402,742 5 8 63 763 4295
% 5,83

6 179 YUSUF ÖZCAN 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 6 7,00 19 1 18,67 69 16 63,67 401,975 6 10 65 777 4378
% 5,95

7 142 BERKAY SOYDABİRCAN8B 10 8 7,33 9 0 9,00 9 1 8,67 3 7 0,67 15 4 13,67 19 1 18,67 65 21 58,01 394,222 7 14 76 933 5220
% 7,09

8 171 YÜCEL DEMİRLİ 8B 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 2 3 1,00 12 4 10,67 14 6 12,00 60 20 53,33 375,956 8 21 115 1263 7470
% 10

9 220 AHMET AYDOĞDU 8B 12 7 9,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 0 5,00 10 4 8,67 16 2 15,33 61 15 56,01 375,327 9 23 119 1282 7557
% 10

10 144 MEHMET AKİF TEKİN 8B 14 6 12,00 7 0 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 3 9,00 11 2 10,33 58 15 52,99 364,473 10 26 141 1476 9063
% 12

11 246 YİĞİT KIZAKLI 8B 9 9 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 11 5 9,33 16 3 15,00 59 24 51,00 358,127 11 29 157 1631 10086
% 14

12 84 YUSUF A ARSLAN 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 7 6,67 14 6 12,00 59 27 50,01 354,695 12 31 165 1714 10645
% 14

13 199 TAHA ARSLAN 8B 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 12 5 10,33 14 6 12,00 55 32 44,34 348,231 13 34 182 1852 11734
% 16

14 77 YUSUF BAYRAM 8B 10 9 7,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 4 2,67 12 4 10,67 11 8 8,33 55 27 46,01 339,836 14 36 205 2078 13266
% 18

15 257 MUHAMMED AŞIK 8B 15 3 14,00 6 1 5,67 6 2 5,33 5 0 5,00 11 5 9,33 4 2 3,33 47 13 42,66 336,167 15 39 216 2168 13916
% 19

16 67 HASAN BEDİR 8B 13 6 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 2 6,33 8 4 6,67 4 2 3,33 51 15 46,00 327,644 16 46 247 2450 15723
% 21

17 89 ÖMER PELİT 8B 10 9 7,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 8 4,33 11 8 8,33 54 29 44,33 319,416 17 52 282 2687 17550
% 24

18 192 ÖMER UZUNER 8B 9 9 6,00 4 5 2,33 8 2 7,33 0 3 -1,00 7 7 4,67 13 7 10,67 41 33 30,00 301,008 18 60 352 3328 22140
% 30

19 229 MUSTAFA EREN ALTINÖZ8B 5 6 3,00 4 6 2,00 2 5 0,33 11 3 10,00 12 6 10,00 34 26 25,33 295,556 19 63 374 3535 23606
% 32

20 18 ENES TALHA YAVUZ 8B 7 12 3,00 7 1 6,67 3 3 2,00 2 0 2,00 4 11 0,33 3 13 -1,33 26 40 12,67 221,615 20 100 775 7276 52801
% 72

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI 108 908 9313 73637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 5,96 5 4 3,73 5 3 4,16 3 4 2,10 5 7 2,73 8 8 5,46 36 35 24,14 271,810

Okul Ortalaması 11 7 8,23 6 3 5,54 7 2 6,86 5 3 3,55 6 6 4,57 10 6 8,25 46 27 37,00 311,600

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 35 ABDULLAH EFE ÇAMUR8C 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 17 2 16,33 19 1 18,67 78 11 74,33 442,638 1 2 17 258 1250
% 1,70

2 259 MUSTAFA DİREKLİ 8C 17 2 16,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 11 6 9,00 17 3 16,00 70 15 65,00 409,969 2 7 50 673 3641
% 4,94

3 111 ÖMER ASAF BAŞ 8C 13 5 11,33 7 2 6,33 10 0 10,00 8 1 7,67 13 6 11,00 17 2 16,33 68 16 62,66 399,300 3 11 68 829 4676
% 6,35

4 245 MERT AKMEŞE 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 6 8 3,33 12 6 10,00 55 26 46,33 335,300 4 40 217 2192 14092
% 19

5 91 EMRE SARITAŞ 8C 12 7 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 5 0,33 10 10 6,67 11 9 8,00 49 37 36,67 320,025 5 51 278 2665 17390
% 24

6 165 MEHMET EFE SAĞLAM 8C 11 7 8,67 6 3 5,00 8 1 7,67 10 0 10,00 4 7 1,67 11 4 9,67 50 22 42,68 317,372 6 53 289 2739 18007
% 24

7 254 İBPAHİM ÖMER YAVUZ8C 11 9 8,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 11 2,33 10 9 7,00 53 33 41,99 310,594 7 56 319 2971 19677
% 27

8 299 RECEP ALGAN 8C 5 4 3,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 2 1,33 5 2 4,33 13 6 11,00 41 18 35,00 302,968 8 59 346 3250 21642
% 29

9 46 EFE AVŞAR 8C 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 7 9 4,00 9 9 6,00 46 37 33,66 300,090 9 61 355 3369 22411
% 30

10 267 TARIK  KİPOĞLU 8C 12 8 9,33 6 4 4,67 3 2 2,33 2 2 1,33 9 7 6,67 32 23 24,33 279,794 10 68 439 4196 28473
% 39

11 247 MURAT EFE BAŞODA 8C 4 15 -1,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 6 0,00 10 9 7,00 11 9 8,00 43 43 28,66 279,315 11 69 442 4213 28639
% 39

12 38 YASİN SEVİNÇTEKİN 8C 7 9 4,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 3 5,00 9 6 7,00 3 10 -0,33 43 30 33,00 279,272 12 70 443 4216 28651
% 39

13 167 AH *T ARDA YAVUZ 8C 5 12 1,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 5 2,33 6 6 4,00 6 11 2,33 36 39 23,00 253,487 13 84 603 5522 38337
% 52

14 256 SALİH NUR 8C 3 7 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 6 8 3,33 30 38 17,33 233,170 14 96 712 6620 47121
% 64

15 45 HÜSEYİN E YAZICIOĞLU8C 4 4 2,67 7 2 6,33 7 2 6,33 2 6 0,00 1 2 0,33 3 7 0,67 24 23 16,33 233,080 15 97 713 6623 47174
% 64

16 186 YUSUF DÖNMEZ 8C 1 4 -0,33 7 3 6,00 10 0 10,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 6 10 2,67 28 32 17,34 230,860 16 98 722 6730 48194
% 65

17 211 EBUBEKİR KABAN 8C 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 7 13 2,67 24 55 5,67 217,625 17 102 791 7500 54843
% 74

18 172 TUNA TALHA YILDIZ  T 8C 6 13 1,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 14 0,33 24 63 3,00 204,783 18 105 847 8220 61618
% 84

19 96 MUHAMMED EREN ALICI8C 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 10 0 10,00 2 18 -4,00 2 18 -4,00 25 65 3,33 182,279 19 107 893 9020 70653
% 96

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI 108 908 9313 73637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 5,96 5 4 3,73 5 3 4,16 3 4 2,10 5 7 2,73 8 8 5,46 36 35 24,14 271,810

Okul Ortalaması 11 7 8,23 6 3 5,54 7 2 6,86 5 3 3,55 6 6 4,57 10 6 8,25 46 27 37,00 311,600

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 78 BELİNAY KIZAKLI 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 14 5 12,33 19 1 18,67 73 16 67,66 418,656 1 5 39 556 2873
% 3,90

2 200 HAYRUNNİSA AYRANCI8D 17 2 16,33 10 0 10,00 7 2 6,33 9 1 8,67 8 3 7,00 15 3 14,00 66 11 62,33 395,035 2 13 74 918 5139
% 6,98

3 201 NARİN TUANA KUMRU 8D 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 11 5 9,33 16 4 14,67 64 21 57,00 384,286 3 18 97 1103 6356
% 8,63

4 178 ŞEVVAL MERT 8D 12 3 11,00 7 2 6,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 6 6,00 10 2 9,33 53 17 47,33 342,654 4 35 200 1995 12749
% 17

5 217 GÜLSÜM KARAGÖZ 8D 15 3 14,00 7 2 6,33 9 1 8,67 5 4 3,67 7 3 6,00 8 6 6,00 51 19 44,67 338,423 5 38 209 2111 13512
% 18

6 129 ZEHRA YILDIZ 8D 11 6 9,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 8 6 6,00 13 5 11,33 52 27 43,00 334,376 6 41 218 2224 14295
% 19

7 95 ZEHRA DURUKAN 8D 15 4 13,67 5 5 3,33 9 0 9,00 3 5 1,33 6 4 4,67 10 6 8,00 48 24 40,00 331,683 7 43 230 2292 14853
% 20

8 155 MELEK TURHAN 8D 15 2 14,33 6 2 5,33 7 3 6,00 6 2 5,33 3 1 2,67 9 6 7,00 46 16 40,66 325,607 8 48 253 2507 16150
% 22

9 93 İLKİM İREM ÖZGEN 8D 11 9 8,00 6 3 5,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 4 2,67 13 5 11,33 50 25 41,67 321,471 9 50 274 2626 17065
% 23

10 209 MELİKE GÜL 8D 14 5 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 6 4,00 5 8 2,33 50 24 41,99 314,416 10 54 299 2836 18731
% 25

11 176 RÜMEYSA KILIÇ 8D 11 8 8,33 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 3 2,00 14 6 12,00 44 31 33,66 308,762 11 57 323 3040 20112
% 27

12 80 ELİF AKBULUT 8D 12 7 9,67 4 5 2,33 7 3 6,00 6 3 5,00 5 3 4,00 8 12 4,00 42 33 31,00 293,121 12 64 386 3640 24357
% 33

13 243 SAHRA SEZGÜL 8D 8 9 5,00 7 3 6,00 7 2 6,33 1 4 -0,33 2 6 0,00 12 2 11,33 37 26 28,33 284,764 13 67 416 3979 26832
% 36

14 81 ZEHRA AYDIN 8D 10 10 6,67 7 3 6,00 3 3 2,00 4 6 2,00 10 9 7,00 34 31 23,67 274,907 14 71 480 4407 30155
% 41

15 216 RÜMEYSA ÖZDEMİR 8D 10 6 8,00 4 5 2,33 9 1 8,67 0 6 -2,00 3 1 2,67 5 7 2,67 31 26 22,34 269,211 15 75 519 4699 32186
% 44

16 244 HÜMEYRA AKTUNÇ 8D 8 12 4,00 7 3 6,00 8 1 7,67 10 0 10,00 2 6 0,00 6 12 2,00 41 34 29,67 260,021 16 81 570 5178 35690
% 48

17 251 ÜMMÜGÜLSÜM YENER 8D 9 10 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 5 2,33 30 18 24,00 251,251 17 85 615 5630 39236
% 53

18 266 YAĞMUR KAYA 8D 8 10 4,67 4 5 2,33 6 3 5,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 8 10 4,67 28 46 12,67 236,159 18 92 700 6455 45798
% 62

19 49 RAVZANUR YAĞLI 8D 5 12 1,00 2 7 -0,33 4 4 2,67 3 5 1,33 4 7 1,67 8 8 5,33 26 43 11,67 234,726 19 93 707 6541 46435
% 63

20 219 MELİKE GÜL 8D 6 7 3,67 4 4 2,67 6 3 5,00 7 3 6,00 23 17 17,34 233,681 20 94 709 6595 46891
% 64

21 0 ÜMMÜGÜLSÜM YENER 8D 1 5 -0,67 12 6 10,00 13 11 9,33 233,189 21 95 711 6619 47115
% 64

22 720 EDANUR ZEHİROĞLU 8D 3 9 0,00 5 2 4,33 6 2 5,33 1 7 -1,33 0 3 -1,00 9 11 5,33 24 34 12,66 227,837 22 99 735 6916 49673
% 67

23 68 ZEYNEPNAZ KORKUTACAK8D 4 10 0,67 4 5 2,33 5 4 3,67 2 6 0,00 3 8 0,33 3 11 -0,67 21 44 6,33 207,169 23 104 839 8091 60305
% 82
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8E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI 108 908 9313 73637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 5,96 5 4 3,73 5 3 4,16 3 4 2,10 5 7 2,73 8 8 5,46 36 35 24,14 271,810

Okul Ortalaması 11 7 8,23 6 3 5,54 7 2 6,86 5 3 3,55 6 6 4,57 10 6 8,25 46 27 37,00 311,600

SINIF: 8E

KATILIMLAR

1 289 ZEYNEP UZUNKAYA 8E 15 4 13,67 7 3 6,00 7 2 6,33 5 5 3,33 11 3 10,00 18 1 17,67 63 18 57,00 396,638 1 12 71 882 4968
% 6,75

2 394 ZÜLAL AY 8E 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 13 7 10,67 16 4 14,67 68 21 61,00 393,979 2 16 79 938 5247
% 7,13

3 202 ECRİN EMİNE SALIK 8E 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 3 8,00 12 4 10,67 67 10 63,67 392,293 3 17 82 971 5435
% 7,38

4 279 İNCİSU FİDAN 8E 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 11 2 10,33 14 6 12,00 66 17 60,33 384,130 4 19 99 1106 6376
% 8,66

5 231 ZEYNEP ERSOY 8E 14 3 13,00 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 5 7,33 15 2 14,33 64 13 59,66 383,368 5 20 100 1119 6460
% 8,77

6 128 BELİNAY KÖMÜRCÜOĞLU8E 16 2 15,33 8 1 7,67 10 0 10,00 8 2 7,33 11 6 9,00 11 9 8,00 64 20 57,33 375,510 6 22 117 1275 7532
% 10

7 79 BETÜL TAMGÜÇ 8E 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 3 5,00 12 4 10,67 64 11 60,34 374,504 7 24 122 1294 7676
% 10

8 189 ELİF DOĞAN 8E 14 5 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 6 9,00 14 6 12,00 61 25 52,66 369,127 8 25 131 1381 8424
% 11

9 175 MERYEM SENA YILMAZ8E 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 5 1,33 4 7 1,67 14 4 12,67 56 21 49,00 360,137 9 28 152 1589 9767
% 13

10 58 TUANA YAREN DEMİR 8E 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 2 4,33 4 3 3,00 14 6 12,00 57 17 51,33 357,887 10 30 159 1637 10126
% 14

11 70 SILA İSPİ DEN 8E 13 7 10,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 6 4,00 17 3 16,00 55 27 46,00 350,883 11 32 177 1794 11278
% 15

12 215 BERRA AĞIRMAN 8E 14 5 12,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 9 2,00 12 4 10,67 55 24 47,00 338,919 12 37 207 2098 13423
% 18

13 190 ECRİN BİŞKİN 8E 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 5 7 2,67 15 5 13,33 53 29 43,34 329,785 13 45 240 2361 15240
% 21

14 47 BELİNAY ERDOĞAN 8E 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 0 5 -1,67 4 6 2,00 15 5 13,33 48 26 39,33 326,449 14 47 249 2483 15979
% 22

15 255 RİMAS ALİ 8E 10 9 7,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 3 4,00 11 8 8,33 55 21 48,00 325,280 15 49 254 2511 16233
% 22

16 177 ELİZAN TOKAY 8E 10 10 6,67 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 5 3 4,00 10 10 6,67 45 33 34,00 297,401 16 62 367 3472 23105
% 31

17 69 HÜMEYRA ERSOY 8E 11 4 9,67 6 0 6,00 6 3 5,00 2 0 2,00 0 2 -0,67 5 8 2,33 30 17 24,33 266,066 17 77 538 4869 33381
% 45

18 59 ZEYNEP  ARA 8E 9 8 6,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 3 2,00 3 7 0,67 6 6 4,00 34 31 23,67 263,806 18 78 547 4997 34240
% 46

19 113 MELEK NİSA ÜNLÜ 8E 10 7 7,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 33 14 28,33 263,054 19 79 554 5038 34525
% 47

20 61 ELİF ŞEVVAL AKBULUT8E 8 11 4,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 2 2 1,33 6 8 3,33 35 32 24,32 260,671 20 80 567 5150 35442
% 48

21 242 SENA ASYA CAN 8E 9 5 7,33 6 3 5,00 5 3 4,00 6 3 5,00 2 6 0,00 4 8 1,33 32 28 22,66 255,594 21 83 591 5405 37462
% 51

22 133 REYYAN HAFSA UÇAR 8E 7 3 6,00 6 2 5,33 5 4 3,67 1 3 0,00 0 3 -1,00 5 8 2,33 24 23 16,33 242,051 22 90 667 6128 43116
% 59

23 53 ESMA KARA 8E 3 12 -1,00 4 3 3,00 5 2 4,33 2 4 0,67 4 4 2,67 6 14 1,33 24 39 11,00 221,480 23 101 777 7285 52866
% 72
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM ULUDAĞ 124 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,016 271,810 1 58 337 3139 20807

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 1 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 8,23 5,96

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,67 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 6,86 4,16

İngilizce 10 2 6 0,00 0 0,00 3,55 2,10

Matematik 20 3 8 0,33 2 0,33 4,57 2,73

Fen 20 12 8 9,33 47 9,33 8,25 5,46

Toplam: 90 44 35 32,33 36 32,33 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AACBACADaBbbDBDbcCBb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) dcDCCCcADa

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DbdCBBDCcB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) addccBbC  

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) C  a ad  cc BCab b  

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) dCABDBcBbbDcddCDcCBD

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 3 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 6 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 7 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH KEREMTEM 225 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,270 271,810 12 74 518 4696 32160

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 6 2 5,33 53 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 7 1 6,67 67 1,68 3,55 2,10

Toplam: 90 33 10 29,67 33 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR)  BCB DBabbBaDACABd b

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BDdBCCbD  

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DdCABBDA  

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 7 1 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAHKEREM TEM 25 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,968 271,810 8 65 399 3797 25549

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 8 8 5,33 27 2,94 4,57 2,73

Fen 20 18 2 17,33 87 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 26 10 22,67 25 27,20 37,00 24,14

Sayısal (MAT)  CDB CCBc DAcac dcbb

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) DBCBDCBaADAAaDBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN YILMAZ 55 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,703 271,810 10 72 496 4527 30918

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 6 6 4,00 20 2,94 4,57 2,73

Fen 20 5 8 2,33 12 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 33 39 20,00 22 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cBCB DBD bBacACABCdb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dabaCdb bA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBaCAba

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) caCddabcdb

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ba Bdb    DABCc   bC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bad DC C  b Bbd Bb d

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 3 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 1 9 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 5 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 1 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BIÇAK YAVUZ 51 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,789 271,810 14 82 587 5354 37007

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,03 6,86 4,16

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,94 4,57 2,73

Fen 20 7 12 3,00 15 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 35 40 21,67 24 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bdaaCD c bBaDACbB Ac

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDAd CCDaA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBdAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sayısal (MAT) AbcdbaCBDcabcbacacAC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBCBa cbdDcbccBcBdCd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 4 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 5 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 9 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN MAZLUM 170 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,067 271,810 5 42 224 2251 14556

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 4 4 2,67 13 2,94 4,57 2,73

Fen 20 12 2 11,33 57 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 50 20 43,33 48 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AACdAdADbdAaDBD cCBA

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AcDCCCBADB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACdBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) aaAD cAabc

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) C     d  DB cCb   b 

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABDBD AAbA     dBD

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 3 6 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 2 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 1 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR UZUNER 188 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,850 271,810 11 73 512 4679 31968

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 4 9 1,00 5 2,94 4,57 2,73

Fen 20 9 8 6,33 32 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 35 39 22,00 24 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cACBbCADaBbbD abBaBd

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AccCbd dDB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) cdACBBDCcB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) bd  addC  

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) bb   caBAD  c bb Dab

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) dCbBcdbB bDAC CD dBb

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 3 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 3 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 1 5 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 3 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 4 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ORDUERİ 76 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,037 271,810 2 15 78 937 5240

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 12 8 9,33 47 2,94 4,57 2,73

Fen 20 18 2 17,33 87 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 68 21 61,00 68 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bACdACADaBb DBDdBCdA

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCCCadDB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) bBADaBAaCD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) CADdAbacAcBaBCabBDCA

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABDBDBbADACBCDBCBb

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN ZORA 98 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,719 271,810 13 76 521 4719 32343

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 5 8 2,33 12 2,94 4,57 2,73

Fen 20 10 10 6,67 33 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 38 42 24,00 27 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) daaBaacDCbBaDAabdCAd

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDAdCdCDaA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBbccD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) aCCbcBa   

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) bCDBda d B ca Db c  

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBdcbCdCcDccBDBDBAbd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 2 4 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 3 4 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 3 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP KABAN 75 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,539 271,810 20 103 802 7683 56432

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 15 -1,00 -5 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 2,94 4,57 2,73

Fen 20 8 12 4,00 20 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 27 56 8,33 9 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AdaadcdabcabbAC Bdcb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDdaCdbccA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) acCDBdCAca

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DabAcBcddC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT)  CD dd dacbccac   dC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBdcDbaCdbcABcdDcACd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 2 4 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 4 6 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 3 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KALELİ FARUK 65 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,117 271,810 1 9 64 773 4357

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 8 0 8,00 80 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 11 9 8,00 40 2,94 4,57 2,73

Fen 20 18 1 17,67 88 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 70 15 65,00 72 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) dACBACADCBb D DCBCdb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDC CB DB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBADBBAaCD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) CAbcAbCcbDBDaaCAccCA

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABDBDBAAD CBCDBCBc

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 0 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 5 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 1 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KAYA 183 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,985 271,810 7 55 302 2848 18840

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 0 4 -1,33 -13 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 8 8 5,33 27 2,94 4,57 2,73

Fen 20 10 8 7,33 37 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 43 31 32,67 36 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR)  BCBa  DCbBCDACABdAb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) cDcdaCbDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BA DBBCAbb

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG)   dc d d  

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) AdD bbCcDBc cCa cD C

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBCBad Cd bbdcBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 3 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 8 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT KURTULUŞ 198 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,641 271,810 6 44 234 2331 15055

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 8 6 6,00 30 2,94 4,57 2,73

Fen 20 13 7 10,67 53 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 49 31 38,67 43 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cdCBCDBDdbBCDAaABbAc

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDbBCCCDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBaA b

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) baCb B dc 

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT)  aDd CCB Bcc aDAa A 

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) DBddDCBbADcABDdDBdCd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 2 3 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 5 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 2 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAF*ÜFENK 44 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,926 271,810 21 106 853 8344 63051

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,68 3,55 2,10

Toplam: 90 13 33 2,00 2 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bBadacdaacBCbAddBCbd

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BadBadbDbc

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) cAbbacabAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) adacBa    

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 3 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 0 4 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 1 5 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER İSMAİL YİĞİT 86 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,174 271,810 15 86 621 5698 39697

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 2,94 4,57 2,73

Fen 20 6 11 2,33 12 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 35 43 20,67 23 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AAbBACcD db aaD cCBd

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AbcabbcAca

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN)  AACBBDCcB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) bBcDBcACCD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) dcb  DaabcBDda  acb 

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) abAdbB   dacCBaDBacb

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 7 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 6 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER NAZİ 138 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
169,683 271,810 22 108 905 9223 72689

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 14 -1,67 -8 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,03 6,86 4,16

Matematik 20 0 15 -5,00 -25 2,94 4,57 2,73

Fen 20 4 11 0,33 2 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 13 54 -5,00 -6 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR)  dbcACdbacdac  badBc

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) bcDCdaBcDa

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DbcbadcbAa

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sayısal (MAT) bdcad b c da dbd cad

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CbdBacD b cda C ad a

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 2 4 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 0 4 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 5 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 6 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YUSUF TOPDAŞ 168 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,885 271,810 4 33 179 1810 11461

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 10 7 7,67 38 2,94 4,57 2,73

Fen 20 13 4 11,67 58 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 55 26 46,33 51 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AACBAdAD  bacBD BCBb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AabCbCBADB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCcB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) aBdcdBAaaD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) CADccbdB cB dCCA DCd

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABD Da  DACdbDBCBc

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 4 6 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 4 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMERFARUKSEVİNÇTEKİN 392 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,582 271,810 19 91 696 6380 45107

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 4 2 3,33 33 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 1 11 -2,67 -13 2,94 4,57 2,73

Fen 20 5 15 0,00 0 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 32 44 17,33 19 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) c CaACADbBbbDc CaCBb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AcDaCCabca

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAAaBBDbAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) C bDB bC  

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) aba   accb    ddd Cc

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) bbbabdcBAdaAdcbccCBc

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 4 2 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 3 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 5 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ERMİŞ 141 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,955 271,810 3 27 147 1542 9489

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 14 5 12,33 62 2,94 4,57 2,73

Fen 20 12 8 9,33 47 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 56 32 45,33 50 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AACBACdDCBbCDBDCBaab

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AcDCdCdbDB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DbAaBBD cB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) bBbcBacbdD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) CAaB bCBADBDBCbbBDbA

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) aCABcBDabADAbBaDBCdc

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 3 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 3 7 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 6 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAFET TOKAT 224 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,133 271,810 17 88 649 5922 41393

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 1 3 0,00 0 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 5 10 1,67 8 2,94 4,57 2,73

Fen 20 5 7 2,67 13 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 32 39 19,00 21 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bdCaCDdcdbaaDACdBbdb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDABCbaDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBCAbD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) Ddbd      

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ACDddd d acAcdD   ca

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN)         dcbbaDBDBdCd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 1 3 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 3 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 4 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAİT UCA 233 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,413 271,810 9 66 403 3824 25728

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 3 0 3,00 30 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,03 6,86 4,16

İngilizce 10 4 2 3,33 33 1,68 3,55 2,10

Matematik 20 1 0 1,00 5 2,94 4,57 2,73

Fen 20 10 10 6,67 33 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 38 21 31,00 34 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cdCaACADdBbdcBDCaCBb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) A DC      

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACB DCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) C c B Aa D

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT)                    A

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) bCAaDBcabbaAbBCDBCcb

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 0 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 4 2 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 7 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA ZORLU 227 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,235 271,810 16 87 648 5916 41354

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 7 2,67 13 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 3 5 1,33 13 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 6,03 6,86 4,16

Matematik 20 7 8 4,33 22 2,94 4,57 2,73

Fen 20 5 7 2,67 13 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 25 29 15,33 17 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cab da D A C dCA   c

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDcBbb  aA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN)  AbDB CdA 

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sayısal (MAT) Ad BdC Bc cdBbD B cb

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bcCB  Bbd b  c D b C

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 0 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 3 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 6 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 0 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAALP KILINÇ 197 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,048 271,810 18 89 650 5927 41433

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 22 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 6,59 8,23 5,96

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,48 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,03 6,86 4,16

Matematik 20 4 7 1,67 8 2,94 4,57 2,73

Fen 20 4 4 2,67 13 6,47 8,25 5,46

Toplam: 90 27 29 17,33 19 27,20 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bcCc Dcc bB acbABCdA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dcAaCCbcbA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBCAAc

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sayısal (MAT) ACDddd d  acc D     

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBC cd CA c         

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 3 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 4 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH AKOVA 74 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,323 271,810 4 6 41 577 2989

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 1 15,67 78 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 13 3 12,00 60 9,50 4,57 2,73

Fen 20 16 3 15,00 75 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 71 11 67,33 75 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR)  BCB D cCABCDACABCAA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dbcBCCCDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBCbAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCCABBDABC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ACDBACCB BD BCb  bAa

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) DaCBDCB AaAABDBbBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 0 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 1 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AYDOĞDU 220 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,327 271,810 9 23 119 1282 7557

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 5 0 5,00 50 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 10 4 8,67 43 9,50 4,57 2,73

Fen 20 16 2 15,33 77 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 61 15 56,00 62 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bbdBACADCBb DBDbBCdb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCCCBADd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) bAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBA BB    

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) CAbc D  bDBD Cb  DCA

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) bCABDBDB  DACBCDBCBb

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 5 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 1 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 0 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 1 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SELİM KURŞUN 145 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
432,771 271,810 2 3 25 373 1847

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,50 4,57 2,73

Fen 20 18 2 17,33 87 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 77 13 72,67 81 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) dBCBbDBDabBaDACABCAc

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) aDABCCCDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCCABBDABC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ACDBACCBcBDAaaDABDAC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) DBCBDCBCADbAdDBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY SOYDABİRCAN 142 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,222 271,810 7 14 76 933 5220

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 15 4 13,67 68 9,50 4,57 2,73

Fen 20 19 1 18,67 93 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 65 21 58,00 64 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AdCBAdADCBbabdD caB 

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) A DCCCBADB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DbACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) aBcDaaAddb

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) CADcAbCB DBDBCdcBDCA

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABDBDBAADACBCDBCBc

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 3 7 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 0 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN ER 194 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,665 271,810 1 1 10 163 716

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 9 0 9,00 90 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,50 4,57 2,73

Fen 20 18 2 17,33 87 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 79 7 76,67 85 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) ABCaCDBDC BCDACABdAA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR)  DABCC DcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) D CABBDABC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ACDBACCBDBDABCbAcDAC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBCBDCBCADAcBDBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 9 0 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 2 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TALHA YAVUZ 18 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,615 271,810 20 100 775 7276 52801

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 2 0 2,00 20 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 4 11 0,33 2 9,50 4,57 2,73

Fen 20 3 13 -1,33 -7 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 26 40 12,67 14 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bbdBACADbBb Dcaddacb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCCCB  d

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN)   cC  DCca

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG)       AC  

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) aAbadDbadcacBd  B   

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) a dBDcbacdacaB  d ac

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 0 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 1 3 17
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 2 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 0 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 4 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 9 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 2 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM EŞEN 208 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,742 271,810 5 8 63 763 4295

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 1 2 0,33 3 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 15 4 13,67 68 9,50 4,57 2,73

Fen 20 17 2 16,33 82 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 64 16 58,67 65 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cACBACADaBb DBDCBCdb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AcDCCCBADB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACdBDCcB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) b     A a 

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) CADaAbCcADB BCCbBDCA

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABDBD cADAdBCDBCBD

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 1 2 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 2 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BEDİR 67 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,644 271,810 16 46 247 2450 15723

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 8 4 6,67 33 9,50 4,57 2,73

Fen 20 4 2 3,33 17 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 51 15 46,00 51 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bACBACADaBbaDcD BaBA

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCCCBADd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBAcBBAd D

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) aAaBADCB D  d bA    

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) dCAcDB              

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 7 2 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 2 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 0 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKİF TEKİN 144 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,473 271,810 10 26 141 1476 9063

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 7 0 7,00 70 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 10 3 9,00 45 9,50 4,57 2,73

Fen 20 11 2 10,33 52 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 58 15 53,00 59 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bACBACbDCaAbDBDbBCBb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCCCB   

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCda

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBAacBACCD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) C acADdB DB BCC  D  

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCbBDBDB c    CDB B 

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 0 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 0 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 1 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AŞIK 257 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,167 271,810 15 39 216 2168 13916

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 6 1 5,67 57 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 5 0 5,00 50 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,50 4,57 2,73

Fen 20 4 2 3,33 17 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 47 13 42,67 47 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR)  BCBCDBD bcaDACABCAA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) Bb B CC DA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) B CDBdCA b

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) D  AB  A C

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) c DBAdCB BD  bbAaDAC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBCB      A        d

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 1 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 5 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 0 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 1 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA EREN ALTINÖZ 229 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,556 271,810 19 63 374 3535 23606

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 6 3,00 15 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 7,88 6,86 4,16

Matematik 20 11 3 10,00 50 9,50 4,57 2,73

Fen 20 12 6 10,00 50 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 34 26 25,33 28 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bcdBAb D ab D D     

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AacddCBcDd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) cbc d D bB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sayısal (MAT) CdcBAD B c  BC  BDCA

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCAaDBDa b AaBCDBCda

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 1 4 17
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 1 1 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 0 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 0 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 5 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER PELİT 89 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,416 271,810 17 52 282 2687 17550

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 7 8 4,33 22 9,50 4,57 2,73

Fen 20 11 8 8,33 42 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 54 29 44,33 49 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bBCcbDcaabB DACdBCdA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDABCCCDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BbCDBBCAbD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DdCABBDABC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT)  CDBAba  aaAca bB Aa

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bcCdDCadAb bcDBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 3 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 7 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER UZUNER 192 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,008 271,810 18 60 352 3328 22140

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 4 5 2,33 23 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 7 7 4,67 23 9,50 4,57 2,73

Fen 20 13 7 10,67 53 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 41 33 30,00 33 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AcCBA cDaBb bcDbBaBb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ccDbC cdDB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACdBDCcB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) aa    d   

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) aAaB  CB ccD b dB bA

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) dCbBDBcBdADAaBCDBCab

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 3 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
REŞAD AKÇİN 134 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
430,482 271,810 3 4 29 405 1982

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 11 4 9,67 48 9,50 4,57 2,73

Fen 20 18 1 17,67 88 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 76 7 73,67 82 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AACBACADCBb DBDCBCBb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCCCBADB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBADBBACCD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) C Dcb CcADB BCCd D A

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCAB BDBAADACBCDdCBD

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ARSLAN 199 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,231 271,810 13 34 182 1852 11734

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 12 5 10,33 52 9,50 4,57 2,73

Fen 20 14 6 12,00 60 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 55 32 44,33 49 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bcCdCaBbCbcaDACABdAA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDcBbCCDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) bbCABacdaa

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ACDBACCa BacadD B AC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bdCBDCBaADcbBDBDdACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 3 7 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KIZAKLI 246 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,127 271,810 11 29 157 1631 10086

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,50 4,57 2,73

Fen 20 16 3 15,00 75 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 59 24 51,00 57 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bdCcbaaD bB DACABbAb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDABCCCDbA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBCAAb

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DaCABaDAab

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) A DB bCB Bc aCDAccAC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBCBDCabADA BDBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 1 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YÜCEL DEMİRLİ 171 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,956 271,810 8 21 115 1263 7470

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 2 3 1,00 10 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 12 4 10,67 53 9,50 4,57 2,73

Fen 20 14 6 12,00 60 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 60 20 53,33 59 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bACBACADaBb DdDCBCBb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCdCBADd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) aa  cBA   

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) CAb  DCccDBbBCC  DCA

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABDBDBAADdbBbDaCac

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 3 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 0 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 6 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF A ARSLAN 84 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,695 271,810 12 31 165 1714 10645

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 9 7 6,67 33 9,50 4,57 2,73

Fen 20 14 6 12,00 60 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 59 27 50,00 56 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AcaaCDaDdbBCDACABbAA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDABCCCDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCCAdBDcdb

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) A  BdCdBaBc  CDdBcAa

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBCdDCcCADcbBDBDaACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 2 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYRAM 77 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,836 271,810 14 36 205 2078 13266

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 4 4 2,67 27 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 12 4 10,67 53 9,50 4,57 2,73

Fen 20 11 8 8,33 42 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 55 27 46,00 51 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bdCddDccbba DACABCAA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BDdBCCCDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBCAbD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) baCABab  C

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ACDBdCC  Bc cCDAaD C

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBdaDaBd DAbBDdDaACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 4 4 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 1 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 5 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 6 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZCAN 179 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,975 271,810 6 10 65 777 4378

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 20 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,15 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,07 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,88 6,86 4,16

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,65 3,55 2,10

Matematik 20 9 6 7,00 35 9,50 4,57 2,73

Fen 20 19 1 18,67 93 12,02 8,25 5,46

Toplam: 90 69 16 63,67 71 51,27 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AACBACADdBbaDBDbBCBc

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCCCBADd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) bBAaBBACaD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) aAaB Ddd DB  Cbc DCA

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABDBDBbADACBCDBCBD

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 2 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH EFE ÇAMUR 35 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,638 271,810 1 2 17 258 1250

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 17 2 16,33 82 3,84 4,57 2,73

Fen 20 19 1 18,67 93 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 78 11 74,33 83 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AdaBCDcDCbBCDACABCdA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BDABCCCDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDcBCAbD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCCABBDABC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ACDBACCBDBcABCD dDAC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) DBCBDCBCADAdBDBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AH *T ARDA YAVUZ 167 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,487 271,810 13 84 603 5522 38337

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 6 6 4,00 20 3,84 4,57 2,73

Fen 20 6 11 2,33 12 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 36 39 23,00 26 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cAbBddAb cb DaDaa db

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDbCaadDB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAAbBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) baAca dCCD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) Cbbc DC Aa DB  b a  

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) bCABDaac A dbca abBb

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 4 5 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 0 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 9 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EBUBEKİR KABAN 211 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,625 271,810 17 102 791 7500 54843

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 3,84 4,57 2,73

Fen 20 7 13 2,67 13 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 24 55 5,67 6 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bACdACccdabdcaDCdbdA

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AcbdaCabcd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DbACadcbAd

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) accaBcbabD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) CAaa  a  cc  b   b  

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) dbAabcDBccaddBCacdBD

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 0 4 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 8 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 2 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 7 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 5 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE AVŞAR 46 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,090 271,810 9 61 355 3369 22411

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 7 9 4,00 20 3,84 4,57 2,73

Fen 20 9 9 6,00 30 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 46 37 33,67 37 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) ABCad BDCbBaDACdBbbd

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDABCCCDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBdAbD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCadcdcbab

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) A bcbdCBDBb  dbA bAd

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) DabB CBaADbdB acBdCd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 8 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 2 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 5 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE SARITAŞ 91 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,025 271,810 5 51 278 2665 17390

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 2 5 0,33 3 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 10 10 6,67 33 3,84 4,57 2,73

Fen 20 11 9 8,00 40 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 49 37 36,67 41 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) ABCBdDcDCbBbaACAcC b

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BDdBCCacDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcbDcBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) badcBc A  

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) AbDBcdCBaBcbcCbAdcAC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBdaDbBaADcbaDBDBACb

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 5 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN E YAZICIOĞLU 45 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,080 271,810 15 97 713 6623 47174

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 4 2,67 13 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 1 2 0,33 2 3,84 4,57 2,73

Fen 20 3 7 0,67 3 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 24 23 16,33 18 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bA ddC Db A         

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADbCCbBAD 

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) D ACdBDCAa

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) C cb aAddb

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT)  Ac    c            

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) bCdaDd  b     a c B 

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 0 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 0 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 6 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 3 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 2 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBPAHİM ÖMER YAVUZ 254 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,594 271,810 7 56 319 2971 19677

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 6 11 2,33 12 3,84 4,57 2,73

Fen 20 10 9 7,00 35 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 53 33 42,00 47 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bcddAdADdBbacBDCBCBA

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AcDCCCBADd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) bBAcBBACCD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) Cbbcc CB Da dCCdacbb

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABDBcBAA dbcbacdBb

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 3 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 9 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE SAĞLAM 165 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,372 271,810 6 53 289 2739 18007

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 4 7 1,67 8 3,84 4,57 2,73

Fen 20 11 4 9,67 48 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 50 22 42,67 47 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bBac DBD bBCDACABdbb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDd CCCDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBCAA 

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCCABBDABC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) AC  bC   ac caD cb  

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBCdDCBb DA    DBbCC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 1 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 3 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT AKMEŞE 245 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,300 271,810 4 40 217 2192 14092

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 6 8 3,33 17 3,84 4,57 2,73

Fen 20 12 6 10,00 50 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 55 26 46,33 51 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cBCBCDBcabcaDACABCAb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BDABCCbDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DaCABaDc C

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) AbDdcCC   a  b daDcC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bcCBDCBaA AAdDcDB Cd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 6 3 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EREN ALICI 96 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
182,279 271,810 19 107 893 9020 70653

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 3,84 4,57 2,73

Fen 20 2 18 -4,00 -20 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 25 65 3,33 4 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bACacCbaaBdbcccbBdBb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AbbdabdAbc

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAcaccbdAa

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBADBBACCD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) bbadcbCabcBadbbbdabb

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) bdcBadcadbbAbcaacacc

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 3 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 0 4 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 7 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 12 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT EFE BAŞODA 247 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,315 271,810 11 69 442 4213 28639

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 15 -1,00 -5 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 10 9 7,00 35 3,84 4,57 2,73

Fen 20 11 9 8,00 40 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 43 43 28,67 32 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) dcadbcaadbdacd ABCdA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDABCaCDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBaCAbD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG)  dCbcaDba 

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) bbDcACaBDBc aCbdBaAC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) DBdaDCdabcAdBDaDBACd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 6 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 3 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 3 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 6 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DİREKLİ 259 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,969 271,810 2 7 50 673 3641

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 11 6 9,00 45 3,84 4,57 2,73

Fen 20 17 3 16,00 80 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 70 15 65,00 72 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bBCBCDBD ABCDACABCAc

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDABCCCDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBCAAa

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCCAB DABb

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) AC dACCd Bcc dDABDcC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBCBDCBCADcbBDBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 8 1 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 2 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF BAŞ 111 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,300 271,810 3 11 68 829 4676

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 13 6 11,00 55 3,84 4,57 2,73

Fen 20 17 2 16,33 82 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 68 16 62,67 70 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bBCBdDcb bBCDACA CAA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BD aCCCcDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCd BBDABC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ACDB bCcDBcAcCabBDAC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) b CBDCBbADAABDBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 8 1 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 2 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP ALGAN 299 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,968 271,810 8 59 346 3250 21642

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 4 3,67 18 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 2 2 1,33 13 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 5 2 4,33 22 3,84 4,57 2,73

Fen 20 13 6 11,00 55 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 41 18 35,00 39 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cA  AbAD Bbd        

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCCCadDd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DbACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CaAa      

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT)   DB  Cc c        CA

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCcdaBDBAbDbCBCDaCB 

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 2 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 1 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH NUR 256 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,170 271,810 14 96 712 6620 47121

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 7 0,67 3 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 3,84 4,57 2,73

Fen 20 6 8 3,33 17 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 30 38 17,33 19 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bcCd DBcbba         

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BDABbCCDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBabAAc

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) bdCcBaccaC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) AabBdC d dcdca  c b 

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) DBbabadbA c BDB c   

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 3 7 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 5 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 7 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 1 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK  KİPOĞLU 267 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,794 271,810 10 68 439 4196 28473

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,65 5,54 3,73

İngilizce 10 3 2 2,33 23 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 2 2 1,33 7 3,84 4,57 2,73

Fen 20 9 7 6,67 33 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 32 23 24,33 27 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bBCBaDBDabBaDcCbBCAc

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDdBCCaDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (İNG) bCdA     C

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT)   DBbd              

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN)   d aCBbA AcacBDBAbC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 3 2 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 0 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 6 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA TALHA YILDIZ  T 172 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,783 271,810 18 105 847 8220 61618

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 3 6 1,00 10 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,84 4,57 2,73

Fen 20 5 14 0,33 2 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 24 63 3,00 3 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bAbdbbADacb DabCaCcd

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AcbaCCdba 

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) cbAdBcaacd

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBcacBcaac

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) Cbadc*CBAca*cbacdbaA

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) bacdbaDBAcbdCabDcad 

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 1 5 17
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 3 7 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 4 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 7 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 5 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN SEVİNÇTEKİN 38 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,272 271,810 12 70 443 4216 28651

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 9 6 7,00 35 3,84 4,57 2,73

Fen 20 3 10 -0,33 -2 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 43 30 33,00 37 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bACBACA  ab cdc aCdb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDaCCBdDB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) b ADBBAdCa

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) C cdADdB aBaBC d D A

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) dbdac D  c d Bdaa B 

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 6 3 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 0 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 5 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DÖNMEZ 186 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,860 271,810 16 98 722 6730 48194

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 19 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 4 -0,33 -2 5,90 8,23 5,96

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,65 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,56 6,86 4,16

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,60 3,55 2,10

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 3,84 4,57 2,73

Fen 20 6 10 2,67 13 6,58 8,25 5,46

Toplam: 90 28 32 17,33 19 32,12 37,00 24,14

Sözel (TÜR) dcadA               

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCaCBdDd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) bccbBdcCda

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) dbcadb  Ac   C      

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) bCABDabBAdcbdabc    

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 8 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 1 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 7 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KIZAKLI 78 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,656 271,810 1 5 39 556 2873

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 14 5 12,33 62 3,03 4,57 2,73

Fen 20 19 1 18,67 93 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 73 16 67,67 75 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AbdBACADaBbCDBDCBadA

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AbDCCCBADd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBADBBAbdD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) CADB DCdccBDBCdcBDCA

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABDBDBcADACBCDBCBD

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 0 80
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ZEHİROĞLU 720 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,837 271,810 22 99 735 6916 49673

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 9 0,00 0 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 5 2 4,33 43 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 0 3 -1,00 -5 3,03 4,57 2,73

Fen 20 9 11 5,33 27 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 24 34 12,67 14 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cba Ad baabCDc      

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADD  CcA a

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAA  BDCcc

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) bcdD  caab

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT)  b    a  c          

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABbcDacdcAdcCDdbBb

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 1 7 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 8 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKBULUT 80 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,121 271,810 12 64 386 3640 24357

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 5 3 4,00 20 3,03 4,57 2,73

Fen 20 8 12 4,00 20 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 42 33 31,00 34 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bBCcaDcDabB DACABCAc

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dbbd CCDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BAbDBdCAAa

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) D dABBcABb

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) AbDBcCd   D         

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBCdDadbcDAbabBDadCd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 3 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 6 3 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 2 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 9 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KARAGÖZ 217 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,423 271,810 5 38 209 2111 13512

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 7 3 6,00 30 3,03 4,57 2,73

Fen 20 8 6 6,00 30 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 51 19 44,67 50 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bACBACADCBb cBD BCBA

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AbDCCCBdD 

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DbACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBAaadAdC 

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) C   Aba  DB BaC    A

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) dC BD  d Aa bB DaCBc

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 5 4 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 1 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 4 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA AYRANCI 200 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,035 271,810 2 13 74 918 5139

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 8 3 7,00 35 3,03 4,57 2,73

Fen 20 15 3 14,00 70 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 66 11 62,33 69 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR)  ACBACADCBbaDBDCBCBA

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCCCBADB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DbACBBDCc 

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBADBBACdD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) CbD   CB aB B Cc   A

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCbBDBDBcADACB DdCB 

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 0 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 0 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 2 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA AKTUNÇ 244 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,021 271,810 16 81 570 5178 35690

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 2 6 0,00 0 3,03 4,57 2,73

Fen 20 6 12 2,00 10 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 41 34 29,67 33 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cdCcCDcbdbBbcACdBCcb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BDAdCbCDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBB bAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCCABBDABC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) b   cd B  b  d b  A 

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBCB bdbdaddccBD bCd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 0 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 9 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM İREM ÖZGEN 93 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,471 271,810 9 50 274 2626 17065

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 4 4 2,67 13 3,03 4,57 2,73

Fen 20 13 5 11,33 57 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 50 25 41,67 46 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bBCBCDccdbBdDcCABbAb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) d cBCCbDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCdABBDdBb

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) A  c  CB  aAcd      

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBC DCBC DAAdDBDabCd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 2 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK TURHAN 155 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,607 271,810 8 48 253 2507 16150

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 6 2 5,33 53 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 3 1 2,67 13 3,03 4,57 2,73

Fen 20 9 6 7,00 35 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 46 16 40,67 45 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) ABCBCD D bB DACABCAc

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dD BCC DcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBCAbb

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) b CABB cBC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) A         c BC      

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBdBDCc A A Bc Dd Cd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 0 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 3 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 6 2 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 0 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 4 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 1 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE GÜL 219 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,681 271,810 20 94 709 6595 46891

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 7 3,67 18 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 4 4 2,67 27 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,42 3,55 2,10

Toplam: 90 23 17 17,33 19 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) dBaa D D cdac C BC  

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BD d CbcDd

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) dcCDBd AAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCCcaBcABC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 2 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE GÜL 209 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,416 271,810 10 54 299 2836 18731

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 6 6 4,00 20 3,03 4,57 2,73

Fen 20 5 8 2,33 12 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 50 24 42,00 47 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) ABCB DBDCbBdDACABdcb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BDcBCCCDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBCAdb

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCCABdaABC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ACD dC BbcD db    b 

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cd a  ad D  BD DBdbd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 5 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN TUANA KUMRU 201 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,286 271,810 3 18 97 1103 6356

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 11 5 9,33 47 3,03 4,57 2,73

Fen 20 16 4 14,67 73 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 64 21 57,00 63 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bBCadDBDCbB DACABCAc

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDABCCCDbA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBCAbD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DdaABdDABb

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ACD ACaB  DAaab BDcC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBCcDCBbADAABDBDBbCC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZANUR YAĞLI 49 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,726 271,810 19 93 707 6541 46435

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 4 7 1,67 8 3,03 4,57 2,73

Fen 20 8 8 5,33 27 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 26 43 11,67 13 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cdbBb Ac db cBDacaBd

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AbbdaCcc d

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DdAacBD c 

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) aBdccBc C 

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) C  a bbc cBcB  b  C 

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) bCbBDcbB Ac b C BdBb

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 3 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 2 3 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 3 5 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 4 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KILIÇ 176 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,762 271,810 11 57 323 3040 20112

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 3 3 2,00 10 3,03 4,57 2,73

Fen 20 14 6 12,00 60 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 44 31 33,67 37 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AaCBCDca bBCDAabBCbb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDbaCdbDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) dcCDBBCbAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DdCcddaABC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) A  Bb     a  C  a   

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBCcDaBbADbABDBDBACd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 3 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 5 5 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 0 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÖZDEMİR 216 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,211 271,810 15 75 519 4699 32186

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 0 6 -2,00 -20 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 3 1 2,67 13 3,03 4,57 2,73

Fen 20 5 7 2,67 13 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 31 26 22,33 25 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AdCc DBD bBaDAC Bd d

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDc aCCDad

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBCdAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) bab   bc b

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT)          BD       Ad

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) ccCa   d  c   dDBdCC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 0 6 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 5 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAHRA SEZGÜL 243 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,764 271,810 13 67 416 3979 26832

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 2 6 0,00 0 3,03 4,57 2,73

Fen 20 12 2 11,33 57 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 37 26 28,33 31 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bdCBcCADbBc ca  BCac

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDbCCaADd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DbACdBDCA 

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) bad  Bd   

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT)  bDa ca  aB    b    

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABDB BAA A   D Cac

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 1 4 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 2 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL MERT 178 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,654 271,810 4 35 200 1995 12749

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,00 55 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 8 6 6,00 30 3,03 4,57 2,73

Fen 20 10 2 9,33 47 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 53 17 47,33 53 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AA BACAD BbacB  BCB 

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AD CCCBdDd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACdBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) bBADBBAadD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) Cbb cDC  cc BC ABDb 

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCcBD DB c  CB D  B 

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 1 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 1 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 0 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM YENER 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,189 271,810 21 95 711 6619 47115

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 3,03 4,57 2,73

Fen 20 12 6 10,00 50 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 13 11 9,33 10 32,57 37,00 24,14

Sayısal (MAT)    a aa  aB        c

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCbdDBD A bAdaCDaCBD

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 3 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLSÜM YENER 251 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,251 271,810 17 85 615 5630 39236

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,42 3,55 2,10

Toplam: 90 30 18 24,00 27 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cbaBbCAD BbCDcDadaBc

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCbCBADB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACcBDCdB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) bcbD cACaD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 4 5 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KAYA 266 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,159 271,810 18 92 700 6455 45798

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 3,03 4,57 2,73

Fen 20 8 10 4,67 23 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 28 46 12,67 14 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cAbBbCADaBb cB bBbcc

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) dca dCBADd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) acAdBBD AB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) acbaddbCda

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) bb abc d c cc    D  

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) dCABD D bdDbadaDcCab

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 3 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 1 9 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 3 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 9 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYDIN 81 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,907 271,810 14 71 480 4407 30155

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 6,30 6,86 4,16

Matematik 20 4 6 2,00 10 3,03 4,57 2,73

Fen 20 10 9 7,00 35 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 34 31 23,67 26 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bAbdAaADaBAaDaDbBaBb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AcDaCCBcDB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DdAaBa    

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sayısal (MAT) CAccdcC  c   C b    

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) dC BDBDBbcbbCaaaBCBb

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 2 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 1 1 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 0 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 7 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DURUKAN 95 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,683 271,810 7 43 230 2292 14853

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 6 4 4,67 23 3,03 4,57 2,73

Fen 20 10 6 8,00 40 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 48 24 40,00 44 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR)  BCBdDBDbbBaDACABCAA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDABCbbDbd

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BA DBBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) bdCc  bABb

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) A D bdC  BD      aAb

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBCdDaB  Dc  bBDaACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 3 5 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 1 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 0 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 5 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA YILDIZ 129 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,376 271,810 6 41 218 2224 14295

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 8 6 6,00 30 3,03 4,57 2,73

Fen 20 13 5 11,33 57 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 52 27 43,00 48 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) ABCc D c bBCDACABbdc

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) cDABCdbDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcbDcBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) adCABBDABb

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) Ad BACCd Bc  db aD C

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cdC DCa ADcAdDBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 2 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 2 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 5 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPNAZ KORKUTACAK 68 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,169 271,810 23 104 839 8091 60305

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 10 0,67 3 7,84 8,23 5,96

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,74 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,30 6,86 4,16

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,42 3,55 2,10

Matematik 20 3 8 0,33 2 3,03 4,57 2,73

Fen 20 3 11 -0,67 -3 7,23 8,25 5,46

Toplam: 90 21 44 6,33 7 32,57 37,00 24,14

Sözel (TÜR) ABa  bdcadcb  b cCA 

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dcABba DDd

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) B CDBdbdAb

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) cbdAacDd  

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT)  CcBdd a  bA  cb  d 

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBC adab c   baD bdd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 2 3 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 6 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 2 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 2 6 15
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 3 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY ERDOĞAN 47 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,449 271,810 14 47 249 2483 15979

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 4 6 2,00 10 4,16 4,57 2,73

Fen 20 15 5 13,33 67 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 48 26 39,33 44 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bBCBdDBD bBaDdCABCcc

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BDABCCCccA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBCAbD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) badc     b

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) Ab     B  D  da dccC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBCBDCBbADAbBbBDBbCC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 0 5 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 1 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KÖMÜRCÜOĞLU 128 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,510 271,810 6 22 117 1275 7532

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 11 6 9,00 45 4,16 4,57 2,73

Fen 20 11 9 8,00 40 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 64 20 57,33 64 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) ABCBCDBc bB DACABCAA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BD cCCCDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCCABBDAcb

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ACDBbCCd Bcc CbAa AC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBdaDCabcDcbcDBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 2 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 9 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AĞIRMAN 215 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,919 271,810 12 37 207 2098 13423

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 5 9 2,00 10 4,16 4,57 2,73

Fen 20 12 4 10,67 53 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 55 24 47,00 52 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AAbBACADaBb aBDCBCdA

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AcDCCCBAad

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBADBcAaCb

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) b bBbba  ca dCCcB  A

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABDBD bAD dBC  dBc

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 2 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 4 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 5 4 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL TAMGÜÇ 79 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,504 271,810 7 24 122 1294 7676

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 6 3 5,00 25 4,16 4,57 2,73

Fen 20 12 4 10,67 53 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 64 11 60,33 67 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AACBACADbBAbDBDCcCBb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCCCBADB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBADBBACCD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) CA aA d  aB    A D  

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CC BD D bADACB DdCdb

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 0 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 4 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN BİŞKİN 190 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,785 271,810 13 45 240 2361 15240

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 5 7 2,67 13 4,16 4,57 2,73

Fen 20 15 5 13,33 67 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 53 29 43,33 48 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bdCBdDccCbdaDACABCAb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDABCCCDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) baCAcBcAca

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT)    B dCBadc  aa aD C

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBdBDCBbADAAdcBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 4 6 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 0 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 3 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN EMİNE SALIK 202 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,293 271,810 3 17 82 971 5435

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 9 3 8,00 40 4,16 4,57 2,73

Fen 20 12 4 10,67 53 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 67 10 63,67 71 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) ABCBbDBD bBCDACABCAA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BDABCCCDcA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCCABBDABC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) A DBAbCc BD  aD   A 

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) aBCBb   ADAbBDBDBbC 

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 1 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 3 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DOĞAN 189 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
369,127 271,810 8 25 131 1381 8424

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 11 6 9,00 45 4,16 4,57 2,73

Fen 20 14 6 12,00 60 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 61 25 52,67 59 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) ABCBdDBD bBacACABCAd

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDABCCCDab

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBCAAc

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCdABaDABb

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) AC BbCCB BcAcdbAaD C

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBCBDaBaAbAcdDBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 2 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ŞEVVAL AKBULUT 61 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,671 271,810 20 80 567 5150 35442

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 2 2 1,33 7 4,16 4,57 2,73

Fen 20 6 8 3,33 17 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 35 32 24,33 27 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bAdBcCADbBbdccD cCdb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AcDbCCBADB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAbCBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) bdAbcBcaaa

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT)       C  cB   b     

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) dCAabBcB bbd   a  BD

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 8 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 0 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 4 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİZAN TOKAY 177 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,401 271,810 16 62 367 3472 23105

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 5 3 4,00 20 4,16 4,57 2,73

Fen 20 10 10 6,67 33 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 45 33 34,00 38 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AbCBACdDaabbccDCBCdb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCCCBdDd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) bAACBBDCdB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) bBdaBcdCCa

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) C     dBAcB c C     

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCbcDBDBbbbcacdDBCBc

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 4 6 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 7 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA KARA 53 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,480 271,810 23 101 777 7285 52866

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 12 -1,00 -5 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 4 3 3,00 30 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 2 4 0,67 7 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 4 4 2,67 13 4,16 4,57 2,73

Fen 20 6 14 1,33 7 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 24 39 11,00 12 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cdbBAaAbb b c  bd ab

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AaDCC   cd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DbdCBBD   

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG)  Bd aad C 

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT)  AD  Dd da  B   c   

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) dCdBDBcBbdDbbdaacdac

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 1 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 2 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 0 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 4 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 1 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 2 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 12 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA ERSOY 69 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,066 271,810 17 77 538 4869 33381

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 6 0 6,00 60 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 2 0 2,00 20 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 0 2 -0,67 -3 4,16 4,57 2,73

Fen 20 5 8 2,33 12 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 30 17 24,33 27 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR)  BCc DcD bB  ACABCAb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR)  DA CCC  A

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN)  cCDBBdbAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG)        A C

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT)           c  a      

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bB  D   b b BcdbBbCd

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 0 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 2 3 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 2 0 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 4 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 2 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİSU FİDAN 279 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,130 271,810 4 19 99 1106 6376

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 11 2 10,33 52 4,16 4,57 2,73

Fen 20 14 6 12,00 60 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 66 17 60,33 67 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bbCBACADaBAaDcDCBCBb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCdCBdDB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBaCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBADBBACCD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) CADa DdB DB  C AB  A

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) dCABDBDcbAbAbBCDBCBb

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 0 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK NİSA ÜNLÜ 113 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,054 271,810 19 79 554 5038 34525

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,62 3,55 2,10

Toplam: 90 33 14 28,33 31 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bdCc  cD bBaDACABCAb

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDdBCdCDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BcCDBBCAAb

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DaCABBDAaC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM SENA YILMAZ 175 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,137 271,810 9 28 152 1589 9767

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 3 5 1,33 13 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 4 7 1,67 8 4,16 4,57 2,73

Fen 20 14 4 12,67 63 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 56 21 49,00 54 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) ABCBCDBDCABaDACABCAc

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BDdBCbCDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBcCAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) D CAad bab

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT)   D  dCB Bc aa  acd 

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBCB CBdADc BDBDBbCC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 3 5 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 3 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN HAFSA UÇAR 133 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,051 271,810 22 90 667 6128 43116

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 3 6,00 30 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 6 2 5,33 53 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 1 3 0,00 0 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 0 3 -1,00 -5 4,16 4,57 2,73

Fen 20 5 8 2,33 12 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 24 23 16,33 18 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR)  A  ACA a b D   aCB 

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADD bCaA B

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAd BBDaca

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG)  B  cab   

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT)       dad           

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCAdD cdcccAb   c   

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 0 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 2 3 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 1 3 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 1 6 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 2 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RİMAS ALİ 255 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,280 271,810 15 49 254 2511 16233

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 5 3 4,00 20 4,16 4,57 2,73

Fen 20 11 8 8,33 42 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 55 21 48,00 53 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cAddACADaBb DcDbBaBd

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) ADDCCCBADB

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAACBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBADaBACCD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT)  A  A C  c  B ddB   

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) aCcBbBDccADcaBCcBCB 

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 6 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 0 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 0 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 5 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ASYA CAN 242 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,594 271,810 21 83 591 5405 37462

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 5 7,33 37 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 6 3 5,00 50 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 2 6 0,00 0 4,16 4,57 2,73

Fen 20 4 8 1,33 7 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 32 28 22,67 25 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bACB C D Bb DBD  acd

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AD aCCBbDd

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN)  AAa aDCAd

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) baAD dACCD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) bd   bac      DdB   

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) DcdBDb a   A   ad db

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 3 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 6 3 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 4 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA İSPİ DEN 70 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,883 271,810 11 32 177 1794 11278

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 6 6 4,00 20 4,16 4,57 2,73

Fen 20 17 3 16,00 80 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 55 27 46,00 51 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cACBACADCBbbcdDCBCcb

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AaDCaCBdDc

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) aAcCBBDCAB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) aBdDadACdD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) d a AaC ADBb  dd   A

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABDBbBcADACBCDBCBc

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 5 5 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 1 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA YAREN DEMİR 58 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,887 271,810 10 30 159 1637 10126

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 5 2 4,33 43 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 4 3 3,00 15 4,16 4,57 2,73

Fen 20 14 6 12,00 60 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 57 17 51,33 57 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) cBCBCDBDCbBbDACABCAd

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BDABCCCDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDaBCAbD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DaCAa DA  

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) A D   Cd cb  C      

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) cBCdDCBbADcAdDBDBACb

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 5 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 1 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 1 1 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 5 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP  ARA 59 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,806 271,810 18 78 547 4997 34240

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 3 3 2,00 20 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 3 7 0,67 3 4,16 4,57 2,73

Fen 20 6 6 4,00 20 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 34 31 23,67 26 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) ABaB Dcc bB DAddBCdd

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) BDcdCbCDDd

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BbCDBcCcAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) bdC  BD  a

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) AC cda  D c ad  a   

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN)  ca D B  D Ac cD bCb

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 3 3 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 1 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 3 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERSOY 231 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,368 271,810 5 20 100 1119 6460

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 9 5 7,33 37 4,16 4,57 2,73

Fen 20 15 2 14,33 72 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 64 13 59,67 66 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) AbdBACAD Bb DBD BCBA

Cevap Anh. B AACBACADCBACDBDCBCBA

Sözel (TAR) AbDCCCBAD 

Cevap Anh. B ADDCCCBADB

Sözel (DİN) DAbCBBDCcB

Cevap Anh. B DAACBBDCAB

Sözel (İNG) CBADBBACCD

Cevap Anh. B CBADBBACCD

Sayısal (MAT) C D  Dac cBaBCbAB  A

Cevap Anh. B CADBADCBADBDBCCABDCA

Sayısal (FEN) CCABDBDB AD CB DBCaa

Cevap Anh. B CCABDBDBAADACBCDBCBD
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 2 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 3 1 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 2 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP UZUNKAYA 289 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,638 271,810 1 12 71 882 4968

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 11 3 10,00 50 4,16 4,57 2,73

Fen 20 18 1 17,67 88 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 63 18 57,00 63 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bBCB DBDaABaDACABCAc

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) aDAdCCCbDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBdC bD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) bCCABabdBb

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ACD AdCB cDA CD  a C

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN)  BCBDCaCADAABDBDBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 4 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 5 5 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 0 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 1 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BAŞARI BELİRLEME SINAVI

İSTANBUL / PENDİK / ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLAL AY 394 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,979 271,810 2 16 79 938 5247

Puanı Hesaplanan: 108 908 9304 73532

Katılımlar: 23 108 908 9313 73637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 10,28 8,23 5,96

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,93 5,54 3,73

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,62 6,86 4,16

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,62 3,55 2,10

Matematik 20 13 7 10,67 53 4,16 4,57 2,73

Fen 20 16 4 14,67 73 9,03 8,25 5,46

Toplam: 90 68 21 61,00 68 42,64 37,00 24,14

Sözel (TÜR) bBaBCDca bBCDACABCAA

Cevap Anh. A ABCBCDBDCABCDACABCAA

Sözel (TAR) dDABCbCDDA

Cevap Anh. A BDABCCCDDA

Sözel (DİN) BACDBBdAAD

Cevap Anh. A BACDBBCAAD

Sözel (İNG) DCCABacABC

Cevap Anh. A DCCABBDABC

Sayısal (MAT) ACDBbdCBDBcAcCbAdcAC

Cevap Anh. A ACDBACCBDBDABCDABDAC

Sayısal (FEN) bBCBDCBCADAdaDBbBACC

Cevap Anh. A DBCBDCBCADAABDBDBACC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 6 5 1 83
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

FRIENDSHIP 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 5 4 1 80
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
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