
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL-1 66333 11661 1980 115

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.66 4.41 8.19 5.63 3.74 4.39 4.85 4.17 3.46 4.35 3.97 3.03 7.32 5.94 5.34 8.50 5.32 6.72 40.30 27.54 31.12 327.464

Okul Ortalaması 10.36 4.20 8.96 5.97 3.71 4.73 5.61 3.79 4.34 4.05 4.12 2.68 7.68 5.77 5.75 9.19 5.01 7.52 42.85 26.61 33.98 339.679

1 511 - BİLAL TAHA ESER 5 / B 14 1 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 0 8.00 13 2 12.33 13 2 12.33 67.00 6.00 65.00 458.391 1510 198 40 1

2 514 - EYMEN GÜNER 5 / B 12 1 11.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 0 8.00 11 1 10.67 15 0 15.00 66.00 2.00 65.34 455.235 1844 260 56 2

3 500 - MUSTAFA EMİN EKŞİOĞLU 5 / A 13 2 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 11 4 9.67 15 0 15.00 67.00 8.00 64.34 450.419 2447 359 87 3

4 568 - BAYLASAN NURETTİN 5 / D 15 0 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 5 8.33 12 3 11.00 66.00 9.00 63.00 439.856 4048 619 137 4

5 820 - ELİF TAŞ 5 / C 11 4 9.67 10 0 10.00 9 0 9.00 8 1 7.67 12 3 11.00 14 1 13.67 64.00 9.00 61.01 438.504 4299 659 146 5

6 747 - ZEYNEP ERCİN 5 / C 14 1 13.67 8 0 8.00 7 2 6.33 6 4 4.67 10 4 8.67 15 0 15.00 60.00 11.00 56.34 431.033 5736 888 198 6

7 527 - YAVUZ EMİR GÖKSÜ 5 / A 11 3 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 0 8.00 11 4 9.67 12 2 11.33 59.00 12.00 55.00 413.870 9589 1544 312 7

8 536 - BİLAL EMRE GÖKÇE 5 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 11 4 9.67 14 0 14.00 59.00 15.00 54.00 412.839 9816 1592 321 8

9 449 - FEYZA KORKMAZ 5 / C 14 1 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 10 3 9.00 13 2 12.33 56.00 17.00 50.33 411.594 10113 1648 335 9

10 741 - MUHAMMED MEHDİ AKYOL5 / B 12 1 11.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 1 4.67 9 2 8.33 13 0 13.00 54.00 9.00 51.00 407.860 11065 1845 371 10

11 710 - BERAT ÇINAR 5 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 7 2 6.33 6 3 5.00 11 4 9.67 12 3 11.00 56.00 17.00 50.33 405.001 11784 1960 397 11

12 640 - HALİME DİDAR KANTAR 5 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 4 1 3.67 6 3 5.00 14 1 13.67 54.00 10.00 50.67 400.007 13113 2221 447 12

13 503 - KAAN BAYTAR 5 / A 14 1 13.67 6 4 4.67 5 5 3.33 9 1 8.67 9 6 7.00 13 2 12.33 56.00 19.00 49.67 399.875 13155 2229 449 13

14 987 - BAHATTİN MELİH TAYLAN 5 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 9 6 7.00 10 5 8.33 56.00 18.00 50.00 394.519 14614 2514 504 14

15 683 - ZEYNEP EYLÜL BİLGİLİ 5 / C 14 1 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 9 6 7.00 11 4 9.67 55.00 20.00 48.34 394.162 14725 2539 509 15

16 837 - NURSENA ERTÜRK 5 / D 14 1 13.67 6 2 5.33 7 2 6.33 2 1 1.67 8 5 6.33 13 2 12.33 50.00 13.00 45.66 391.703 15433 2687 537 16

17 561 - ELİF KARAASLAN 5 / D 14 1 13.67 6 3 5.00 7 3 6.00 5 2 4.33 8 5 6.33 12 3 11.00 52.00 17.00 46.33 389.223 16116 2817 558 17

18 679 - SAHRANUR SAYET 5 / C 10 4 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 4 3 3.00 9 4 7.67 12 3 11.00 53.00 16.00 47.67 388.793 16237 2839 564 18

19 550 - KAAN BERK DEMİRAK 5 / A 13 2 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 7 5.67 10 5 8.33 57.00 18.00 50.99 388.637 16273 2846 568 19

20 588 - FEYZA GÜRBÜZ 5 / D 15 0 15.00 9 0 9.00 7 1 6.67 9 1 8.67 8 6 6.00 7 6 5.00 55.00 14.00 50.34 388.582 16288 2847 569 20

21 505 - AKİF ENSAR ERDOĞAN 5 / B 14 0 14.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 8 5 6.33 12 2 11.33 52.00 19.00 45.67 388.524 16304 2849 570 21

22 693 - MİRAYSU BASMAZ 5 / C 14 1 13.67 10 0 10.00 7 3 6.00 3 7 0.67 9 6 7.00 10 5 8.33 53.00 22.00 45.67 388.274 16373 2861 574 22



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL-1 66333 11661 1980 115

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.66 4.41 8.19 5.63 3.74 4.39 4.85 4.17 3.46 4.35 3.97 3.03 7.32 5.94 5.34 8.50 5.32 6.72 40.30 27.54 31.12 327.464

Okul Ortalaması 10.36 4.20 8.96 5.97 3.71 4.73 5.61 3.79 4.34 4.05 4.12 2.68 7.68 5.77 5.75 9.19 5.01 7.52 42.85 26.61 33.98 339.679

23 517 - HÜSEYİN BAKİ ATIŞ 5 / B 12 3 11.00 7 3 6.00 6 4 4.67 4 1 3.67 11 4 9.67 11 4 9.67 51.00 19.00 44.68 388.183 16402 2866 575 23

24 822 - EMİRHAN TORAMAN 5 / B 12 3 11.00 7 3 6.00 3 7 0.67 5 3 4.00 12 2 11.33 11 4 9.67 50.00 22.00 42.67 388.071 16443 2873 576 24

25 533 - AHMET ASIM DÖNMEZ 5 / A 12 3 11.00 7 2 6.33 8 1 7.67 10 0 10.00 7 7 4.67 12 2 11.33 56.00 15.00 51.00 388.070 16444 2874 577 25

26 528 - ALİ NİYAZ SOYLU 5 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 7 5.67 12 3 11.00 56.00 19.00 49.67 385.490 17173 3026 608 26

27 572 - AYŞENUR SARIÇAM 5 / D 14 1 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 3 5.00 9 5 7.33 9 6 7.00 53.00 20.00 46.33 384.721 17379 3062 617 27

28 549 - AHMET FURKAN AVCI 5 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 2 6.33 10 5 8.33 10 5 8.33 53.00 21.00 45.99 383.558 17711 3137 626 28

29 591 - ELİF GÜL 5 / D 12 2 11.33 9 1 8.67 4 0 4.00 0 0 0.00 12 2 11.33 7 2 6.33 44.00 7.00 41.66 382.993 17886 3173 633 29

30 613 - ENES ÜNLÜTÜRK 5 / A 13 2 12.33 8 2 7.33 6 3 5.00 3 7 0.67 12 3 11.00 8 7 5.67 50.00 24.00 42.00 382.863 17930 3182 634 30

31 713 - AHMET HÜSREV TANTAŞ 5 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 3 4.00 7 5 5.33 11 2 10.33 52.00 16.00 46.66 380.898 18478 3290 652 31

32 774 - SARA ÜÇENAK 5 / D 11 4 9.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 2 1.33 8 3 7.00 13 2 12.33 49.00 16.00 43.67 380.279 18659 3333 661 32

33 515 - EYÜP ENSAR BALANDE 5 / B 11 3 10.00 6 4 4.67 5 4 3.67 0 0 0.00 10 3 9.00 13 1 12.67 45.00 15.00 40.01 379.300 18928 3383 670 33

34 526 - EYMEN ASLAN TEMÜR 5 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 6 2.00 8 7 5.67 11 4 9.67 52.00 23.00 44.34 376.302 19769 3530 697 34

35 803 - MÜBERRA SAFİYE ERDİNÇ 5 / D 14 1 13.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 5 2.33 7 7 4.67 11 4 9.67 51.00 22.00 43.67 375.968 19882 3548 704 35

36 504 - AHMET YASİR KÖSE 5 / B 12 3 11.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 7 -0.33 10 3 9.00 13 2 12.33 46.00 26.00 37.33 373.582 20560 3672 729 36

37 525 - TAHA EMİR GÜL 5 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 5 4 3.67 5 4 3.67 9 5 7.33 12 3 11.00 49.00 23.00 41.33 369.304 21818 3908 775 37

38 510 - MUHAMMED TALHA TAPU 5 / A 10 4 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 5 3 4.00 7 4 5.67 10 5 8.33 50.00 17.00 44.34 368.062 22182 3983 788 38

39 210 - SAYİT MİRAÇ KARAFAZLI 5 / A 12 3 11.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 9 6 7.00 10 5 8.33 50.00 25.00 41.67 367.470 22341 4026 803 39

40 508 - BERAT İLHAN 5 / B 12 3 11.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 4 3.67 11 4 9.67 10 4 8.67 46.00 27.00 37.01 365.540 22853 4104 815 40

41 518 - MEHMET AKİF ÜNLÜ 5 / B 12 3 11.00 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 10 4 8.67 10 5 8.33 47.00 27.00 38.00 364.871 23067 4149 825 41

42 551 - AYŞE ÇAYIRLI 5 / D 10 3 9.00 4 4 2.67 6 4 4.67 9 1 8.67 8 5 6.33 11 2 10.33 48.00 19.00 41.67 362.724 23681 4268 849 42

43 817 - YAĞIZ ALPEREN KAPANCI 5 / B 10 4 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 3 6 1.00 9 5 7.33 11 4 9.67 47.00 25.00 38.67 361.379 24064 4324 861 43

44 529 - ÖMER MİRAÇ KOÇYİĞİT 5 / A 8 7 5.67 10 0 10.00 7 2 6.33 5 4 3.67 7 6 5.00 12 3 11.00 49.00 22.00 41.67 357.947 25056 4518 898 44

45 921 - SALTUK BUĞRA BAŞARAN 5 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 9 5 7.33 12 3 11.00 47.00 27.00 37.99 357.632 25142 4534 901 45
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Genel Ortalama 9.66 4.41 8.19 5.63 3.74 4.39 4.85 4.17 3.46 4.35 3.97 3.03 7.32 5.94 5.34 8.50 5.32 6.72 40.30 27.54 31.12 327.464

Okul Ortalaması 10.36 4.20 8.96 5.97 3.71 4.73 5.61 3.79 4.34 4.05 4.12 2.68 7.68 5.77 5.75 9.19 5.01 7.52 42.85 26.61 33.98 339.679

46 642 - ZEYNEP ZEHRA BİRLEŞTİ 5 / D 10 5 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 7 1 6.67 8 4 6.67 10 3 9.00 47.00 21.00 40.00 356.934 25337 4579 911 46

47 656 - SEVDE AKSOY 5 / C 13 2 12.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 7 5.67 9 6 7.00 48.00 27.00 39.00 356.136 25575 4625 919 47

48 579 - EYLÜL NERİMAN ŞEN 5 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 9 6 7.00 7 8 4.33 49.00 26.00 40.33 354.391 26124 4738 942 48

49 708 - YUSUF EMİR ÖZBEK 5 / A 11 3 10.00 5 5 3.33 7 2 6.33 2 5 0.33 7 8 4.33 13 2 12.33 45.00 25.00 36.65 354.374 26131 4741 943 49

50 748 - FATIMA ZEHRA MAZI 5 / C 10 5 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 9 6 7.00 11 4 9.67 46.00 29.00 36.34 350.548 27183 4951 979 50

51 634 - ZELİHA ŞAHİN 5 / C 14 1 13.67 4 6 2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 9 6 7.00 6 9 3.00 46.00 29.00 36.33 349.867 27390 4993 988 51

52 556 - MERYEM ESLEM SANCAK 5 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 8 6 6.00 11 4 9.67 44.00 30.00 34.01 347.704 28003 5120 1017 52

53 541 - YAĞIZ EYMEN ALTUNAY 5 / A 8 7 5.67 9 1 8.67 3 7 0.67 4 6 2.00 10 4 8.67 10 5 8.33 44.00 30.00 34.01 345.305 28697 5243 1043 53

54 790 - ELİF YURT 5 / D 10 4 8.67 7 3 6.00 6 2 5.33 6 0 6.00 4 5 2.33 11 2 10.33 44.00 16.00 38.66 344.006 29081 5312 1052 54

55 531 - HAMZA KARAGÖZ 5 / B 13 2 12.33 3 7 0.67 3 7 0.67 8 2 7.33 9 6 7.00 8 7 5.67 44.00 31.00 33.67 342.411 29559 5411 1076 55

56 537 - YUNUS EMRE MURAT 5 / B 12 3 11.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 6 9 3.00 10 5 8.33 46.00 29.00 36.32 341.960 29708 5441 1084 56

57 507 - ALİ EYMEN GÜNAYDIN 5 / B 10 3 9.00 4 4 2.67 3 0 3.00 6 3 5.00 9 2 8.33 7 5 5.33 39.00 17.00 33.33 340.142 30198 5543 1102 57

58 709 - SERRA ŞENDUR 5 / C 10 5 8.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 13 1 12.67 42.00 32.00 31.33 338.683 30620 5622 1113 58

59 609 - ELİF ZEKİYE PALUT 5 / C 14 1 13.67 8 2 7.33 5 5 3.33 0 0 0.00 2 3 1.00 10 5 8.33 39.00 16.00 33.66 337.449 30940 5694 1122 59

60 559 - AZRA EYŞAN ONİN 5 / C 11 4 9.67 4 6 2.00 5 5 3.33 7 3 6.00 8 7 5.67 9 6 7.00 44.00 31.00 33.67 336.293 31266 5750 1132 60

61 852 - MUHAMMED EYÜP ÇELİK 5 / B 9 5 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 3 5 1.33 7 5 5.33 10 5 8.33 42.00 27.00 32.99 335.853 31397 5778 1138 61

62 672 - HÜMEYRA ÇİLEKCİ 5 / C 9 6 7.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 11 4 9.67 10 5 8.33 40.00 35.00 28.33 334.526 31768 5863 1153 62

63 600 - BUĞLEM KÖZ 5 / C 11 3 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 0 5 -1.67 5 8 2.33 11 4 9.67 41.00 26.00 32.33 333.689 31997 5902 1164 63

64 799 - ZEHRA NUR KURT 5 / D 11 4 9.67 6 4 4.67 6 3 5.00 3 4 1.67 9 4 7.67 6 9 3.00 41.00 28.00 31.68 333.318 32100 5920 1167 64

65 581 - BETÜL YILDIRIM 5 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 3 6 1.00 1 5 -0.67 6 6 4.00 11 3 10.00 39.00 27.00 30.00 332.309 32355 5975 1177 65

66 798 - İREM NUR KORKMAZ 5 / D 10 4 8.67 5 3 4.00 5 5 3.33 0 2 -0.67 6 4 4.67 11 4 9.67 37.00 22.00 29.67 330.268 32936 6079 1194 66

67 602 - ZEYNEP ŞEVVAL ALAGÖZ 5 / C 11 3 10.00 5 5 3.33 5 5 3.33 3 6 1.00 8 5 6.33 8 7 5.67 40.00 31.00 29.66 329.544 33130 6120 1200 67

68 545 - HAMZA AYAZ 5 / A 10 3 9.00 4 6 2.00 6 4 4.67 1 6 -1.00 9 2 8.33 7 6 5.00 37.00 27.00 28.00 329.056 33286 6155 1206 68
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Genel Ortalama 9.66 4.41 8.19 5.63 3.74 4.39 4.85 4.17 3.46 4.35 3.97 3.03 7.32 5.94 5.34 8.50 5.32 6.72 40.30 27.54 31.12 327.464

Okul Ortalaması 10.36 4.20 8.96 5.97 3.71 4.73 5.61 3.79 4.34 4.05 4.12 2.68 7.68 5.77 5.75 9.19 5.01 7.52 42.85 26.61 33.98 339.679

69 681 - HATİCE KÜBRANAZ AKMEŞ 5 / C 8 7 5.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 10 5 8.33 9 6 7.00 41.00 34.00 29.66 328.778 33378 6181 1214 69

70 754 - HÜLYA AHSEN AYSAN 5 / D 11 4 9.67 5 4 3.67 5 5 3.33 4 6 2.00 8 7 5.67 8 7 5.67 41.00 33.00 30.01 327.151 33857 6268 1222 70

71 506 - AHMET MUHAMMED MİRZA5 / B 6 8 3.33 5 4 3.67 6 3 5.00 9 0 9.00 4 6 2.00 13 2 12.33 43.00 23.00 35.33 324.379 34632 6431 1252 71

72 524 - SELÇUK ŞAHİN DURGUN 5 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 8 7 5.67 9 6 7.00 41.00 34.00 29.68 324.311 34647 6434 1253 72

73 502 - AHMET TARIK KOCA 5 / B 12 2 11.33 5 4 3.67 3 5 1.33 6 2 5.33 5 5 3.33 7 4 5.67 38.00 22.00 30.66 322.841 35022 6503 1258 73

74 519 - MEHMET AKİF AKDAĞ 5 / A 9 4 7.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 3 4.00 5 5 3.33 10 5 8.33 39.00 27.00 29.99 319.163 36024 6690 1287 74

75 565 - ZEYNEP ÇAVUŞ 5 / D 9 6 7.00 6 3 5.00 6 3 5.00 3 7 0.67 7 8 4.33 9 6 7.00 40.00 33.00 29.00 318.354 36242 6737 1297 75

76 548 - ESMANUR YILDIZ 5 / D 9 6 7.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 3 6.00 7 8 4.33 11 4 9.67 40.00 35.00 28.33 316.786 36682 6816 1312 76

77 610 - BETÜL NİSA ALKAN 5 / D 12 3 11.00 3 7 0.67 5 3 4.00 4 5 2.33 5 10 1.67 10 5 8.33 39.00 33.00 28.00 315.874 36905 6860 1320 77

78 512 - EMİR NARAT 5 / B 10 5 8.33 5 4 3.67 7 2 6.33 4 2 3.33 7 6 5.00 5 7 2.67 38.00 26.00 29.33 313.927 37434 6962 1341 78

79 611 - ECRİN SİMAY KARAGÖZ 5 / D 11 4 9.67 6 4 4.67 5 5 3.33 0 1 -0.33 7 7 4.67 7 8 4.33 36.00 29.00 26.34 313.561 37529 6979 1345 79

80 773 - RAVZA SİNEM ŞAHİN 5 / D 11 3 10.00 3 6 1.00 5 4 3.67 2 6 0.00 9 6 7.00 6 9 3.00 36.00 34.00 24.67 313.542 37534 6982 1347 80

81 753 - KÜBRA ÖZTÜRK 5 / D 10 3 9.00 4 5 2.33 2 3 1.00 2 5 0.33 7 4 5.67 8 6 6.00 33.00 26.00 24.33 312.203 37894 7064 1356 81

82 509 - MUSTAFA VARİLCİ 5 / A 11 2 10.33 7 2 6.33 6 4 4.67 3 3 2.00 7 6 5.00 0 0 0.00 34.00 17.00 28.33 312.050 37938 7071 1359 82

83 544 - AYŞE ZEYNEP TANIDIR 5 / C 11 3 10.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 4 2.67 5 6 3.00 6 8 3.33 38.00 29.00 28.33 310.783 38297 7142 1375 83

84 676 - YİĞİT ALİ ALTUN 5 / B 8 5 6.33 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 7 8 4.33 9 6 7.00 38.00 35.00 26.33 309.906 38538 7193 1383 84

85 721 - ZEYNEP RANA GÜRLÜ 5 / D 10 4 8.67 4 6 2.00 2 2 1.33 3 4 1.67 7 6 5.00 8 6 6.00 34.00 28.00 24.67 309.347 38690 7213 1388 85

86 521 - ÖMER EYMEN AY 5 / B 11 3 10.00 5 5 3.33 6 3 5.00 2 2 1.33 2 1 1.67 6 1 5.67 32.00 15.00 27.00 307.518 39156 7297 1404 86

87 618 - ERVANUR ZEREN KUTLUTA5 / C 10 4 8.67 5 5 3.33 6 4 4.67 0 8 -2.67 7 6 5.00 7 7 4.67 35.00 34.00 23.67 307.223 39242 7310 1407 87

88 553 - HAMZA EMİR UZDEMİR 5 / A 10 5 8.33 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 7 7 4.67 8 7 5.67 36.00 38.00 23.34 304.497 39997 7437 1432 88

89 381 - RECEP GÜNEYLİ 5 / B 12 3 11.00 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 7 8 4.33 36.00 39.00 22.99 302.102 40632 7553 1451 89

90 981 - MUHAMMET ZORA 5 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 37.00 38.00 24.35 301.132 40908 7608 1462 90

91 800 - YAREN İŞYAPAN 5 / D 10 4 8.67 7 2 6.33 6 2 5.33 0 10 -3.33 8 7 5.67 4 11 0.33 35.00 36.00 23.00 300.675 41035 7633 1467 91
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Genel Ortalama 9.66 4.41 8.19 5.63 3.74 4.39 4.85 4.17 3.46 4.35 3.97 3.03 7.32 5.94 5.34 8.50 5.32 6.72 40.30 27.54 31.12 327.464

Okul Ortalaması 10.36 4.20 8.96 5.97 3.71 4.73 5.61 3.79 4.34 4.05 4.12 2.68 7.68 5.77 5.75 9.19 5.01 7.52 42.85 26.61 33.98 339.679

92 660 - ÖZLEM KOÇ 5 / C 12 3 11.00 5 5 3.33 3 7 0.67 1 2 0.33 5 3 4.00 5 7 2.67 31.00 27.00 22.00 298.974 41465 7706 1473 92

93 726 - ZEYNEP NAZ SOLAKOĞLU 5 / D 12 3 11.00 7 2 6.33 5 4 3.67 0 9 -3.00 4 9 1.00 6 6 4.00 34.00 33.00 23.00 297.399 41876 7767 1486 93

94 779 - ZEYNEP ELFİDA AKTÜRK 5 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 6 9 3.00 8 7 5.67 37.00 38.00 24.34 295.363 42400 7865 1503 94

95 645 - ZEYNEP TEREKLİ 5 / D 8 7 5.67 4 5 2.33 6 4 4.67 4 6 2.00 7 8 4.33 7 8 4.33 36.00 38.00 23.33 294.147 42748 7920 1513 95

96 702 - ELİF SU ZORLU 5 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 9 2.00 10 5 8.33 34.00 40.00 20.66 289.251 44045 8155 1549 96

97 705 - MUHAMMED FETTAH KÖMÜR5 / A 8 7 5.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 8 7 5.67 6 9 3.00 34.00 41.00 20.34 289.232 44050 8156 1550 97

98 513 - MEHMET EMİN DOĞAN 5 / A 8 7 5.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 8 3.33 9 6 7.00 33.00 41.00 19.33 287.522 44506 8250 1573 98

99 627 - FEYZA GÜNDOĞDU 5 / C 7 8 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 4 0.67 6 5 4.33 6 8 3.33 30.00 36.00 17.99 276.647 47314 8726 1643 99

100 825 - MİRAY ÇOLAK 5 / D 11 4 9.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 32.00 43.00 17.67 274.546 47917 8843 1663 100

101 703 - HÜMEYRA MİRAY KAZAK 5 / D 7 7 4.67 5 3 4.00 4 6 2.00 0 2 -0.67 6 6 4.00 5 7 2.67 27.00 31.00 16.67 272.624 48399 8923 1676 101

102 607 - ECRİN TÜFENK 5 / C 6 9 3.00 6 4 4.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 8 3.33 8 7 5.67 30.00 44.00 15.34 270.214 49031 9033 1695 102

103 539 - AHMET KAAN TOSUN 5 / B 9 2 8.33 2 1 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 4.33 3 11 -0.67 21.00 22.00 13.66 266.093 50103 9225 1716 103

104 646 - HATİCE ZÜMRA AKDAĞ 5 / D 8 3 7.00 3 3 2.00 5 2 4.33 2 4 0.67 3 5 1.33 1 0 1.00 22.00 17.00 16.33 263.512 50739 9322 1727 104

105 546 - OSMAN BEDREDDİN EMİRO5 / A 9 6 7.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 28.00 47.00 12.33 258.912 51893 9506 1751 105

106 823 - MERCAN DEMEZ 5 / D 5 9 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 5 5.33 7 8 4.33 26.00 45.00 10.99 258.660 51941 9513 1754 106

107 567 - IRMAK GÜRER 5 / C 7 8 4.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 28.00 47.00 12.34 257.093 52321 9573 1761 107

108 635 - HALİME FATMA UZUN 5 / D 1 13 -3.33 8 2 7.33 8 1 7.67 0 0 0.00 3 10 -0.33 9 5 7.33 29.00 31.00 18.67 256.619 52433 9592 1764 108

109 530 - FURKAN ALİ KAVAK 5 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 8 7 5.67 6 9 3.00 27.00 48.00 11.01 255.776 52648 9624 1766 109

110 675 - ZEYNEB HAFSA KARABEKİ 5 / C 5 10 1.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 6 1.00 7 6 5.00 6 9 3.00 26.00 46.00 10.67 252.148 53518 9765 1781 110

111 501 - MUHAMMED TALHA YILDIR 5 / B 2 13 -2.33 1 9 -2.00 4 4 2.67 4 5 2.33 6 8 3.33 9 6 7.00 26.00 45.00 11.00 245.665 55025 10008 1811 111

112 701 - ZEYNEP ELA ZORLU 5 / D 6 9 3.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 27.00 48.00 11.00 234.653 57497 10405 1858 112

113 963 - MUHAMMET HAMZA ATAKUL5 / B 3 11 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 8 7 5.67 4 10 0.67 22.00 50.00 5.34 231.891 58127 10493 1866 113

114 150 - RABİA CESUR 5 / C 1 14 -3.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 5 10 1.67 18.00 57.00 -1.00 203.069 63688 11308 1947 114



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL-1 66333 11661 1980 115

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.66 4.41 8.19 5.63 3.74 4.39 4.85 4.17 3.46 4.35 3.97 3.03 7.32 5.94 5.34 8.50 5.32 6.72 40.30 27.54 31.12 327.464

Okul Ortalaması 10.36 4.20 8.96 5.97 3.71 4.73 5.61 3.79 4.34 4.05 4.12 2.68 7.68 5.77 5.75 9.19 5.01 7.52 42.85 26.61 33.98 339.679

115 596 - RUMEYSA EBRAR ÜÇENAK 5 / C 5 10 1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 18.00 57.00 -1.00 200.131 64096 11359 1956 115


