
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL-1 66891 11051 1964 102

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 7.69 6.12 5.65 7.28 2.26 6.53 5.96 3.17 4.90 4.37 4.09 3.00 6.32 6.22 4.25 7.38 6.26 5.30 39.00 28.13 29.63 312.704

Okul Ortalaması 8.54 5.36 6.75 8.35 1.50 7.85 7.09 2.28 6.33 4.56 3.55 3.38 6.33 5.25 4.58 8.39 5.25 6.64 43.26 23.20 35.53 334.182

1 333 - RÜVEYDA BİRİNCİ 6 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 13 2 12.33 14 1 13.67 66.00 9.00 63.00 452.521 1611 190 34 1

2 352 - KEREM SAİD KOÇ 6 / A 13 2 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 12 3 11.00 14 1 13.67 66.00 9.00 63.00 448.664 1975 246 45 2

3 351 - İBRAHİM EMRE YÜZBAŞIO 6 / A 12 3 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 6 4 4.67 11 3 10.00 13 2 12.33 62.00 12.00 58.00 429.525 4203 561 110 3

4 331 - RAMAZAN CAN 6 / B 12 1 11.67 9 1 8.67 9 1 8.67 3 4 1.67 12 2 11.33 13 2 12.33 58.00 11.00 54.34 427.073 4575 621 126 4

5 191 - AHMET FAZIL KIRAÇ 6 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 7 2 6.33 6 4 4.67 12 2 11.33 13 1 12.67 59.00 13.00 54.67 425.370 4840 657 140 5

6 341 - TARIK YASİN ÖZDEMİR 6 / B 10 4 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 4 8.67 14 1 13.67 61.00 12.00 57.02 417.575 6153 842 176 6

7 283 - BUĞLEM AKKARGAN 6 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 4 8.67 12 3 11.00 59.00 15.00 54.01 411.171 7267 1022 221 7

8 340 - SÜMEYRA USANMAZ 6 / C 8 6 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 5 5 3.33 13 1 12.67 12 3 11.00 56.00 17.00 50.33 405.904 8295 1199 252 8

9 252 - MUHAMMED İHSAN İLCİ 6 / B 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 4 7.67 11 4 9.67 59.00 14.00 54.35 402.332 8951 1295 274 9

10 360 - ZEYNEP GÜL BABACAN 6 / C 10 4 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 1 6.67 8 2 7.33 13 1 12.67 56.00 10.00 52.67 401.676 9093 1320 278 10

11 23 - ALİ KEMAL BERKTAŞ 6 / B 9 6 7.00 10 0 10.00 6 4 4.67 8 1 7.67 10 4 8.67 14 1 13.67 57.00 16.00 51.68 401.183 9191 1331 280 11

12 772 - SELÇUK BUĞRA YERİŞENO 6 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 8 5 6.33 12 3 11.00 57.00 16.00 51.67 394.806 10516 1538 315 12

13 300 - ESLEM AKKARGAN 6 / C 9 5 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 11 3 10.00 10 5 8.33 56.00 17.00 50.33 393.478 10789 1587 321 13

14 159 - AYŞENUR ÖZTÜRK 6 / D 10 4 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 4 5 2.33 9 5 7.33 12 3 11.00 54.00 18.00 48.00 388.965 11780 1742 346 14

15 323 - MUHAMMED ALİ TORAMAN6 / A 8 6 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 5 6.33 13 2 12.33 56.00 16.00 50.66 385.797 12422 1846 367 15

16 12 - AHMET SEZAİ YILMAZ 6 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 10 5 8.33 6 2 5.33 52.00 16.00 46.66 384.595 12678 1879 376 16

17 376 - MUHAMMED EMİR YILMAZ 6 / A 9 6 7.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 5 7.33 10 5 8.33 56.00 18.00 49.99 382.559 13120 1950 386 17

18 34 - AMİNE AZİMOĞLU 6 / D 12 2 11.33 8 0 8.00 9 1 8.67 6 4 4.67 8 4 6.67 9 4 7.67 52.00 15.00 47.01 381.534 13346 1979 391 18

19 235 - BURAK BORA BAŞOL 6 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 1 1 0.67 9 5 7.33 9 0 9.00 48.00 12.00 44.00 380.255 13643 2032 401 19

20 350 - EMİR SALİH ÖZEL 6 / B 10 3 9.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 1 7.67 8 4 6.67 9 4 7.67 53.00 14.00 48.34 378.899 13965 2093 410 20

21 307 - FURKAN SAİD TOPDAŞ 6 / B 7 8 4.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 11 3 10.00 11 4 9.67 53.00 21.00 46.00 377.269 14358 2146 419 21

22 321 - KEREM ALKHATEEB 6 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 5 7.33 12 2 11.33 53.00 20.00 46.33 377.144 14391 2154 420 22
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Genel Ortalama 7.69 6.12 5.65 7.28 2.26 6.53 5.96 3.17 4.90 4.37 4.09 3.00 6.32 6.22 4.25 7.38 6.26 5.30 39.00 28.13 29.63 312.704

Okul Ortalaması 8.54 5.36 6.75 8.35 1.50 7.85 7.09 2.28 6.33 4.56 3.55 3.38 6.33 5.25 4.58 8.39 5.25 6.64 43.26 23.20 35.53 334.182

23 281 - BİLAL DEMİRPOLAT 6 / A 10 4 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 11 2 10.33 8 7 5.67 50.00 22.00 42.67 376.380 14569 2184 426 23

24 357 - ZEYNEB MERYEM ÖZKARAK6 / C 9 6 7.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 6 7.00 10 5 8.33 54.00 21.00 47.00 373.330 15284 2309 453 24

25 109 - FEYZA TORUN 6 / C 8 7 5.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 7 5.67 11 4 9.67 55.00 20.00 48.35 370.735 15900 2413 469 25

26 291 - CEMAL OĞUZ OBUŞ 6 / A 10 3 9.00 7 3 6.00 4 2 3.33 7 2 6.33 8 1 7.67 10 4 8.67 46.00 15.00 41.00 364.519 17479 2676 526 26

27 326 - MUHAMMED KAYRA ÇETİNK6 / A 10 4 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 11 3 10.00 49.00 19.00 42.67 363.696 17664 2714 531 27

28 319 - İREM YILMAZ 6 / D 9 6 7.00 9 1 8.67 8 0 8.00 7 3 6.00 7 4 5.67 10 4 8.67 50.00 18.00 44.01 362.744 17904 2751 537 28

29 31 - MUHAMMED EMİR ÇETİN 6 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 6 4 4.67 3 5 1.33 8 7 5.67 10 5 8.33 48.00 25.00 39.67 362.016 18075 2777 543 29

30 355 - MUHAMMET EMİN YAVUZ 6 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 6 1 5.67 6 3 5.00 10 2 9.33 2 6 0.00 46.00 15.00 41.00 361.950 18091 2779 544 30

31 180 - BERAT HAMZA YOLCU 6 / B 11 4 9.67 8 2 7.33 7 1 6.67 0 0 0.00 10 5 8.33 7 2 6.33 43.00 14.00 38.33 360.847 18365 2824 550 31

32 293 - ELİF AKTAŞ 6 / D 9 5 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 6 3.00 11 4 9.67 52.00 18.00 46.00 360.764 18389 2827 551 32

33 287 - BÜNYAMİN MURAT KAYA 6 / B 9 6 7.00 9 1 8.67 10 0 10.00 2 3 1.00 7 5 5.33 11 4 9.67 48.00 19.00 41.67 360.472 18473 2839 555 33

34 212 - ZEYNEP ZÜMRA HAMARAT 6 / C 6 6 4.00 10 0 10.00 7 3 6.00 6 3 5.00 6 7 3.67 14 1 13.67 49.00 20.00 42.34 356.201 19513 3016 592 34

35 174 - MERVE ELVİN ALMAY 6 / C 8 6 6.00 9 1 8.67 9 0 9.00 6 4 4.67 7 8 4.33 11 4 9.67 50.00 23.00 42.34 354.712 19904 3082 603 35

36 687 - MEHMET ZAHİD CANAYAKI 6 / A 12 3 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 5 8 2.33 7 8 4.33 52.00 21.00 44.99 354.359 19987 3090 605 36

37 1000 - EBRAR SARE MERMERTAŞ6 / D 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 2 5.33 5 7 2.67 48.00 17.00 42.34 354.314 19994 3093 607 37

38 318 - İKRANUR ÖZCAN 6 / C 11 2 10.33 8 2 7.33 7 2 6.33 6 2 5.33 3 5 1.33 12 3 11.00 47.00 16.00 41.65 354.140 20040 3104 608 38

39 298 - EREN BAŞ 6 / A 9 3 8.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 1 6.67 8 3 7.00 4 7 1.67 48.00 14.00 43.34 354.055 20059 3107 609 39

40 349 - ELİF NAZ ÖZKAN 6 / C 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 2 9 -1.00 11 4 9.67 52.00 19.00 45.68 350.849 20915 3256 641 40

41 308 - GÜLSENA DEMİRPOLAT 6 / C 8 7 5.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 5 5.33 10 5 8.33 49.00 23.00 41.33 350.451 21033 3278 649 41

42 305 - FATMA NEHİR GENÇ 6 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 6 2 5.33 8 6 6.00 46.00 21.00 39.00 348.750 21487 3360 666 42

43 90 - EYÜP DOĞAN 6 / A 9 6 7.00 10 0 10.00 8 2 7.33 4 6 2.00 5 8 2.33 12 3 11.00 48.00 25.00 39.66 347.972 21715 3401 678 43

44 297 - ELİF EYLÜL GECE 6 / D 11 3 10.00 7 2 6.33 8 2 7.33 7 2 6.33 7 5 5.33 7 8 4.33 47.00 22.00 39.65 347.474 21850 3425 685 44

45 347 - AYŞE CEYLİN KOPAR 6 / D 10 2 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 8 3.33 8 6 6.00 48.00 22.00 40.66 345.964 22258 3507 702 45
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Genel Ortalama 7.69 6.12 5.65 7.28 2.26 6.53 5.96 3.17 4.90 4.37 4.09 3.00 6.32 6.22 4.25 7.38 6.26 5.30 39.00 28.13 29.63 312.704

Okul Ortalaması 8.54 5.36 6.75 8.35 1.50 7.85 7.09 2.28 6.33 4.56 3.55 3.38 6.33 5.25 4.58 8.39 5.25 6.64 43.26 23.20 35.53 334.182

46 117 - ANIL CEYHUN GÖKBAYRAK 6 / A 9 6 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 8 7 5.67 10 5 8.33 47.00 28.00 37.67 344.813 22556 3566 714 46

47 338 - SİNEM BERRA YERİŞENOĞ 6 / C 11 2 10.33 8 1 7.67 5 3 4.00 4 5 2.33 5 5 3.33 10 4 8.67 43.00 20.00 36.33 344.183 22737 3595 719 47

48 157 - ZEYNEP ESLEM ALTINDİŞ 6 / C 9 6 7.00 10 0 10.00 6 4 4.67 3 6 1.00 7 6 5.00 10 5 8.33 45.00 27.00 36.00 342.527 23162 3666 734 48

49 240 - KADİR MİRZA SOLMAZ 6 / A 9 6 7.00 10 0 10.00 7 2 6.33 3 7 0.67 7 8 4.33 10 5 8.33 46.00 28.00 36.66 342.297 23226 3682 738 49

50 330 - ÖMER SALİH TURĞUT 6 / A 10 3 9.00 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 7 8 4.33 8 7 5.67 46.00 27.00 37.00 340.728 23687 3772 757 50

51 214 - BERKAY KAVİLLİOĞLU 6 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 7 1 6.67 2 3 1.00 4 7 1.67 10 3 9.00 43.00 19.00 36.68 340.120 23868 3807 762 51

52 156 - AYBÜKE YÜKSEL 6 / C 8 7 5.67 9 1 8.67 7 2 6.33 5 4 3.67 7 5 5.33 9 6 7.00 45.00 25.00 36.67 338.004 24450 3925 781 52

53 359 - ÜMMÜGÜLSÜM BAŞODA 6 / D 7 8 4.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 9 3.00 10 4 8.67 47.00 27.00 38.00 330.963 26471 4284 847 53

54 343 - YİĞİT SELİM GÜL 6 / A 10 3 9.00 8 1 7.67 4 0 4.00 1 3 0.00 4 3 3.00 10 5 8.33 37.00 15.00 32.00 329.828 26770 4338 857 54

55 9 - BETÜL ZÜMRA YILMAZ 6 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 2 2 1.33 5 5 3.33 6 6 4.00 41.00 20.00 34.33 326.810 27620 4483 882 55

56 213 - ELİF ECRİN GÜMÜŞ 6 / D 13 1 12.67 10 0 10.00 7 2 6.33 5 1 4.67 2 5 0.33 4 5 2.33 41.00 14.00 36.33 326.746 27648 4485 883 56

57 1 - ABDULLAH ÖZTÜRK 6 / A 7 8 4.33 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 9 5 7.33 6 9 3.00 44.00 30.00 34.00 325.650 27966 4541 890 57

58 342 - YİĞİT ALİ GECE 6 / B 9 2 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 0 0 0.00 8 2 7.33 5 8 2.33 36.00 18.00 29.99 325.150 28121 4571 898 58

59 363 - MERYEM AZRA TAYFUR 6 / D 7 5 5.33 9 0 9.00 8 1 7.67 2 6 0.00 6 5 4.33 8 5 6.33 40.00 22.00 32.66 324.692 28244 4590 903 59

60 309 - GÜLSÜM ELA DAVRAN 6 / D 7 6 5.00 10 0 10.00 8 2 7.33 6 2 5.33 6 2 5.33 4 7 1.67 41.00 19.00 34.66 320.647 29413 4796 942 60

61 28 - ALPEREN DURNA 6 / A 10 4 8.67 9 1 8.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 5 2.33 11 3 10.00 38.00 29.00 28.34 320.546 29442 4800 944 61

62 301 - ESLEM ŞENGÜL ULUDAĞ 6 / C 5 8 2.33 7 3 6.00 10 0 10.00 3 6 1.00 8 5 6.33 8 6 6.00 41.00 28.00 31.66 320.065 29594 4828 950 62

63 320 - KEREM ALINLI 6 / A 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 3 4 1.67 6 7 3.67 5 10 1.67 42.00 28.00 32.68 318.977 29910 4889 965 63

64 100 - MUHAMMET YUSUF ÇAKIR 6 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 5 5 3.33 0 10 -3.33 7 8 4.33 10 5 8.33 39.00 36.00 26.99 318.754 29986 4903 968 64

65 294 - ELİF BEGÜM KARAÇELİK 6 / C 6 9 3.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 6 3.00 10 5 8.33 43.00 28.00 33.66 316.645 30632 5024 995 65

66 286 - BURAK GÜNER 6 / B 6 2 5.33 7 2 6.33 7 3 6.00 3 4 1.67 5 4 3.67 8 2 7.33 36.00 17.00 30.33 316.619 30636 5025 996 66

67 425 - MUHAMMED ASIM BERBER 6 / B 10 4 8.67 9 0 9.00 2 1 1.67 5 0 5.00 3 2 2.33 5 1 4.67 34.00 8.00 31.34 315.720 30903 5074 1003 67

68 332 - RAMAZAN GENCER 6 / A 9 5 7.33 8 2 7.33 7 2 6.33 0 0 0.00 4 7 1.67 9 6 7.00 37.00 22.00 29.66 313.352 31609 5207 1032 68
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Genel Ortalama 7.69 6.12 5.65 7.28 2.26 6.53 5.96 3.17 4.90 4.37 4.09 3.00 6.32 6.22 4.25 7.38 6.26 5.30 39.00 28.13 29.63 312.704

Okul Ortalaması 8.54 5.36 6.75 8.35 1.50 7.85 7.09 2.28 6.33 4.56 3.55 3.38 6.33 5.25 4.58 8.39 5.25 6.64 43.26 23.20 35.53 334.182

69 328 - MUSAB TALHA GÖKÇE 6 / B 6 9 3.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 7 7 4.67 7 7 4.67 42.00 30.00 32.01 313.340 31615 5208 1033 69

70 317 - HAYRUNNİSA NUR DEMİR 6 / C 9 6 7.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 6 2.00 6 9 3.00 6 9 3.00 42.00 33.00 31.00 312.001 32031 5277 1049 70

71 314 - HAMZA KURUÇAYLI 6 / B 9 6 7.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 8 -1.67 9 5 7.33 42.00 26.00 33.33 308.942 32972 5450 1089 71

72 358 - ZEYNEP YILDIZ 6 / C 8 7 5.67 9 1 8.67 9 1 8.67 3 7 0.67 6 8 3.33 6 9 3.00 41.00 33.00 30.01 308.488 33137 5480 1096 72

73 258 - BUĞLEM ÇELİK 6 / D 10 5 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 3 2 2.33 2 2 1.33 7 8 4.33 37.00 22.00 29.65 307.867 33335 5509 1107 73

74 348 - ELA NİSA DÖNMEZ 6 / D 9 5 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 3 4.00 4 5 2.33 4 5 2.33 38.00 22.00 30.66 307.193 33534 5543 1112 74

75 306 - FURKAN AYAZ KILIÇ 6 / B 5 6 3.00 9 1 8.67 4 2 3.33 3 3 2.00 6 5 4.33 7 2 6.33 34.00 19.00 27.66 305.500 34086 5648 1133 75

76 316 - HAYRUNNİSA DENEL 6 / D 6 9 3.00 8 2 7.33 5 5 3.33 3 7 0.67 8 7 5.67 8 7 5.67 38.00 37.00 25.67 303.756 34609 5739 1153 76

77 329 - NECİP FAZIL USANMAZ 6 / B 10 3 9.00 8 2 7.33 6 4 4.67 1 1 0.67 3 3 2.00 6 8 3.33 34.00 21.00 27.00 303.624 34655 5747 1156 77

78 354 - ECRİN NAZ BENSİZ 6 / C 6 9 3.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 8 4.33 6 9 3.00 41.00 34.00 29.66 303.575 34678 5753 1158 78

79 325 - MUHAMMED HASAN ÇAĞAN6 / B 5 10 1.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 6 5.00 6 8 3.33 40.00 32.00 29.34 301.917 35169 5858 1185 79

80 152 - ARNİSA DENEL 6 / D 9 6 7.00 9 1 8.67 6 4 4.67 4 6 2.00 7 8 4.33 4 11 0.33 39.00 36.00 27.00 300.784 35554 5934 1201 80

81 367 - ELAY SARE ÖZGEN 6 / D 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 1 0 1.00 5 3 4.00 7 7 4.67 33.00 25.00 24.67 296.108 37055 6187 1255 81

82 143 - DURU GÜNAY 6 / D 8 7 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 7 6 5.00 3 12 -1.00 36.00 37.00 23.67 288.947 39416 6582 1323 82

83 337 - SENANUR DEMİR 6 / C 8 6 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 11 -0.67 9 6 7.00 36.00 37.00 23.66 287.873 39734 6632 1332 83

84 361 - FADİKCAN ALICI 6 / D 6 6 4.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 6 1.00 5 6 3.00 5 7 2.67 34.00 30.00 24.00 287.072 39988 6675 1335 84

85 312 - HALİME CİĞERCİ 6 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 5 5 3.33 1 6 -1.00 4 10 0.67 7 7 4.67 34.00 36.00 22.00 285.716 40434 6748 1346 85

86 327 - MUHAMMED OSMAN KUMRU6 / A 5 8 2.33 8 2 7.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 7 8 4.33 8 7 5.67 33.00 40.00 19.66 284.037 40968 6843 1367 86

87 368 - ZEHRA ÇETİNKAYA 6 / D 8 6 6.00 7 2 6.33 7 2 6.33 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 4.33 29.00 18.00 22.99 282.500 41486 6937 1385 87

88 272 - BERKAY KÖMÜRCÜOĞLU 6 / A 6 9 3.00 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 1 13 -3.33 10 5 8.33 38.00 36.00 26.00 280.070 42317 7094 1413 88

89 353 - MEHMET EGE AY 6 / A 6 8 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 2 6 0.00 3 8 0.33 7 4 5.67 32.00 32.00 21.33 276.479 43485 7273 1440 89

90 311 - HALİL İBRAHİM ÜNEŞ 6 / A 6 9 3.00 7 3 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 2 1 1.67 6 9 3.00 32.00 31.00 21.67 274.286 44131 7380 1458 90

91 236 - OĞUZHAN SOFUOĞLU 6 / A 4 10 0.67 4 6 2.00 6 3 5.00 1 6 -1.00 4 4 2.67 8 4 6.67 27.00 33.00 16.01 265.450 47003 7910 1528 91
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Genel Ortalama 7.69 6.12 5.65 7.28 2.26 6.53 5.96 3.17 4.90 4.37 4.09 3.00 6.32 6.22 4.25 7.38 6.26 5.30 39.00 28.13 29.63 312.704

Okul Ortalaması 8.54 5.36 6.75 8.35 1.50 7.85 7.09 2.28 6.33 4.56 3.55 3.38 6.33 5.25 4.58 8.39 5.25 6.64 43.26 23.20 35.53 334.182

92 270 - YUNUS EMRE ÖZBEY 6 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 4 6 2.00 1 8 -1.67 3 9 0.00 7 8 4.33 29.00 42.00 15.00 261.537 48209 8111 1553 92

93 253 - MELİKE KURTLUK 6 / D 8 3 7.00 8 2 7.33 5 3 4.00 5 3 4.00 1 9 -2.00 3 9 0.00 30.00 29.00 20.33 260.957 48385 8142 1557 93

94 296 - BERAT AVŞAR 6 / B 5 10 1.67 9 1 8.67 6 4 4.67 2 5 0.33 6 6 4.00 2 12 -2.00 30.00 38.00 17.34 259.994 48697 8186 1568 94

95 336 - SALİH ENES CELEP 6 / A 3 9 0.00 7 2 6.33 6 3 5.00 0 0 0.00 1 3 0.00 7 5 5.33 24.00 22.00 16.66 255.342 50083 8437 1594 95

96 345 - YUSUF RASİH TORUN 6 / B 4 11 0.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 7 -0.33 7 7 4.67 27.00 41.00 13.34 244.997 53257 8943 1669 96

97 304 - FATİH EMRE POLAT 6 / B 5 10 1.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 9 1.00 6 9 3.00 27.00 46.00 11.67 244.552 53396 8969 1673 97

98 249 - ALİ ENSAR ARAS 6 / B 0 1 -0.33 7 2 6.33 3 1 2.67 0 3 -1.00 2 3 1.00 6 8 3.33 18.00 18.00 12.00 242.533 54010 9075 1681 98

99 322 - KEREM KILIÇ 6 / B 6 6 4.00 4 4 2.67 5 2 4.33 4 4 2.67 3 8 0.33 2 10 -1.33 24.00 34.00 12.67 239.070 54988 9232 1704 99

100 22 - AHMET YASİN DÖNMEZ 6 / B 4 7 1.67 5 4 3.67 2 3 1.00 0 0 0.00 2 5 0.33 3 2 2.33 16.00 21.00 9.00 233.491 56596 9483 1741 100

101 295 - ELİF BENAN TÜRK 6 / D 2 8 -0.67 3 6 1.00 2 6 0.00 3 6 1.00 5 4 3.67 3 10 -0.33 18.00 40.00 4.67 221.552 59745 10012 1826 101

102 184 - MEHLİKA CANSIZ 6 / D 0 9 -3.00 1 9 -2.00 2 5 0.33 2 0 2.00 2 1 1.67 5 6 3.00 12.00 30.00 2.00 208.144 62788 10470 1885 102


