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İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL-1 70942 12435 1896 115

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.24 7.73 7.66 6.88 2.60 6.01 6.35 2.92 5.38 4.92 3.35 3.80 10.41 6.43 8.27 10.79 6.98 8.46 49.58 30.01 39.58 327.340

Okul Ortalaması 11.90 6.85 9.62 8.16 1.77 7.57 8.16 1.73 7.58 6.15 2.91 5.18 12.36 5.75 10.44 12.64 6.37 10.52 59.37 25.38 50.91 361.872

1 32 - EZGİ YILMAZ 7 / D 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 18 2 17.33 18 2 17.33 80.00 10.00 76.67 451.995 3308 437 70 1

2 102 - MELİSA GÜNDOĞDU 7 / D 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 19 1 18.67 19 1 18.67 77.00 13.00 72.66 449.199 3735 503 80 2

3 72 - AZRA NUR ÇALIK 7 / C 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 19 0 19.00 16 4 14.67 77.00 12.00 73.00 448.439 3868 522 84 3

4 147 - EMRE SEFA TAYTAN 7 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 16 4 14.67 18 2 17.33 79.00 11.00 75.34 446.941 4121 563 91 4

5 101 - MELİKE BAYRAKTAR 7 / D 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 1 5.67 19 0 19.00 15 4 13.67 74.00 10.00 70.67 443.804 4674 671 109 5

6 261 - AYŞE CEYDA DOĞAN 7 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 17 3 16.00 17 3 16.00 78.00 12.00 74.01 443.350 4757 686 112 6

7 207 - AZRA KARABACAK 7 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 15 3 14.00 17 3 16.00 79.00 9.00 76.00 442.993 4809 697 118 7

8 126 - ALİ SAMİ AYDEMİR 7 / E 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 14 4 12.67 17 2 16.33 75.00 12.00 71.01 428.254 7572 1139 206 8

9 27 - ZEYNEP ÖLMEZ 7 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 17 3 16.00 14 6 12.00 73.00 17.00 67.34 427.737 7676 1154 210 9

10 39 - ÖMER FURKAN KARAKURT 7 / E 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 11 6 9.00 20 0 20.00 75.00 12.00 70.99 427.143 7804 1169 215 10

11 226 - ESMA BETÜL MEŞE 7 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 1 7.67 16 3 15.00 16 4 14.67 74.00 14.00 69.35 426.842 7866 1179 216 11

12 554 - MUHAMMET EMİN EREN 7 / E 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 17 3 16.00 15 5 13.33 74.00 16.00 68.67 426.673 7893 1183 218 12

13 97 - MEHMET BAHA PARTO 7 / B 9 6 7.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 17 2 16.33 19 1 18.67 74.00 10.00 70.67 424.401 8390 1258 234 13

14 66 - FATIMA BERİL ERKE 7 / C 13 6 11.00 8 1 7.67 10 0 10.00 9 1 8.67 17 2 16.33 16 3 15.00 73.00 13.00 68.67 422.228 8903 1350 255 14

15 41 - HÜSEYİN ÇETİNKAYA 7 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 16 2 15.33 18 2 17.33 73.00 15.00 68.00 422.191 8911 1352 256 15

16 114 - NURSİMA KOTAN 7 / C 17 2 16.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 13 4 11.67 15 5 13.33 74.00 12.00 70.00 418.196 9828 1501 287 16

17 4 - KEVSER IRMAK ŞAHİN 7 / C 15 4 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 15 4 13.67 15 5 13.33 74.00 14.00 69.34 417.622 9978 1525 292 17

18 5 - ECRİN ERVA TIĞLI 7 / C 12 8 9.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 12 8 9.33 72.00 18.00 66.00 414.519 10694 1639 311 18

19 269 - HUZEYFE İZMİR 7 / A 15 4 13.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 2 6.33 16 3 15.00 14 5 12.33 70.00 16.00 64.66 412.123 11244 1734 327 19

20 52 - FATİH ABDURRAHMAN ŞAH 7 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 13 7 10.67 18 2 17.33 73.00 17.00 67.33 411.992 11283 1741 328 20

21 187 - BEYZA DEMİR 7 / D 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 12 3 11.00 17 3 16.00 72.00 13.00 67.66 411.082 11520 1788 334 21

22 125 - BERİL SULTAN DOĞAN 7 / D 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 12 7 9.67 17 3 16.00 73.00 15.00 68.01 410.428 11661 1809 337 22
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Genel Ortalama 10.24 7.73 7.66 6.88 2.60 6.01 6.35 2.92 5.38 4.92 3.35 3.80 10.41 6.43 8.27 10.79 6.98 8.46 49.58 30.01 39.58 327.340
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23 30 - ELİF ALMİNA KARAGÖZ 7 / D 11 8 8.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 1 6.67 19 1 18.67 14 6 12.00 69.00 18.00 63.00 408.836 12050 1883 351 23

24 26 - SÜMEYRA NUR KURT 7 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 13 7 10.67 18 2 17.33 72.00 18.00 66.00 406.805 12531 1979 372 24

25 110 - SUEDA EBRAR BAŞTÜRKME7 / D 15 5 13.33 10 0 10.00 7 2 6.33 8 2 7.33 15 5 13.33 14 4 12.67 69.00 18.00 62.99 403.939 13255 2100 393 25

26 131 - MUHAMMET FURKAN TURAN7 / E 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 13 7 10.67 17 3 16.00 72.00 18.00 66.00 403.477 13364 2124 399 26

27 260 - MEHMET AKİF SANCAK 7 / A 12 7 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 0 8.00 15 3 14.00 15 4 13.67 69.00 15.00 64.01 401.631 13820 2209 408 27

28 169 - MUHAMMED ALİ DÖNMEZ 7 / B 11 6 9.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 1 7.67 16 3 15.00 15 4 13.67 68.00 16.00 62.68 401.029 13991 2227 413 28

29 650 - FATIMA BENAN GÜN 7 / D 17 2 16.33 8 1 7.67 8 2 7.33 5 2 4.33 12 6 10.00 16 3 15.00 66.00 16.00 60.66 400.949 14009 2231 416 29

30 104 - MUHAMMED TALHA İNAN 7 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 18 2 17.33 14 6 12.00 67.00 23.00 59.33 400.776 14066 2242 422 30

31 116 - ERVA ERGİN 7 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 5 2.33 17 2 16.33 14 6 12.00 65.00 23.00 57.32 400.367 14173 2262 425 31

32 94 - METEHAN BÜLBÜL 7 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 14 6 12.00 16 4 14.67 66.00 24.00 58.01 399.098 14465 2311 434 32

33 205 - MUSTAFA YİĞİT DİNÇ 7 / E 11 8 8.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 16 3 15.00 17 3 16.00 66.00 22.00 58.66 397.182 14973 2411 466 33

34 106 - ALİ EREN ÜNLÜ 7 / A 12 4 10.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 1 6.67 15 1 14.67 13 4 11.67 65.00 12.00 61.01 397.141 14986 2414 468 34

35 10 - ARİF EMİR TUNA 7 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 2 6.33 17 3 16.00 11 7 8.67 66.00 21.00 59.00 394.707 15604 2519 491 35

36 29 - ECRİN NUR BAŞPINAR 7 / D 16 3 15.00 9 1 8.67 7 2 6.33 9 1 8.67 13 6 11.00 13 6 11.00 67.00 19.00 60.67 392.472 16207 2636 511 36

37 16 - YÜSRA UZUNKAYA 7 / C 14 5 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 15 4 13.67 13 7 10.67 66.00 22.00 58.67 392.150 16297 2649 514 37

38 82 - BURHAN KÖKSOY 7 / B 12 6 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 14 5 12.33 17 3 16.00 65.00 22.00 57.66 391.277 16492 2677 520 38

39 148 - ERKAN UĞUR DİLBAZ 7 / B 11 9 8.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 15 3 14.00 15 3 14.00 66.00 20.00 59.34 390.945 16574 2693 524 39

40 163 - ÇAĞLA SUDE ÖKSÜZ 7 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 12 7 9.67 14 6 12.00 68.00 21.00 61.01 389.802 16874 2748 531 40

41 139 - SALİH ARSLAN 7 / E 11 9 8.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 18 2 17.33 11 7 8.67 66.00 22.00 58.67 389.802 16874 2748 531 40

42 3 - FATIMA ÇAYIRLI 7 / C 14 5 12.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 14 6 12.00 14 6 12.00 66.00 23.00 58.33 388.088 17325 2841 548 42

43 160 - MUHAMMED ALİ KARATAŞ 7 / E 13 5 11.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 13 5 11.33 14 5 12.33 66.00 19.00 59.66 387.064 17615 2891 559 43

44 11 - KAAN EFE HAN 7 / E 14 6 12.00 5 5 3.33 10 0 10.00 5 5 3.33 13 7 10.67 17 3 16.00 64.00 26.00 55.33 386.272 17811 2930 565 44

45 182 - EFE KAPAN 7 / A 12 7 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 12 3 11.00 15 3 14.00 65.00 17.00 59.34 384.753 18220 3022 580 45
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Genel Ortalama 10.24 7.73 7.66 6.88 2.60 6.01 6.35 2.92 5.38 4.92 3.35 3.80 10.41 6.43 8.27 10.79 6.98 8.46 49.58 30.01 39.58 327.340

Okul Ortalaması 11.90 6.85 9.62 8.16 1.77 7.57 8.16 1.73 7.58 6.15 2.91 5.18 12.36 5.75 10.44 12.64 6.37 10.52 59.37 25.38 50.91 361.872

46 99 - MEHMED SALİH KILIÇ 7 / B 13 6 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 1 6.67 15 4 13.67 12 4 10.67 62.00 20.00 55.35 382.512 18807 3139 598 46

47 37 - KÜBRA MELEK ALTUNAY 7 / D 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 16 4 14.67 13 7 10.67 62.00 28.00 52.67 381.364 19119 3196 614 47

48 2 - MEHMET MUAZ BULUT 7 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 7 3 6.00 3 5 1.33 16 2 15.33 13 5 11.33 60.00 24.00 51.99 381.226 19158 3206 619 48

49 238 - BERKAY ÖZ 7 / A 12 5 10.33 7 3 6.00 10 0 10.00 6 0 6.00 13 4 11.67 14 5 12.33 62.00 17.00 56.33 379.891 19536 3292 631 49

50 154 - ABDULLAH ARİF SELÇUK 7 / E 11 9 8.00 8 2 7.33 10 0 10.00 0 1 -0.33 15 3 14.00 15 5 13.33 59.00 20.00 52.33 378.820 19854 3347 640 50

51 122 - AZRA MELİS TAPU 7 / D 10 9 7.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 12 6 10.00 18 2 17.33 64.00 22.00 56.67 378.532 19935 3366 644 51

52 15 - ZEHRANUR AYTEKİN 7 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 13 6 11.00 12 8 9.33 64.00 25.00 55.66 377.607 20200 3410 654 52

53 123 - BERİL MİNE FETTAH 7 / D 12 8 9.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 13 5 11.33 14 6 12.00 65.00 23.00 57.33 377.376 20252 3416 655 53

54 73 - BELİNAY KOCA 7 / C 14 5 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 12 6 10.00 13 6 11.00 64.00 22.00 56.66 376.715 20454 3451 663 54

55 313 - ÖZER ALPEREN YILMAZ 7 / A 17 3 16.00 6 4 4.67 9 1 8.67 5 4 3.67 12 5 10.33 11 8 8.33 60.00 25.00 51.67 372.488 21589 3677 699 55

56 136 - ÖMER DENİZ YÜKSEL 7 / A 11 8 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 13 7 10.67 14 4 12.67 64.00 23.00 56.33 372.304 21640 3690 700 56

57 40 - MAHİNUR BİLGE ÇINAR 7 / D 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 3 4.00 12 5 10.33 11 6 9.00 59.00 23.00 51.33 367.443 23042 3938 731 57

58 50 - AİŞE BURÇAK ERKE 7 / C 11 6 9.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 1 6.67 13 4 11.67 12 8 9.33 61.00 21.00 54.01 367.154 23112 3953 734 58

59 250 - YUSUF NURİ YILMAZ 7 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 4 3.67 12 6 10.00 13 7 10.67 59.00 28.00 49.67 366.971 23162 3961 735 59

60 262 - RABİA BETÜL ÖZKAN 7 / C 12 8 9.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 14 6 12.00 13 7 10.67 61.00 29.00 51.33 366.661 23249 3976 739 60

61 248 - HUZEYFE FATİH ALTUNSU 7 / E 13 5 11.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 3 4.00 10 8 7.33 15 5 13.33 61.00 23.00 53.33 365.770 23520 4027 750 61

62 390 - ALİ KEREM ALINCA 7 / B 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 0 9.00 18 2 17.33 58.00 11.00 54.34 364.978 23734 4072 757 62

63 103 - HASAN DOĞAN 7 / E 14 4 12.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 6 1.00 13 6 11.00 11 6 9.00 57.00 26.00 48.34 363.652 24102 4147 769 63

64 447 - KADİREFE YAVUZ 7 / E 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 14 6 12.00 9 11 5.33 60.00 30.00 49.99 362.902 24317 4181 775 64

65 120 - ZEYNEP SUDE KILIÇ 7 / D 11 9 8.00 10 0 10.00 10 0 10.00 6 3 5.00 14 6 12.00 11 9 8.00 62.00 27.00 53.00 362.100 24548 4226 786 65

66 24 - ZEYNEP BALABAN 7 / C 11 8 8.33 10 0 10.00 7 3 6.00 5 3 4.00 11 8 8.33 15 4 13.67 59.00 26.00 50.33 358.083 25700 4412 808 66

67 680 - MUHAMMED HAMZA KİLİÇ 7 / B 13 4 11.67 8 2 7.33 8 2 7.33 2 4 0.67 11 4 9.67 12 5 10.33 54.00 21.00 47.00 357.777 25775 4422 812 67

68 54 - FEVZİ YİĞİT KOÇYİGİT 7 / B 11 9 8.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 11 7 8.67 15 4 13.67 59.00 28.00 49.68 356.407 26179 4493 824 68
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Genel Ortalama 10.24 7.73 7.66 6.88 2.60 6.01 6.35 2.92 5.38 4.92 3.35 3.80 10.41 6.43 8.27 10.79 6.98 8.46 49.58 30.01 39.58 327.340

Okul Ortalaması 11.90 6.85 9.62 8.16 1.77 7.57 8.16 1.73 7.58 6.15 2.91 5.18 12.36 5.75 10.44 12.64 6.37 10.52 59.37 25.38 50.91 361.872

69 185 - YAĞIZ ÖMER ÖZKARAKAŞO7 / B 11 6 9.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 4 2.67 14 4 12.67 9 7 6.67 56.00 23.00 48.35 356.212 26227 4502 825 69

70 130 - MUHAMMED SAİT AKYÜZ 7 / B 12 8 9.33 10 0 10.00 8 2 7.33 4 4 2.67 11 8 8.33 14 6 12.00 59.00 28.00 49.66 356.070 26277 4510 827 70

71 181 - YİĞİT ALİ YILMAZ 7 / A 7 11 3.33 9 0 9.00 7 3 6.00 10 0 10.00 14 4 12.67 13 7 10.67 60.00 25.00 51.67 355.949 26307 4514 828 71

72 8 - ERVA NAZ AKGÜL 7 / D 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 11 6 9.00 12 7 9.67 59.00 27.00 50.00 355.748 26368 4529 831 72

73 7 - ELİF SADİYE ÜNVER 7 / D 8 11 4.33 10 0 10.00 9 1 8.67 4 4 2.67 14 2 13.33 12 7 9.67 57.00 25.00 48.67 354.727 26670 4584 843 73

74 20 - MUHAMMED EMİN PEKDEMİ 7 / B 9 7 6.67 8 2 7.33 7 3 6.00 2 3 1.00 12 6 10.00 16 4 14.67 54.00 25.00 45.67 354.186 26851 4620 848 74

75 264 - EMİR ASIM ÇETİNGÖZ 7 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 11 6 9.00 14 6 12.00 58.00 29.00 48.33 352.094 27485 4740 875 75

76 13 - KEREM TAHA KOÇ 7 / B 8 9 5.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 3 5.00 14 4 12.67 11 7 8.67 57.00 25.00 48.67 351.356 27693 4779 879 76

77 119 - VUSLAT ESİLA BATI 7 / D 7 12 3.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 11 8 8.33 16 2 15.33 60.00 26.00 51.33 350.578 27913 4823 889 77

78 158 - AHMET YİĞİT KARA 7 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 13 7 10.67 10 10 6.67 57.00 33.00 46.02 349.125 28338 4919 903 78

79 21 - ALİ OSMAN ALKAN 7 / A 12 7 9.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 11 7 8.67 14 6 12.00 55.00 32.00 44.35 347.946 28686 4998 916 79

80 25 - YÜSRA AKÇAY 7 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 10 9 7.00 10 10 6.67 57.00 32.00 46.33 343.894 29836 5207 953 80

81 456 - MUHAMMED ATABEY 7 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 6 4 4.67 6 3 5.00 10 8 7.33 11 9 8.00 55.00 32.00 44.33 343.743 29885 5216 955 81

82 334 - MERYEM YÜKSEL 7 / C 10 9 7.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 11 6 9.00 9 9 6.00 60.00 24.00 52.00 343.600 29939 5229 958 82

83 88 - AHMET BEDİRHAN ÖZATA 7 / A 9 11 5.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 12 8 9.33 13 6 11.00 58.00 31.00 47.66 343.470 29987 5241 960 83

84 752 - MUHAMMET KEREM MERMER7 / E 10 10 6.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 10 10 6.67 16 4 14.67 55.00 35.00 43.34 339.236 31258 5485 994 84

85 223 - AYŞE FİRUZE GÜLER 7 / D 11 9 8.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 12 5 10.33 10 8 7.33 54.00 31.00 43.66 339.204 31267 5489 995 85

86 140 - AMİNE ECRİN BEŞLİ 7 / C 11 8 8.33 8 1 7.67 9 1 8.67 0 2 -0.67 8 6 6.00 14 6 12.00 50.00 24.00 42.00 333.827 32883 5814 1043 86

87 153 - ABDUL SAMET ARSLAN 7 / B 7 13 2.67 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 14 5 12.33 10 10 6.67 55.00 34.00 43.67 332.708 33210 5876 1052 87

88 237 - HİRANUR KARAKÖSE 7 / D 10 10 6.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 12 4.00 15 5 13.33 57.00 33.00 45.99 331.584 33543 5941 1058 88

89 115 - RANA GÜL EMER 7 / C 8 12 4.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 8 7.33 13 7 10.67 55.00 33.00 44.00 327.929 34655 6115 1090 89

90 166 - MERVE BUĞLEM AYSAN 7 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 11 9 8.00 8 12 4.00 53.00 37.00 40.66 326.263 35161 6209 1100 90

91 108 - REYYAN PETEK 7 / D 12 8 9.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 9 4 7.67 9 10 5.67 50.00 32.00 39.34 323.755 35932 6361 1127 91
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92 239 - TUNAHAN SÜR 7 / E 9 11 5.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 11 5.33 12 8 9.33 55.00 35.00 43.33 320.770 36823 6530 1150 92

93 107 - BERHAN ALİ SARIYILDIZ 7 / A 11 8 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 10 7 7.67 8 12 4.00 52.00 34.00 40.66 319.525 37236 6606 1163 93

94 241 - ZEYNEP IŞIK 7 / D 12 7 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 4 3.67 8 9 5.00 10 9 7.00 51.00 33.00 40.01 319.157 37347 6627 1166 94

95 42 - HÜSEYİN EMRE YAYLA 7 / A 15 5 13.33 5 5 3.33 5 5 3.33 7 3 6.00 10 10 6.67 7 13 2.67 49.00 41.00 35.33 315.204 38497 6843 1203 95

96 63 - YÜKSEL EFE SÖYLEMEZ 7 / E 6 10 2.67 7 3 6.00 6 4 4.67 6 3 5.00 8 10 4.67 14 5 12.33 47.00 35.00 35.34 305.156 41573 7454 1281 96

97 87 - AKİF YİĞİT AYATA 7 / A 9 11 5.33 9 1 8.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 10 10 6.67 10 10 6.67 47.00 43.00 32.67 302.950 42241 7584 1300 97

98 17 - AHMET ZAHİD ÖZEREN 7 / A 8 11 4.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 11 6 9.00 7 13 2.67 47.00 39.00 34.00 300.866 42885 7701 1314 98

99 222 - ZAHİT ERDEM SUNAR 7 / B 2 8 -0.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 1 5.67 10 3 9.00 6 7 3.67 43.00 20.00 36.34 296.177 44328 7960 1351 99

100 112 - SÜMEYYE ESRA YAŞAR 7 / D 9 9 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 3 5 1.33 6 13 1.67 10 7 7.67 46.00 36.00 34.00 292.418 45504 8159 1385 100

101 48 - HÜSEYİN SEFA YILDIZ 7 / E 5 8 2.33 7 2 6.33 6 2 5.33 2 2 1.33 10 7 7.67 7 4 5.67 37.00 25.00 28.66 290.099 46185 8292 1398 101

102 121 - AYLİN AYSU 7 / D 11 8 8.33 4 6 2.00 9 1 8.67 3 7 0.67 5 13 0.67 12 8 9.33 44.00 43.00 29.67 289.635 46331 8315 1401 102

103 455 - MİRAÇ MİKAİL KILIÇ 7 / B 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 6 1.00 6 11 2.33 41.00 35.00 29.33 281.129 48852 8766 1459 103

104 132 - MURAT YÖŞ 7 / E 9 8 6.33 7 2 6.33 8 2 7.33 0 6 -2.00 6 9 3.00 6 11 2.33 36.00 38.00 23.32 268.863 52575 9407 1546 104

105 221 - ÖMER FETTAH 7 / E 6 8 3.33 7 3 6.00 7 3 6.00 3 6 1.00 5 6 3.00 8 10 4.67 36.00 36.00 24.00 267.466 53000 9477 1557 105

106 396 - HASAN TALHA DERTLİOĞL 7 / B 8 12 4.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 6 1.00 10 10 6.67 4 16 -1.33 37.00 52.00 19.68 261.207 54816 9809 1595 106

107 64 - BÜŞRA SEDA KARATAŞ 7 / C 8 8 5.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 8 3.33 6 14 1.33 35.00 45.00 19.99 259.626 55273 9887 1605 107

108 135 - MİHRİMAH SULTAN KOTAN 7 / C 3 14 -1.67 4 4 2.67 3 7 0.67 4 4 2.67 9 8 6.33 10 10 6.67 33.00 47.00 17.34 259.133 55428 9915 1610 108

109 149 - EYYUB ENSAR ASLAN 7 / B 8 11 4.33 8 2 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 8 2.33 6 9 3.00 35.00 42.00 20.99 258.998 55470 9925 1611 109

110 275 - MUHAMMET EYMEN BİLGİL 7 / E 6 9 3.00 6 3 5.00 7 2 6.33 2 6 0.00 7 9 4.00 6 12 2.00 34.00 41.00 20.33 258.461 55618 9947 1615 110

111 151 - FATIMATÜZZEHRA ÇABUK 7 / D 8 10 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 3 3.00 6 14 1.33 7 13 2.67 37.00 48.00 21.00 255.570 56424 10081 1630 111

112 137 - ÖMER FARUK ÇELEBİ 7 / B 8 11 4.33 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 7 12 3.00 3 13 -1.33 36.00 48.00 20.01 250.016 57982 10355 1658 112

113 162 - MUHAMMED BİLAL DOĞAN 7 / E 4 2 3.33 8 2 7.33 1 1 0.67 0 0 0.00 6 10 2.67 2 5 0.33 21.00 20.00 14.33 241.624 60305 10742 1707 113

114 265 - YAPRAK OKUYUCU 7 / C 7 13 2.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 9 11 5.33 2 18 -4.00 34.00 56.00 15.34 241.075 60471 10767 1710 114



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 7.SINIF KURUMSAL-1 70942 12435 1896 115

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.24 7.73 7.66 6.88 2.60 6.01 6.35 2.92 5.38 4.92 3.35 3.80 10.41 6.43 8.27 10.79 6.98 8.46 49.58 30.01 39.58 327.340

Okul Ortalaması 11.90 6.85 9.62 8.16 1.77 7.57 8.16 1.73 7.58 6.15 2.91 5.18 12.36 5.75 10.44 12.64 6.37 10.52 59.37 25.38 50.91 361.872

115 263 - AYŞE UĞUR 7 / C 6 12 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 18 -4.00 2 18 -4.00 25.00 63.00 4.00 191.533 70063 12299 1883 115


