
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU Paylaşım 523240802 LGS Deneme-2 3860 1032 427 108

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.84 5.76 10.92 6.44 2.75 5.53 7.27 1.99 6.61 5.84 2.59 4.98 11.60 4.25 10.18 12.21 5.76 10.29 56.20 23.10 48.50 358.539

İl Ortalaması 12.37 6.09 10.34 5.78 3.01 4.77 6.78 2.29 6.02 5.86 2.67 4.97 11.03 4.82 9.43 11.34 6.20 9.28 53.17 25.09 44.81 346.544
Okul Ortalaması 13.26 5.03 11.58 6.68 2.40 5.88 8.03 1.32 7.59 6.37 2.19 5.64 13.26 3.26 12.17 12.05 5.16 10.33 59.64 19.36 53.19 375.482

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 194 - İSMAİL EMİNER 8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 86.00 4.00 84.67 486.739 97 26 4 1
2 134 - REŞAD AKÇİN 8 / B 18 1 17.67 9 1 8.67 9 0 9.00 9 1 8.67 20 0 20.00 19 1 18.67 84.00 4.00 82.68 481.915 168 47 7 2
3 78 - BELİNAY KIZAKLI 8 / D 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 19 1 18.67 85.00 5.00 83.35 479.256 216 56 9 3
4 178 - ŞEVVAL MERT 8 / D 18 1 17.67 9 0 9.00 10 0 10.00 8 1 7.67 20 0 20.00 14 2 13.33 79.00 4.00 77.67 463.628 513 123 23 4
5 179 - YUSUF ÖZCAN 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 19 1 18.67 18 1 17.67 80.00 9.00 77.01 462.914 528 125 24 5
6 55624698218 - ABDULLAH ÇAMUR 8 / C 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 18 2 17.33 80.00 10.00 76.66 461.622 550 130 26 6
7 190 - ECRİN BİŞKİN 8 / E 20 0 20.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 4 4.67 18 2 17.33 17 2 16.33 79.00 10.00 75.66 460.409 570 133 27 7
8 255 - RİMAS ALİ 8 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 18 2 17.33 18 2 17.33 79.00 11.00 75.33 456.748 647 147 32 8
9 208 - ERDE M EŞEN 8 / B 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 2 6.33 18 2 17.33 19 1 18.67 80.00 9.00 77.00 456.542 652 150 33 9

10 142 - BERKAY SOYDABİRCAN 8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 20 0 20.00 17 3 16.00 77.00 13.00 72.67 456.141 659 151 34 10
11 13674096118 - ZÜLAL HAFSAAY 8 / E 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 16 3 15.00 79.00 10.00 75.68 454.860 684 157 35 11
12 52903149812 - ÖMER YUSUF TOPDAŞ8 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 20 0 20.00 18 2 17.33 76.00 14.00 71.32 453.970 697 160 37 12
13 289 - ZEYNEP UZUNKAYA 8 / E 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 19 1 18.67 19 1 18.67 78.00 12.00 74.00 452.499 728 167 38 13
14 76 - EYMEN ORDUERİ 8 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 20 0 20.00 16 3 15.00 77.00 12.00 73.00 451.381 753 172 40 14
15 279 - İNCİSU FİDAN 8 / E 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 18 2 17.33 18 2 17.33 79.00 11.00 75.34 450.823 765 175 41 15
16 245 - MERT AKMEŞE 8 / C 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 18 2 17.33 18 2 17.33 77.00 13.00 72.66 450.009 783 180 43 16
17 201 - NARİN TUANAKUMRU 8 / D 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 19 1 18.67 16 4 14.67 77.00 13.00 72.67 449.912 786 181 44 17
18 65 - FARUK KALELİ 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 14 6 12.00 79.00 11.00 75.33 447.901 815 186 46 18
19 74 - ABDULLAH AKOVA 8 / 0 13 4 11.67 3 1 2.67 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 17 2 16.33 73.00 7.00 70.67 447.427 825 189 47 19
20 225 - ABDULLAH TEM 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 16 4 14.67 20 0 20.00 80.00 10.00 76.67 446.865 838 192 49 20
21 200 - HAYRUNNİSA AYRANCI 8 / D 16 3 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 15 4 13.67 77.00 11.00 73.34 446.818 839 193 50 21
22 259 - MUSTAFA DİRAKLİ 8 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 15 5 13.33 78.00 12.00 74.00 446.251 847 196 51 22
23 175 - MERYEM SENAYILMAZ 8 / E 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 17 3 16.00 16 4 14.67 78.00 12.00 74.01 445.972 853 200 53 23
24 111 - ÖMER ASAF BAŞ 8 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 14 6 12.00 77.00 13.00 72.68 444.171 890 209 55 24
25 0 - ECRİN EMİNESALIK 8 / E 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 17 3 16.00 17 1 16.67 76.00 12.00 72.01 441.418 941 218 59 25
26 171 - YÜCEL DEMİRLİ 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 17 3 16.00 17 3 16.00 78.00 12.00 74.01 440.505 952 221 60 26
27 79 - BETÜL TAMGÜÇ 8 / E 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 17 3 16.00 16 4 14.67 77.00 13.00 72.67 438.373 976 226 62 27
28 128 - BELİNAY KÖMÜRCÜOĞLU 8 / E 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 15 5 13.33 76.00 14.00 71.33 436.894 1007 233 64 28
29 215 - BERRA AĞIRMAN 8 / E 13 6 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 19 1 18.67 16 4 14.67 75.00 14.00 70.34 436.778 1010 235 65 29
30 220 - FATİH AYDOĞDU 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 4 1 3.67 18 2 17.33 18 1 17.67 72.00 12.00 68.00 436.276 1020 237 67 30
31 77 - YUSUF BAYRAM 8 / B 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 18 2 17.33 14 4 12.67 73.00 15.00 67.99 435.517 1028 241 69 31
32 209 - UMUT SÖYLER 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 16 4 14.67 75.00 15.00 69.99 435.074 1033 242 70 32
33 84 - YUSUF ANIL ARSLAN 8 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 19 1 18.67 13 7 10.67 74.00 16.00 68.67 433.196 1053 248 71 33
34 246 - YİĞİT KIZAKLI 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 20 0 20.00 13 6 11.00 72.00 17.00 66.33 433.033 1057 249 72 34
35 43150463400 - ZEYNEP ERSOY 8 / E 17 2 16.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 15 3 14.00 16 4 14.67 77.00 10.00 73.67 431.872 1087 256 74 35
36 299 - RECEP ALGAN 8 / 0 16 4 14.67 7 3 6.00 9 0 9.00 8 1 7.67 17 2 16.33 16 4 14.67 73.00 14.00 68.34 430.805 1109 259 76 36
37 189 - ELİF DOĞAN 8 / E 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 17 2 16.33 13 6 11.00 73.00 15.00 67.99 428.032 1158 271 81 37
38 198 - MURAT KURTULUŞ 8 / A 14 5 12.33 8 2 7.33 9 0 9.00 6 0 6.00 20 0 20.00 12 6 10.00 69.00 13.00 64.66 427.068 1176 279 86 38
39 38 - YASİN SEVİNÇTEKİN 8 / C 15 4 13.67 8 1 7.67 7 1 6.67 10 0 10.00 19 1 18.67 11 4 9.67 70.00 11.00 66.35 424.962 1223 291 89 39
40 217 - GÜLSÜM KARAGÖZ 8 / D 18 1 17.67 8 1 7.67 10 0 10.00 9 0 9.00 14 4 12.67 15 4 13.67 74.00 10.00 70.68 422.234 1259 301 94 40
41 199 - TAHA ARSLAN 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 19 1 18.67 13 7 10.67 71.00 19.00 64.67 421.876 1266 302 95 41
42 141 - ONUR ERMİŞ 8 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 19 1 18.67 15 5 13.33 68.00 22.00 60.67 421.238 1272 303 96 42
43 129 - ZEHRA YILDIZ 8 / D 17 2 16.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 2 6.33 16 4 14.67 14 4 12.67 71.00 15.00 66.00 419.589 1292 307 99 43
44 224 - RAFET TOKAT 8 / A 14 4 12.67 9 1 8.67 7 2 6.33 3 4 1.67 19 1 18.67 13 6 11.00 65.00 18.00 59.01 416.026 1347 325 104 44
45 233 - SAİT UCA 8 / A 15 3 14.00 3 0 3.00 10 0 10.00 4 4 2.67 16 4 14.67 17 2 16.33 65.00 13.00 60.67 415.271 1360 329 108 45
46 170 - EMİN MAZLUM 8 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 15 3 14.00 16 4 14.67 70.00 16.00 64.68 414.044 1375 332 109 46
47 177 - ELİZAN TOKAY 8 / E 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 13 3 12.00 15 5 13.33 71.00 15.00 65.99 410.776 1417 343 113 47
48 91 - EMRE SARITAŞ 8 / C 13 7 10.67 4 6 2.00 8 2 7.33 4 3 3.00 20 0 20.00 13 7 10.67 62.00 25.00 53.67 409.193 1449 350 117 48
49 89 - ÖMER PELİT 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 13 5 11.33 14 5 12.33 72.00 15.00 67.00 404.982 1505 364 122 49
50 183 - MUHAMMED KAYA 8 / A 10 9 7.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 20 0 20.00 11 9 8.00 63.00 26.00 54.34 397.462 1600 389 130 50
51 28999900422 - MELEK NİSA ÜNLÜ 8 / E 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 13 7 10.67 17 3 16.00 70.00 20.00 63.33 396.682 1607 394 131 51
52 95 - ZEHRA DURUKAN 8 / D 14 4 12.67 5 5 3.33 10 0 10.00 8 1 7.67 16 3 15.00 11 4 9.67 64.00 17.00 58.34 396.055 1615 398 133 52
53 251 - ÜMMÜGÜLSÜM YENER 8 / D 11 9 8.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 3 4.00 17 2 16.33 15 2 14.33 61.00 23.00 53.33 394.950 1631 400 134 53
54 254 - İBRAHİM YAVUZ 8 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 14 6 12.00 12 8 9.33 70.00 20.00 63.33 393.393 1653 403 135 54
55 49 - RAVZANUR YAĞLI 8 / D 14 5 12.33 5 4 3.67 6 3 5.00 6 3 5.00 15 4 13.67 15 4 13.67 61.00 23.00 53.34 390.396 1685 417 140 55
56 47 - BELİNAY ERDOĞAN 8 / E 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 4 5 2.33 11 8 8.33 17 3 16.00 66.00 22.00 58.66 385.639 1752 435 147 56
57 144 - MEHMET AKİFTEKİN 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 15 3 14.00 10 7 7.67 63.00 22.00 55.67 384.478 1764 437 148 57
58 56 - TUNA TOMAKİN 8 / B 11 3 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 12 3 11.00 14 6 12.00 66.00 13.00 61.67 383.182 1779 441 149 58
59 70 - SILA İSPİRDEN 8 / E 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 12 6 10.00 12 8 9.33 64.00 24.00 55.99 371.840 1924 472 159 59
60 17183977890 - MEHMET EFE SAĞLAM8 / C 11 9 8.00 4 3 3.00 8 2 7.33 10 0 10.00 16 1 15.67 9 9 6.00 58.00 24.00 50.00 369.146 1951 479 161 60
61 192 - ÖMER UZUNER 8 / B 14 3 13.00 7 3 6.00 9 1 8.67 0 0 0.00 12 3 11.00 10 2 9.33 52.00 12.00 48.00 364.370 2004 494 166 61
62 46 - EFE AVŞAR 8 / C 15 4 13.67 7 3 6.00 10 0 10.00 4 4 2.67 12 6 10.00 11 7 8.67 59.00 24.00 51.01 364.236 2007 495 167 62
63 67 - HASAN BEDİR 8 / B 14 4 12.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 12 5 10.33 9 7 6.67 61.00 20.00 54.33 363.780 2016 497 168 63
64 267 - TARIK KİPOĞLU 8 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 3 5.00 14 4 12.67 10 10 6.67 58.00 29.00 48.34 363.402 2021 498 169 64
65 81 - ZEHRA AYDIN 8 / D 14 6 12.00 7 3 6.00 10 0 10.00 1 3 0.00 11 5 9.33 13 6 11.00 56.00 23.00 48.33 359.327 2075 505 171 65
66 93 - İLKİM İREÖ ÖZGEN 8 / D 12 7 9.67 8 1 7.67 10 0 10.00 7 3 6.00 10 4 8.67 13 5 11.33 60.00 20.00 53.34 359.157 2077 506 172 66
67 247 - MURATE FE BAŞODA 8 / C 8 12 4.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 4 3.67 15 3 14.00 12 7 9.67 56.00 30.00 46.01 356.534 2101 514 173 67
68 204 - SILA BOZAN 8 / D 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 11 3 10.00 7 6 5.00 56.00 21.00 49.00 352.331 2151 522 176 68
69 155 - MELEK TURHAN 8 / D 14 4 12.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 6 3 5.00 13 3 12.00 59.00 14.00 54.34 351.755 2156 523 177 69
70 86 - ÖMER İSMAİLYİĞİT 8 / A 14 5 12.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 4 3.67 14 5 12.33 10 8 7.33 51.00 34.00 39.66 351.026 2171 525 178 70
71 197 - TUNAALP KILINÇ 8 / A 13 5 11.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 4 2.67 11 4 9.67 8 7 5.67 54.00 22.00 46.68 345.393 2231 537 181 71
72 211 - EBUBEKİR KABAN 8 / C 10 10 6.67 9 1 8.67 6 4 4.67 7 2 6.33 12 8 9.33 11 9 8.00 55.00 34.00 43.67 334.201 2341 558 192 72
73 243 - SAHRA SEZGÜL 8 / D 11 5 9.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 3 5.00 8 4 6.67 12 5 10.33 51.00 23.00 43.33 332.671 2361 564 198 73
74 58 - TUAN YAREN DEMİR 8 / E 13 7 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 2 4.33 8 9 5.00 13 7 10.67 55.00 29.00 45.34 332.190 2368 566 199 74
75 55 - YILMAZ BEDİRHAM 8 / A 10 9 7.00 8 2 7.33 10 0 10.00 4 5 2.33 10 8 7.33 12 7 9.67 54.00 31.00 43.66 330.866 2383 571 203 75
76 51 - YAVUZ BIÇAK 8 / A 10 7 7.67 4 6 2.00 10 0 10.00 3 0 3.00 11 5 9.33 9 4 7.67 47.00 22.00 39.67 330.661 2386 572 204 76
77 256 - SALİH NUR 8 / C 12 8 9.33 7 3 6.00 3 2 2.33 4 1 3.67 11 4 9.67 10 10 6.67 47.00 28.00 37.67 329.366 2402 577 205 77
78 242 - SENA ASYA CAN 8 / E 9 5 7.33 4 4 2.67 7 1 6.67 6 3 5.00 9 7 6.67 13 4 11.67 48.00 24.00 40.01 326.709 2429 585 206 78
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TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.84 5.76 10.92 6.44 2.75 5.53 7.27 1.99 6.61 5.84 2.59 4.98 11.60 4.25 10.18 12.21 5.76 10.29 56.20 23.10 48.50 358.539

İl Ortalaması 12.37 6.09 10.34 5.78 3.01 4.77 6.78 2.29 6.02 5.86 2.67 4.97 11.03 4.82 9.43 11.34 6.20 9.28 53.17 25.09 44.81 346.544
Okul Ortalaması 13.26 5.03 11.58 6.68 2.40 5.88 8.03 1.32 7.59 6.37 2.19 5.64 13.26 3.26 12.17 12.05 5.16 10.33 59.64 19.36 53.19 375.482
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79 118 - MİNA ŞAHİN 8 / D 15 2 14.33 8 1 7.67 10 0 10.00 10 0 10.00 5 4 3.67 5 3 4.00 53.00 10.00 49.67 325.518 2444 589 208 79
80 0 - Ö*EM ULUDAĞ 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 1 14.67 13 7 10.67 28.00 8.00 25.34 322.927 2469 597 214 80
81 80 - ELİF AKBULUT 8 / D 14 4 12.67 5 5 3.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 10 9 7.00 53.00 23.00 45.34 321.967 2479 602 216 81
82 59 - ZEYNEP KARA 8 / E 10 9 7.00 3 6 1.00 6 4 4.67 1 5 -0.67 13 2 12.33 8 9 5.00 41.00 35.00 29.33 321.320 2490 606 218 82
83 61 - ELİF ŞEVVALAKBULUT 8 / E 10 9 7.00 6 4 4.67 9 1 8.67 4 5 2.33 9 2 8.33 7 3 6.00 45.00 24.00 37.00 317.536 2520 613 221 83
84 18 - ENES TALHA YAVUZ 8 / B 9 10 5.67 4 2 3.33 1 3 0.00 6 2 5.33 15 5 13.33 6 11 2.33 41.00 33.00 29.99 317.049 2525 615 222 84
85 186 - YUSUF DÖNMEZ 8 / C 11 9 8.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 6 2.00 11 4 9.67 1 1 0.67 44.00 23.00 36.34 313.070 2563 626 229 85
86 188 - EMİR UZUNER 8 / A 8 9 5.00 6 4 4.67 7 3 6.00 1 0 1.00 9 5 7.33 12 7 9.67 43.00 28.00 33.67 311.896 2573 629 232 86
87 98 - EYMEN ZORA 8 / A 13 7 10.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 5 0.33 9 11 5.33 11 9 8.00 45.00 42.00 30.99 306.782 2628 641 235 87
88 229 - MUSTAFAERENALTINÖZ 8 / B 9 6 7.00 6 3 5.00 4 5 2.33 6 4 4.67 12 4 10.67 5 15 0.00 42.00 37.00 29.67 303.224 2652 648 239 88
89 40634198612 - HÜMEYRA AKTUNÇ 8 / D 9 11 5.33 4 6 2.00 5 4 3.67 10 0 10.00 7 9 4.00 12 3 11.00 47.00 33.00 36.00 302.908 2655 649 240 89
90 69 - HÜMEYRA ERSOY 8 / E 12 1 11.67 4 3 3.00 9 0 9.00 4 3 3.00 7 2 6.33 3 8 0.33 39.00 17.00 33.33 300.811 2683 657 243 90
91 124 - ÖZLEM ULUDAĞ 8 / E 18 2 17.33 5 5 3.33 10 0 10.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 11.00 35.33 286.819 2823 694 268 91
92 176 - RÜMEYSA KILIÇ 8 / D 12 8 9.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 4 7 1.67 8 9 5.00 45.00 33.00 34.01 286.589 2826 696 270 92
93 219 - MELİKE GÜL 8 / D 12 5 10.33 5 1 4.67 8 1 7.67 9 1 8.67 5 8 2.33 3 4 1.67 42.00 20.00 35.34 285.758 2834 698 272 93
94 138 - ÖMER ŞUAYB MAZI 8 / A 5 3 4.00 3 0 3.00 8 1 7.67 4 4 2.67 7 3 6.00 6 5 4.33 33.00 16.00 27.67 284.161 2854 705 275 94
95 41540196426 - HAFSA UÇAR 8 / E 9 5 7.33 3 2 2.33 7 3 6.00 4 2 3.33 4 5 2.33 9 5 7.33 36.00 22.00 28.65 282.319 2872 710 279 95
96 0 - ESMA ECE KARA 8 / E 9 7 6.67 5 4 3.67 5 2 4.33 1 1 0.67 5 4 3.67 8 4 6.67 33.00 22.00 25.68 281.201 2886 713 280 96
97 0 - EYÜP KABAN 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 6 7.00 13 6 11.00 22.00 12.00 18.00 279.709 2904 722 284 97
98 266 - YAĞMUR KAYA 8 / D 10 9 7.00 8 1 7.67 7 2 6.33 2 3 1.00 4 6 2.00 8 10 4.67 39.00 31.00 28.67 275.074 2956 738 291 98
99 167 - AHMET ARDA YAVUZ 8 / C 4 15 -1.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 6 1.00 10 5 8.33 9 9 6.00 31.00 50.00 14.33 267.250 3044 762 302 99

100 22918609984 - ÖMERFARUK SEVİNÇTEKİN8 / A 13 5 11.33 4 4 2.67 8 2 7.33 1 5 -0.67 3 11 -0.67 7 12 3.00 36.00 39.00 22.99 260.571 3100 782 311 100
101 720 - EDANUR ZEHİROĞLU 8 / D 6 13 1.67 7 3 6.00 0 10 -3.33 5 4 3.67 4 0 4.00 9 10 5.67 31.00 40.00 17.68 257.572 3130 791 315 101
102 68 - ZEYNEP NAZ KORKUTACAK 8 / 0 12 4 10.67 1 0 1.00 6 2 5.33 4 0 4.00 2 3 1.00 2 10 -1.33 27.00 19.00 20.67 253.144 3177 802 321 102
103 45 - HÜSEYİN EREYAZICIOĞLU 8 / Ç 8 4 6.67 4 3 3.00 4 2 3.33 7 2 6.33 0 1 -0.33 3 8 0.33 26.00 20.00 19.33 240.462 3314 844 344 103
104 96 - MUHAMMED EREN ALICI 8 / C 2 2 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 10 0 10.00 6 7 3.67 2 9 -1.00 20.00 18.00 14.00 235.662 3377 861 353 104
105 172 - TUNA TALHA YILDIZ 8 / 0 9 11 5.33 9 1 8.67 6 4 4.67 6 2 5.33 0 1 -0.33 1 12 -3.00 31.00 31.00 20.67 233.138 3402 866 356 105
106 75 - EYÜP K KABAN 8 / A 7 13 2.67 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 29.00 11.33 222.773 3506 897 368 106
107 227 - TALHA ZORLUU 8 / A 9 2 8.33 0 5 -1.67 2 3 1.00 0 1 -0.33 2 6 0.00 1 11 -2.67 14.00 28.00 4.66 217.880 3567 916 376 107
108 44 - MUSTAFA TÜFENK 8 / A 4 14 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 13 1.67 1 0 1.00 16.00 52.00 -1.34 206.005 3682 956 391 108


