
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 6.SINIF KURUMSAL 3 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.42 5.35 6.64 6.02 3.21 4.95 6.10 3.25 5.02 5.12 3.33 4.01 6.60 6.14 4.55 7.59 6.04 5.58 39.86 27.32 30.75 318.134

Okul Ortalaması 10.09 3.98 8.76 7.55 1.90 6.92 7.72 2.08 7.03 6.65 2.29 5.89 7.44 4.80 5.84 8.95 4.74 7.37 48.40 19.79 41.80 358.316

1 191 - AHMET FAZIL KIRAÇ 6 / B 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 2 12.33 13 1 12.67 68.00 6.00 66.01 461.660 - 33 17 1

2 352 - KEREM SAİD KOÇ 6 / A 14 1 13.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 0 9.00 15 0 15.00 11 4 9.67 66.00 8.00 63.34 457.364 - 50 24 2

3 333 - RÜVEYDA BİRİNCİ 6 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 13 2 12.33 13 2 12.33 67.00 8.00 64.33 453.433 - 63 27 3

4 23 - ALİ KEMAL BERKTAŞ 6 / B 15 0 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 11 4 9.67 12 3 11.00 66.00 9.00 63.00 445.746 - 92 40 4

5 351 - İBRAHİM EMRE YÜZBAŞIO 6 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 3 11.00 13 2 12.33 65.00 10.00 61.67 439.468 - 124 49 5

6 341 - TARIK YASİN ÖZDEMİR 6 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 2 11.33 13 2 12.33 64.00 10.00 60.67 437.924 - 130 52 6

7 283 - BUĞLEM AKKARGAN 6 / C 11 4 9.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 11 4 9.67 14 1 13.67 65.00 10.00 61.68 435.390 - 156 63 7

8 340 - SÜMEYRA USANMAZ 6 / C 13 1 12.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 0 9.00 11 4 9.67 13 2 12.33 63.00 10.00 59.67 433.720 - 169 68 8

9 300 - ESLEM AKKARGAN 6 / C 11 3 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 11 3 10.00 14 1 13.67 63.00 10.00 59.68 431.540 - 184 75 9

10 109 - FEYZA TORUN 6 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 11 2 10.33 10 5 8.33 63.00 10.00 59.67 429.333 - 195 79 10

11 235 - BURAK BORA BAŞOL 6 / B 13 2 12.33 10 0 10.00 9 0 9.00 9 0 9.00 10 5 8.33 12 2 11.33 63.00 9.00 59.99 427.650 - 208 83 11

12 287 - BÜNYAMİN MURAT KAYA 6 / B 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 5 8.33 13 2 12.33 62.00 13.00 57.67 418.130 - 287 105 12

13 376 - MUHAMMED EMİR YILMAZ 6 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 11 4 9.67 11 3 10.00 61.00 13.00 56.68 417.811 - 293 108 13

14 146 - ÖMER EFE ŞAFİ 6 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 8 5 6.33 12 2 11.33 60.00 11.00 56.33 412.133 - 346 120 14

15 117 - ANIL CEYHUN GÖKBAYRAK 6 / A 14 1 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 5 8.33 10 5 8.33 59.00 16.00 53.66 408.909 - 378 132 15

16 307 - FURKAN SAİD TOPDAŞ 6 / B 11 2 10.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 10 5 8.33 13 2 12.33 57.00 15.00 52.00 407.375 - 394 138 16

17 281 - BİLAL DEMİRPOLAT 6 / A 12 3 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 5 8.33 12 3 11.00 58.00 17.00 52.33 405.715 - 413 145 17

18 159 - AYŞENUR ÖZTÜRK 6 / D 13 2 12.33 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 6 6.00 12 2 11.33 59.00 14.00 54.33 404.476 - 426 150 18

19 323 - MUHAMMED ALİ TORAMAN6 / A 12 2 11.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 3 9.00 9 5 7.33 57.00 14.00 52.33 399.977 - 489 170 19

20 180 - BERAT HAMZA YOLCU 6 / B 10 5 8.33 9 1 8.67 3 6 1.00 3 2 2.33 13 2 12.33 13 2 12.33 51.00 18.00 44.99 398.553 - 508 172 20

21 90 - EYÜP DOĞAN 6 / A 12 3 11.00 10 0 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 9 3 8.00 11 4 9.67 56.00 16.00 50.67 397.417 - 519 174 21

22 293 - ELİF AKTAŞ 6 / D 11 2 10.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 9 4 7.67 9 5 7.33 56.00 14.00 51.33 393.022 - 577 191 22
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Genel Ortalama 8.42 5.35 6.64 6.02 3.21 4.95 6.10 3.25 5.02 5.12 3.33 4.01 6.60 6.14 4.55 7.59 6.04 5.58 39.86 27.32 30.75 318.134

Okul Ortalaması 10.09 3.98 8.76 7.55 1.90 6.92 7.72 2.08 7.03 6.65 2.29 5.89 7.44 4.80 5.84 8.95 4.74 7.37 48.40 19.79 41.80 358.316

23 349 - ELİF NAZ ÖZKAN 6 / C 10 5 8.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 4 5.67 13 2 12.33 57.00 14.00 52.33 392.920 - 579 193 23

24 350 - EMİR SALİH ÖZEL 6 / B 12 2 11.33 7 2 6.33 6 4 4.67 7 2 6.33 10 3 9.00 11 4 9.67 53.00 17.00 47.33 392.125 - 590 196 24

25 9 - BETÜL ZÜMRA YILMAZ 6 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 5 6.33 13 2 12.33 56.00 17.00 50.33 391.035 - 604 199 25

26 298 - EREN BAŞ 6 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 2 5.33 10 3 9.00 9 5 7.33 54.00 16.00 48.67 388.979 - 628 205 26

27 34 - AMİNE AZİMOĞLU 6 / D 13 1 12.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 1 7.67 8 6 6.00 8 6 6.00 56.00 15.00 51.01 388.231 - 640 209 27

28 306 - FURKAN AYAZ KILIÇ 6 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 11 4 9.67 12 3 11.00 54.00 21.00 47.00 386.545 - 659 214 28

29 31 - MUHAMMED EMİR ÇETİN 6 / A 10 4 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 3 9.00 9 6 7.00 54.00 18.00 48.00 384.507 - 675 221 29

30 1 - ABDULLAH ÖZTÜRK 6 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 5 6.33 11 4 9.67 55.00 18.00 49.00 384.137 - 681 224 30

31 342 - YİĞİT ALİ GECE 6 / B 8 4 6.67 6 3 5.00 10 0 10.00 7 1 6.67 11 0 11.00 8 1 7.67 50.00 9.00 47.01 383.504 - 689 227 31

32 286 - BURAK GÜNER 6 / B 11 2 10.33 6 2 5.33 7 2 6.33 6 1 5.67 10 3 9.00 10 4 8.67 50.00 14.00 45.33 383.021 - 693 228 32

33 358 - ZEYNEP YILDIZ 6 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 7 5.67 9 6 7.00 55.00 20.00 48.34 382.022 - 707 232 33

34 252 - MUHAMMED İHSAN İLCİ 6 / B 12 3 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 6 5.00 10 5 8.33 55.00 18.00 48.99 380.903 - 726 239 34

35 12 - AHMET SEZAİ YILMAZ 6 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 5 4 3.67 11 4 9.67 53.00 16.00 47.68 379.777 - 740 243 35

36 308 - GÜLSENA DEMİRPOLAT 6 / C 9 5 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 12 2 11.33 9 6 7.00 52.00 21.00 44.99 379.325 - 750 247 36

37 687 - MEHMET ZAHİD CANAYAKI 6 / A 12 3 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 2 6.33 8 6 6.00 9 6 7.00 54.00 19.00 47.66 378.718 - 757 252 37

38 318 - İKRANUR ÖZCAN 6 / C 11 3 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 5 6 3.00 10 2 9.33 54.00 13.00 49.66 376.045 - 795 266 38

39 357 - ZEYNEB MERYEM ÖZKARAK6 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 3 9.00 8 6 6.00 52.00 20.00 45.34 374.989 - 812 270 39

40 343 - YİĞİT SELİM GÜL 6 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 4 5.67 10 3 9.00 51.00 18.00 45.00 374.741 - 820 273 40

41 360 - ZEYNEP GÜL BABACAN 6 / C 10 4 8.67 9 1 8.67 7 1 6.67 8 0 8.00 7 6 5.00 11 2 10.33 52.00 14.00 47.34 374.719 - 822 274 41

42 355 - MUHAMMET EMİN YAVUZ 6 / A 13 2 12.33 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 6 5.00 10 3 9.00 52.00 19.00 45.66 374.712 - 823 275 42

43 214 - BERKAY KAVİLLİOĞLU 6 / A 14 0 14.00 7 3 6.00 6 4 4.67 5 3 4.00 8 2 7.33 8 5 6.33 48.00 17.00 42.33 374.341 - 827 276 43

44 348 - ELA NİSA DÖNMEZ 6 / D 11 4 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 1 6.67 8 2 7.33 9 5 7.33 51.00 16.00 45.67 374.230 - 830 277 44

45 347 - AYŞE CEYLİN KOPAR 6 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 5 8.33 9 6 7.00 54.00 21.00 47.00 373.853 - 837 281 45
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Genel Ortalama 8.42 5.35 6.64 6.02 3.21 4.95 6.10 3.25 5.02 5.12 3.33 4.01 6.60 6.14 4.55 7.59 6.04 5.58 39.86 27.32 30.75 318.134

Okul Ortalaması 10.09 3.98 8.76 7.55 1.90 6.92 7.72 2.08 7.03 6.65 2.29 5.89 7.44 4.80 5.84 8.95 4.74 7.37 48.40 19.79 41.80 358.316

46 305 - FATMA NEHİR GENÇ 6 / C 12 1 11.67 9 0 9.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 6 5.00 6 7 3.67 53.00 15.00 48.01 369.804 - 901 303 46

47 326 - MUHAMMED KAYRA ÇETİNK6 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 8 4.33 10 5 8.33 53.00 22.00 45.67 367.733 - 942 315 47

48 359 - ÜMMÜGÜLSÜM BAŞODA 6 / D 10 5 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 5 8.33 9 6 7.00 51.00 24.00 42.99 367.423 - 949 320 48

49 367 - ELAY SARE ÖZGEN 6 / D 8 7 5.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 1 4.67 10 2 9.33 9 5 7.33 47.00 20.00 40.34 359.173 - 1085 363 49

50 363 - MERYEM AZRA TAYFUR 6 / D 9 4 7.67 7 2 6.33 9 1 8.67 5 3 4.00 6 6 4.00 12 2 11.33 48.00 18.00 42.00 359.133 - 1087 364 50

51 338 - SİNEM BERRA YERİŞENOĞ 6 / C 10 4 8.67 4 3 3.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 4 6.67 10 3 9.00 47.00 19.00 40.67 358.895 - 1095 367 51

52 303 - EYMEN KOÇ 6 / B 9 5 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 8 4 6.67 9 6 7.00 49.00 22.00 41.67 358.577 - 1098 368 52

53 772 - SELÇUK BUĞRA YERİŞENO 6 / A 9 6 7.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 6 5.00 9 6 7.00 52.00 21.00 45.01 358.425 - 1101 371 53

54 330 - ÖMER SALİH TURĞUT 6 / A 10 4 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 5 5 3.33 6 8 3.33 9 4 7.67 50.00 21.00 43.00 356.238 - 1136 383 54

55 1000 - EBRAR SARE MERMERTAŞ6 / D 11 3 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 2 5.33 8 4 6.67 5 7 2.67 48.00 18.00 42.01 356.046 - 1139 385 55

56 309 - GÜLSÜM ELA DAVRAN 6 / D 13 1 12.67 7 2 6.33 6 4 4.67 4 3 3.00 8 3 7.00 5 3 4.00 43.00 16.00 37.67 354.648 - 1164 391 56

57 328 - MUSAB TALHA GÖKÇE 6 / B 13 2 12.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 7 8 4.33 7 8 4.33 49.00 25.00 40.66 353.689 - 1189 403 57

58 319 - İREM YILMAZ 6 / D 10 5 8.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 2 6.33 6 6 4.00 11 4 9.67 48.00 23.00 40.33 351.925 - 1220 410 58

59 321 - KEREM ALKHATEEB 6 / B 9 5 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 8 4.33 11 3 10.00 49.00 24.00 40.99 351.826 - 1226 413 59

60 291 - CEMAL OĞUZ OBUŞ 6 / A 10 4 8.67 7 2 6.33 9 1 8.67 8 1 7.67 6 6 4.00 9 6 7.00 49.00 20.00 42.34 351.688 - 1230 414 60

61 184 - MEHLİKA CANSIZ 6 / D 12 0 12.00 9 1 8.67 9 0 9.00 7 1 6.67 5 4 3.67 4 4 2.67 46.00 10.00 42.68 351.584 - 1231 415 61

62 272 - BERKAY KÖMÜRCÜOĞLU 6 / A 10 3 9.00 7 2 6.33 8 2 7.33 6 2 5.33 4 3 3.00 10 2 9.33 45.00 14.00 40.32 349.760 - 1261 423 62

63 157 - ZEYNEP ESLEM ALTINDİŞ 6 / C 11 3 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 6 1.00 5 3 4.00 10 4 8.67 44.00 21.00 37.00 348.072 - 1292 434 63

64 353 - MEHMET EGE AY 6 / A 10 4 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 4 5 2.33 7 5 5.33 8 5 6.33 45.00 23.00 37.33 345.950 - 1345 452 64

65 425 - MUHAMMED ASIM BERBER 6 / B 9 1 8.67 9 0 9.00 8 1 7.67 7 1 6.67 6 4 4.67 6 6 4.00 45.00 13.00 40.68 345.217 - 1361 457 65

66 332 - RAMAZAN GENCER 6 / A 11 3 10.00 7 2 6.33 6 3 5.00 0 0 0.00 5 0 5.00 9 3 8.00 38.00 11.00 34.33 343.357 - 1385 467 66

67 320 - KEREM ALINLI 6 / A 8 7 5.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 8 4.33 8 6 6.00 48.00 26.00 39.33 338.821 - 1470 488 67

68 354 - ECRİN NAZ BENSİZ 6 / C 14 1 13.67 8 2 7.33 3 7 0.67 6 4 4.67 7 7 4.67 6 9 3.00 44.00 30.00 34.01 337.174 - 1502 497 68
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69 240 - KADİR MİRZA SOLMAZ 6 / A 10 5 8.33 5 5 3.33 9 1 8.67 3 7 0.67 7 8 4.33 10 5 8.33 44.00 31.00 33.66 335.289 - 1535 504 69

70 253 - MELİKE KURTLUK 6 / D 10 2 9.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 2 6.33 6 6 4.00 7 6 5.00 44.00 22.00 36.66 335.211 - 1536 505 70

71 297 - ELİF EYLÜL GECE 6 / D 8 4 6.67 8 0 8.00 7 2 6.33 8 1 7.67 4 6 2.00 9 3 8.00 44.00 16.00 38.67 333.947 - 1572 513 71

72 249 - ALİ ENSAR ARAS 6 / B 7 5 5.33 4 5 2.33 8 2 7.33 4 5 2.33 9 3 8.00 8 4 6.67 40.00 24.00 31.99 331.941 - 1616 527 72

73 213 - ELİF ECRİN GÜMÜŞ 6 / D 9 5 7.33 4 2 3.33 7 2 6.33 5 2 4.33 9 2 8.33 4 3 3.00 38.00 16.00 32.65 331.040 - 1638 534 73

74 174 - MERVE ELVİN ALMAY 6 / C 8 4 6.67 7 3 6.00 8 1 7.67 8 2 7.33 6 5 4.33 7 6 5.00 44.00 21.00 37.00 330.965 - 1642 536 74

75 314 - HAMZA KURUÇAYLI 6 / B 6 8 3.33 10 0 10.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 8 4.33 9 6 7.00 47.00 27.00 38.00 330.747 - 1645 537 75

76 270 - YUNUS EMRE ÖZBEY 6 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 4 3.67 7 4 5.67 8 7 5.67 42.00 28.00 32.68 330.577 - 1648 539 76

77 152 - ARNİSA DENEL 6 / D 8 7 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 8 3.33 8 7 5.67 47.00 27.00 38.00 329.133 - 1675 549 77

78 311 - HALİL İBRAHİM ÜNEŞ 6 / A 10 5 8.33 6 3 5.00 7 3 6.00 6 3 5.00 3 3 2.00 10 5 8.33 42.00 22.00 34.66 328.336 - 1689 556 78

79 337 - SENANUR DEMİR 6 / C 8 7 5.67 8 1 7.67 6 4 4.67 7 2 6.33 6 8 3.33 9 6 7.00 44.00 28.00 34.67 324.508 - 1768 577 79

80 156 - AYBÜKE YÜKSEL 6 / C 5 8 2.33 8 2 7.33 6 3 5.00 9 1 8.67 6 4 4.67 9 4 7.67 43.00 22.00 35.67 324.149 - 1776 578 80

81 325 - MUHAMMED HASAN ÇAĞAN6 / B 10 4 8.67 7 2 6.33 7 2 6.33 8 2 7.33 5 7 2.67 6 7 3.67 43.00 24.00 35.00 322.225 - 1818 592 81

82 294 - ELİF BEGÜM KARAÇELİK 6 / C 8 5 6.33 6 3 5.00 6 3 5.00 6 2 5.33 5 3 4.00 8 4 6.67 39.00 20.00 32.33 321.126 - 1842 599 82

83 329 - NECİP FAZIL USANMAZ 6 / B 9 2 8.33 8 2 7.33 9 0 9.00 5 1 4.67 3 4 1.67 6 7 3.67 40.00 16.00 34.67 319.349 - 1885 612 83

84 258 - BUĞLEM ÇELİK 6 / D 8 6 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 2 4.33 3 5 1.33 10 4 8.67 40.00 23.00 32.33 316.988 - 1932 625 84

85 212 - ZEYNEP ZÜMRA HAMARAT 6 / C 10 5 8.33 6 3 5.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 2 4.33 4 10 0.67 41.00 24.00 33.00 316.322 - 1944 629 85

86 301 - ESLEM ŞENGÜL ULUDAĞ 6 / C 7 5 5.33 7 2 6.33 8 1 7.67 6 2 5.33 5 7 2.67 7 6 5.00 40.00 23.00 32.33 311.996 - 2035 655 86

87 322 - KEREM KILIÇ 6 / B 9 6 7.00 5 4 3.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 6 5.00 6 9 3.00 40.00 32.00 29.34 310.983 - 2055 665 87

88 312 - HALİME CİĞERCİ 6 / C 8 3 7.00 5 3 4.00 7 0 7.00 6 3 5.00 5 6 3.00 6 6 4.00 37.00 21.00 30.00 308.100 - 2112 675 88

89 236 - OĞUZHAN SOFUOĞLU 6 / A 9 6 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 5 3 4.00 7 3 6.00 5 8 2.33 37.00 29.00 27.33 307.984 - 2115 676 89

90 327 - MUHAMMED OSMAN KUMRU6 / A 7 5 5.33 4 2 3.33 6 3 5.00 5 3 4.00 6 5 4.33 7 5 5.33 35.00 23.00 27.32 304.807 - 2177 687 90

91 317 - HAYRUNNİSA NUR DEMİR 6 / C 10 4 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 9 0.00 6 9 3.00 41.00 30.00 31.01 304.332 - 2185 692 91
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92 310 - HABİBE RABİA GÖKTÜRK 6 / D 8 7 5.67 5 4 3.67 7 3 6.00 5 3 4.00 5 3 4.00 6 5 4.33 36.00 25.00 27.67 303.577 - 2205 698 92

93 28 - ALPEREN DURNA 6 / A 7 7 4.67 6 2 5.33 9 1 8.67 5 3 4.00 1 3 0.00 9 5 7.33 37.00 21.00 30.00 300.933 - 2268 715 93

94 296 - BERAT AVŞAR 6 / B 9 5 7.33 7 2 6.33 7 3 6.00 3 5 1.33 5 7 2.67 6 9 3.00 37.00 31.00 26.66 300.054 - 2281 721 94

95 100 - MUHAMMET YUSUF ÇAKIR 6 / A 8 7 5.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 6 4 4.67 6 9 3.00 9 6 7.00 38.00 37.00 25.67 298.546 - 2295 725 95

96 361 - FADİKCAN ALICI 6 / D 7 6 5.00 4 3 3.00 5 5 3.33 4 3 3.00 6 5 4.33 6 6 4.00 32.00 28.00 22.66 289.972 - 2441 758 96

97 316 - HAYRUNNİSA DENEL 6 / D 5 10 1.67 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 5 10 1.67 8 7 5.67 37.00 38.00 24.34 281.105 - 2602 798 97

98 336 - SALİH ENES CELEP 6 / A 6 1 5.67 0 0 0.00 7 2 6.33 2 1 1.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 23.00 16.00 17.67 263.576 - 2857 865 98

99 143 - DURU GÜNAY 6 / D 7 7 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 7 -0.33 5 10 1.67 6 9 3.00 29.00 44.00 14.34 259.332 - 2931 880 99

100 368 - ZEHRA ÇETİNKAYA 6 / D 8 5 6.33 4 4 2.67 6 4 4.67 3 4 1.67 0 3 -1.00 4 8 1.33 25.00 28.00 15.67 253.161 - 3009 899 100

101 22 - AHMET YASİN DÖNMEZ 6 / B 5 9 2.00 6 2 5.33 8 2 7.33 3 1 2.67 4 8 1.33 0 4 -1.33 26.00 26.00 17.33 250.984 - 3053 914 101

102 295 - ELİF BENAN TÜRK 6 / D 4 9 1.00 3 6 1.00 6 4 4.67 6 4 4.67 2 6 0.00 6 8 3.33 27.00 37.00 14.67 244.067 - 3160 940 102

103 304 - FATİH EMRE POLAT 6 / B 4 11 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 5 9 2.00 5 10 1.67 24.00 50.00 7.34 225.948 - 3411 992 103


