
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 3 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.21 7.11 7.84 5.08 3.66 3.86 7.13 2.07 6.44 4.35 2.71 3.45 5.58 4.75 4.00 7.65 8.55 4.80 40.00 28.85 30.39 291.004

Okul Ortalaması 11.42 6.44 9.27 6.17 3.16 5.11 8.75 1.00 8.42 5.83 2.56 4.98 6.65 3.99 5.32 8.16 8.31 5.39 46.97 25.45 38.49 313.132

1 194 - İSMAİL EMİN ER 8 / B 18 1 17.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 19 0 19.00 15 5 13.33 80.00 8.00 77.34 457.078 - 41 16 1

2 145 - AHMET SELİM KURŞUN 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 20 0 20.00 18 1 17.67 80.00 9.00 77.01 455.790 - 45 20 2

3 78 - BELİNAY KIZAKLI 8 / D 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 15 0 15.00 12 7 9.67 71.00 13.00 66.66 418.055 - 214 92 3

4 134 - REŞAD MAHİR AKÇİN 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 12 0 12.00 14 5 12.33 70.00 11.00 66.33 409.754 - 262 107 4

5 142 - FİKRET BERKAY SOYDABİ 8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 15 2 14.33 12 8 9.33 68.00 19.00 61.66 400.746 - 319 127 5

6 394 - ZÜLAL HAFSA AY 8 / E 14 5 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 14 3 13.00 14 5 12.33 67.00 17.00 61.33 397.248 - 344 134 6

7 128 - BELİNAY KÖMÜRCÜOĞLU 8 / E 18 2 17.33 8 1 7.67 9 0 9.00 7 2 6.33 14 2 13.33 9 9 6.00 65.00 16.00 59.66 393.705 - 370 143 7

8 208 - MUSTAFA ERDEM EŞEN 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 16 1 15.67 10 10 6.67 65.00 22.00 57.67 387.456 - 405 151 8

9 171 - YÜCELHAN DEMİRLİ 8 / B 15 4 13.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 1 6.67 12 2 11.33 12 6 10.00 63.00 16.00 57.67 383.635 - 441 163 9

10 246 - YİĞİT KIZAKLI 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 1 7.67 12 1 11.67 11 7 8.67 64.00 16.00 58.67 382.948 - 446 165 10

11 35 - ABDULLAH EFE ÇAMUR 8 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 14 5 12.33 11 9 8.00 66.00 23.00 58.34 380.167 - 478 172 11

12 289 - ZEYNEP UZUNKAYA 8 / E 16 3 15.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 3 9.00 13 7 10.67 63.00 19.00 56.67 379.012 - 484 174 12

13 179 - YUSUF BERAT ÖZCAN 8 / B 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 3 9.00 13 6 11.00 64.00 18.00 58.00 378.127 - 495 181 13

14 231 - ZEYNEP ERSOY 8 / E 17 2 16.33 10 0 10.00 7 1 6.67 10 0 10.00 7 2 6.33 12 7 9.67 63.00 12.00 59.00 374.822 - 536 190 14

15 209 - UMUT SÖYLER 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 12 6 10.00 10 10 6.67 64.00 24.00 56.01 372.232 - 557 194 15

16 65 - ÖMER FARUK KALELİ 8 / A 13 3 12.00 7 2 6.33 9 1 8.67 9 1 8.67 13 4 11.67 10 9 7.00 61.00 20.00 54.34 369.021 - 588 205 16

17 111 - ÖMER ASAF BAŞ 8 / C 12 7 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 14 1 13.67 9 10 5.67 61.00 22.00 53.68 366.747 - 610 212 17

18 279 - İNCİSU FİDAN 8 / E 12 8 9.33 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 14 2 13.33 10 10 6.67 61.00 25.00 52.66 365.178 - 630 218 18

19 189 - ELİF DOĞAN 8 / E 19 1 18.67 5 5 3.33 9 1 8.67 6 4 4.67 4 6 2.00 15 4 13.67 58.00 21.00 51.01 360.930 - 687 229 19

20 168 - ÖMER YUSUF TOPDAŞ 8 / A 13 6 11.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 12 5 10.33 14 5 12.33 56.00 28.00 46.66 360.837 - 689 230 20

21 245 - MUHAMMET MERT AKMEŞE8 / C 15 4 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 12 5 10.33 9 11 5.33 60.00 26.00 51.33 360.584 - 690 231 21

22 129 - ZEHRA YILDIZ 8 / D 15 3 14.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 4 3.67 10 2 9.33 10 8 7.33 56.00 21.00 49.00 358.482 - 724 242 22
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23 201 - NARİN TUANA KUMRU 8 / D 15 4 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 9 7 6.67 10 6 8.00 58.00 22.00 50.68 353.707 - 796 265 23

24 79 - AYŞE BETÜL TAMGÜÇ 8 / E 12 6 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 11 1 10.67 8 9 5.00 58.00 19.00 51.67 352.982 - 807 267 24

25 74 - ABDULLAH YAVUZ AKOVA 8 / B 9 10 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 13 1 12.67 11 8 8.33 57.00 25.00 48.67 351.551 - 831 275 25

26 215 - BERRA AĞIRMAN 8 / E 14 4 12.67 7 3 6.00 10 0 10.00 3 4 1.67 9 1 8.67 10 8 7.33 53.00 20.00 46.34 349.322 - 863 283 26

27 56 - FAİK TUNA TOMAKİN 8 / B 12 7 9.67 7 3 6.00 8 1 7.67 10 0 10.00 6 0 6.00 13 4 11.67 56.00 15.00 51.01 349.131 - 869 284 27

28 183 - MUHAMMED KAYA 8 / A 11 5 9.33 4 5 2.33 8 2 7.33 6 2 5.33 13 0 13.00 8 6 6.00 50.00 20.00 43.32 346.937 - 904 292 28

29 175 - MERYEM SENA YILMAZ 8 / E 16 3 15.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 5 1.33 7 4 5.67 11 9 8.00 54.00 24.00 46.00 345.678 - 933 303 29

30 220 - AHMET FATİH AYDOĞDU 8 / B 13 5 11.33 7 2 6.33 10 0 10.00 7 2 6.33 7 2 6.33 11 7 8.67 55.00 18.00 48.99 345.172 - 938 304 30

31 141 - MEHMET ONUR ERMİŞ 8 / A 12 8 9.33 4 6 2.00 9 1 8.67 5 5 3.33 12 5 10.33 12 8 9.33 54.00 33.00 42.99 344.859 - 948 306 31

32 144 - MEHMET AKİF TEKİN 8 / B 13 7 10.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 7 5 5.33 10 4 8.67 57.00 19.00 50.67 343.809 - 966 313 32

33 199 - YUSUF TAHA ARSLAN 8 / B 13 7 10.67 6 3 5.00 10 0 10.00 8 1 7.67 10 3 9.00 8 9 5.00 55.00 23.00 47.34 341.718 - 1002 322 33

34 178 - RABİA ŞEVVAL MERT 8 / D 10 5 8.33 6 2 5.33 9 1 8.67 7 1 6.67 11 1 10.67 8 6 6.00 51.00 16.00 45.67 341.308 - 1009 326 34

35 95 - ZEHRA DURUKAN 8 / D 14 1 13.67 6 4 4.67 8 2 7.33 9 0 9.00 7 5 5.33 9 5 7.33 53.00 17.00 47.33 340.918 - 1021 328 35

36 200 - HAYRUNNİSA AYRANCI 8 / D 14 4 12.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 0 4.00 12 8 9.33 54.00 18.00 48.00 340.467 - 1028 331 36

37 217 - ÜMMÜ GÜLSÜM KARAGÖZ 8 / D 10 8 7.33 8 2 7.33 9 0 9.00 6 3 5.00 10 0 10.00 9 7 6.67 52.00 20.00 45.33 338.260 - 1064 339 37

38 233 - MUHAMMED SAİT UCA 8 / A 9 9 6.00 2 1 1.67 10 0 10.00 6 2 5.33 11 0 11.00 11 8 8.33 49.00 20.00 42.33 336.122 - 1099 350 38

39 113 - MELEK NİSA ÜNLÜ 8 / E 15 5 13.33 7 3 6.00 8 1 7.67 9 1 8.67 4 3 3.00 11 8 8.33 54.00 21.00 47.00 334.352 - 1125 356 39

40 229 - MUSTAFA EREN ALTINÖZ 8 / B 10 8 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 1 4.67 3 1 2.67 15 3 14.00 52.00 14.00 47.34 333.081 - 1154 365 40

41 77 - YUSUF TAHA BAYRAM 8 / B 14 4 12.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 5 3 4.00 9 11 5.33 55.00 20.00 48.34 332.845 - 1159 367 41

42 259 - MUSTAFA ENSAR DİREKLİ 8 / C 13 6 11.00 5 5 3.33 8 2 7.33 10 0 10.00 9 4 7.67 8 10 4.67 53.00 27.00 44.00 331.217 - 1195 376 42

43 257 - MUHAMMED AŞIK 8 / B 11 5 9.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 2 4.33 6 2 5.33 10 3 9.00 49.00 15.00 43.99 330.099 - 1212 382 43

44 255 - REEMASS MOHAMMED HUSS8 / E 11 7 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 12 4.00 52.00 26.00 43.34 328.029 - 1259 394 44

45 206 - MERYEM BERA KOÇAK 8 / E 13 7 10.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 12 3.00 12 8 9.33 56.00 33.00 45.00 327.901 - 1262 396 45
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46 254 - İBRAHİM ÖMER YAVUZ 8 / C 12 8 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 5 7.33 7 10 3.67 54.00 27.00 45.00 326.821 - 1279 402 46

47 155 - MELEK TURHAN 8 / D 15 4 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 0 9.00 1 2 0.33 8 8 5.33 53.00 14.00 48.33 323.151 - 1355 418 47

48 198 - MURAT KURTULUŞ 8 / A 14 5 12.33 6 4 4.67 10 0 10.00 5 2 4.33 9 3 8.00 5 12 1.00 49.00 26.00 40.33 322.888 - 1362 420 48

49 84 - YUSUF ANIL ARSLAN 8 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 9 3 8.00 8 12 4.00 51.00 31.00 40.67 320.138 - 1427 440 49

50 89 - ÖMER YİĞİT PELİT 8 / B 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 7 3.67 9 11 5.33 54.00 29.00 44.33 319.972 - 1430 442 50

51 225 - ABDULLAH KEREM TEM 8 / A 13 7 10.67 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 7 4.67 10 8 7.33 50.00 32.00 39.33 319.072 - 1446 448 51

52 91 - EMRE SARITAŞ 8 / C 11 9 8.00 4 6 2.00 9 1 8.67 7 3 6.00 13 7 10.67 6 13 1.67 50.00 39.00 37.01 317.001 - 1502 467 52

53 170 - MUHAMMED EMİN MAZLUM8 / A 13 7 10.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 4 5.67 6 12 2.00 51.00 28.00 41.68 316.540 - 1511 468 53

54 192 - ÖMER FARUK UZUNER 8 / B 15 4 13.67 6 4 4.67 8 2 7.33 0 3 -1.00 6 4 4.67 8 8 5.33 43.00 25.00 34.67 315.284 - 1535 480 54

55 93 - İLKİM İREM ÖZGEN 8 / D 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 3 8 0.33 9 9 6.00 52.00 27.00 42.99 314.998 - 1540 482 55

56 70 - SILA ECRİN İSPİRDEN 8 / E 13 7 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 4 3.67 6 2 5.33 8 9 5.00 47.00 27.00 38.01 314.880 - 1543 483 56

57 47 - BELİNAY ERDOĞAN 8 / E 12 8 9.33 9 1 8.67 10 0 10.00 3 5 1.33 6 5 4.33 9 10 5.67 49.00 29.00 39.33 313.184 - 1579 492 57

58 165 - MEHMET EFE SAĞLAM 8 / C 10 8 7.33 5 3 4.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 2 6.33 7 9 4.00 48.00 23.00 40.33 311.609 - 1609 501 58

59 299 - RECEP ALGAN 8 / C 11 9 8.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 7 3.67 8 4 6.67 49.00 26.00 40.34 310.795 - 1626 509 59

60 177 - ELİZAN TOKAY 8 / E 13 6 11.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 1 2 0.33 10 9 7.00 49.00 22.00 41.66 309.611 - 1652 516 60

61 38 - TALHA YASİN SEVİNÇTEK 8 / C 8 8 5.33 7 3 6.00 10 0 10.00 6 3 5.00 9 2 8.33 4 8 1.33 44.00 24.00 35.99 301.825 - 1839 561 61

62 124 - ÖZLEM ECRİN ULUDAĞ 8 / E 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 3 3 2.00 9 7 6.67 45.00 27.00 36.00 301.400 - 1850 564 62

63 190 - ECRİN BİŞKİN 8 / E 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 7 0.67 5 7 2.67 8 11 4.33 46.00 35.00 34.34 299.655 - 1889 568 63

64 118 - MİNA ŞEVVAL ŞAHİN 8 / D 12 4 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 3 3 2.00 5 3 4.00 42.00 18.00 36.00 298.208 - 1932 576 64

65 256 - MUHAMMET SALİH NUR 8 / C 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 2 5.33 4 3 3.00 7 13 2.67 45.00 30.00 35.00 297.448 - 1951 583 65

66 267 - MUHAMMET TARIK KİPOĞL 8 / C 10 9 7.00 3 2 2.33 9 1 8.67 4 3 3.00 4 1 3.67 10 7 7.67 40.00 23.00 32.34 297.095 - 1964 586 66

67 69 - HÜMEYRA ERSOY 8 / E 11 4 9.67 4 3 3.00 9 1 8.67 2 2 1.33 1 1 0.67 10 4 8.67 37.00 15.00 32.01 295.209 - 2009 601 67

68 243 - SAHRA SEZGÜL 8 / D 11 5 9.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 3 5.00 3 7 0.67 7 11 3.33 46.00 27.00 37.00 292.097 - 2095 616 68
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69 247 - MURAT EFE BAŞODA 8 / C 7 12 3.00 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 7 6.67 8 10 4.67 45.00 38.00 32.34 290.996 - 2130 625 69

70 224 - MUSTAFA RAFET TOKAT 8 / A 9 10 5.67 4 6 2.00 10 0 10.00 7 2 6.33 9 8 6.33 6 12 2.00 45.00 38.00 32.33 290.625 - 2145 627 70

71 242 - SENA ASYA CAN 8 / E 10 7 7.67 5 4 3.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 5 1.33 9 8 6.33 43.00 28.00 33.66 289.913 - 2165 632 71

72 67 - HASAN BEDİR 8 / B 11 9 8.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 1 2.67 4 2 3.33 5 8 2.33 40.00 23.00 32.33 288.076 - 2220 646 72

73 61 - ELİF ŞEVVAL AKBULUT 8 / E 11 7 8.67 5 5 3.33 10 0 10.00 4 6 2.00 1 1 0.67 7 4 5.67 38.00 23.00 30.34 284.069 - 2347 676 73

74 176 - RÜMEYSA KILIÇ 8 / D 11 8 8.33 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 2 5 0.33 8 9 5.00 42.00 31.00 31.66 281.938 - 2422 693 74

75 204 - SILA BOZAN 8 / D 13 5 11.33 2 7 -0.33 10 0 10.00 6 4 4.67 1 2 0.33 5 6 3.00 37.00 24.00 29.00 280.315 - 2466 700 75

76 244 - HÜMEYRA AKTUNÇ 8 / D 11 8 8.33 4 5 2.33 7 2 6.33 8 2 7.33 3 3 2.00 6 10 2.67 39.00 30.00 28.99 278.116 - 2525 716 76

77 197 - TUNAALP KILINÇ 8 / A 12 7 9.67 5 5 3.33 10 0 10.00 2 6 0.00 4 8 1.33 5 7 2.67 38.00 33.00 27.00 277.103 - 2550 720 77

78 58 - TUANA YAREN DEMİR 8 / E 11 8 8.33 7 3 6.00 10 0 10.00 1 1 0.67 3 1 2.67 5 14 0.33 37.00 27.00 28.00 275.596 - 2604 733 78

79 49 - RAVZANUR YAĞLI 8 / D 9 5 7.33 0 6 -2.00 7 1 6.67 5 3 4.00 5 3 4.00 5 7 2.67 31.00 25.00 22.67 271.805 - 2702 757 79

80 188 - MUHAMMED EMİR UZUNER8 / A 8 10 4.67 5 4 3.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 2 1 1.67 10 10 6.67 33.00 28.00 23.68 269.647 - 2758 772 80

81 46 - EFE AVŞAR 8 / C 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 13 1.67 4 11 0.33 39.00 45.00 23.99 268.047 - 2804 788 81

82 81 - ZEHRA AYDIN 8 / D 9 6 7.00 4 6 2.00 8 2 7.33 5 2 4.33 4 4 2.67 5 11 1.33 35.00 31.00 24.66 267.860 - 2812 791 82

83 51 - YAVUZ BIÇAK 8 / A 9 7 6.67 4 5 2.33 9 1 8.67 2 1 1.67 5 7 2.67 4 9 1.00 33.00 30.00 23.01 264.234 - 2938 813 83

84 138 - ÖMER ŞUAYİB MAZI 8 / A 5 4 3.67 7 3 6.00 9 0 9.00 1 6 -1.00 3 8 0.33 9 11 5.33 34.00 32.00 23.33 260.251 - 3056 841 84

85 216 - RÜMEYSA ÖZDEMİR 8 / D 10 5 8.33 4 6 2.00 6 1 5.67 4 3 3.00 1 0 1.00 4 8 1.33 29.00 23.00 21.33 260.047 - 3064 843 85

86 266 - YAĞMUR KAYA 8 / D 7 8 4.33 5 4 3.67 6 3 5.00 0 0 0.00 4 1 3.67 6 10 2.67 28.00 26.00 19.34 259.855 - 3072 847 86

87 251 - ÜMMÜGÜLSÜM YENER 8 / D 5 11 1.33 5 4 3.67 7 1 6.67 4 1 3.67 3 5 1.33 8 4 6.67 32.00 26.00 23.34 259.833 - 3073 848 87

88 133 - REYYAN HAFSA UÇAR 8 / E 5 7 2.67 7 0 7.00 8 2 7.33 3 1 2.67 2 5 0.33 7 7 4.67 32.00 22.00 24.67 258.375 - 3125 856 88

89 59 - ALYA ZEYNEP KARA 8 / E 11 6 9.00 3 7 0.67 9 0 9.00 1 5 -0.67 0 4 -1.33 6 7 3.67 30.00 29.00 20.34 257.663 - 3150 862 89

90 186 - YUSUF İSMAİL DÖNMEZ 8 / C 7 9 4.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 2 3 1.00 2 8 -0.67 35.00 26.00 26.33 254.555 - 3246 884 90

91 98 - EYMEN ZORA 8 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 8 2 7.33 3 6 1.00 1 5 -0.67 5 8 2.33 33.00 35.00 21.33 253.718 - 3277 891 91
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92 392 - ÖMER FARUK SEVİNÇTEKİ 8 / A 10 9 7.00 5 4 3.67 10 0 10.00 3 4 1.67 3 12 -1.00 6 14 1.33 37.00 43.00 22.67 253.432 - 3282 893 92

93 167 - AHMET ARDA YAVUZ 8 / C 9 8 6.33 3 7 0.67 8 2 7.33 6 3 5.00 5 10 1.67 4 14 -0.67 35.00 44.00 20.33 251.558 - 3335 904 93

94 55 - BEDİRHAN YILMAZ 8 / A 10 10 6.67 2 8 -0.67 9 1 8.67 4 4 2.67 3 10 -0.33 6 14 1.33 34.00 47.00 18.34 246.855 - 3472 939 94

95 172 - TUNA TALHA YILDIZ 8 / C 6 6 4.00 2 1 1.67 7 2 6.33 5 5 3.33 2 1 1.67 2 3 1.00 24.00 18.00 18.00 246.245 - 3494 943 95

96 75 - MUHAMMET EYÜP KABAN 8 / A 9 9 6.00 0 8 -2.67 7 3 6.00 1 6 -1.00 5 5 3.33 5 13 0.67 27.00 44.00 12.33 246.090 - 3500 945 96

97 18 - ENES TALHA YAVUZ 8 / B 6 11 2.33 5 4 3.67 6 3 5.00 2 3 1.00 5 12 1.00 7 9 4.00 31.00 42.00 17.00 245.393 - 3521 949 97

98 219 - MELİKE GÜL 8 / D 6 10 2.67 3 5 1.33 9 0 9.00 8 1 7.67 3 7 0.67 3 7 0.67 32.00 30.00 22.01 245.374 - 3522 950 98

99 720 - EDANUR ZEHİROĞLU 8 / D 7 6 5.00 5 3 4.00 6 2 5.33 2 2 1.33 1 2 0.33 5 12 1.00 26.00 27.00 16.99 243.073 - 3591 967 99

100 45 - HÜSEYİN EREN YAZICIOĞ 8 / C 6 6 4.00 3 2 2.33 6 1 5.67 7 2 6.33 0 0 0.00 3 6 1.00 25.00 17.00 19.33 242.628 - 3605 972 100

101 68 - ZEYNEP NAZ KORKUTACAK 8 / D 9 8 6.33 4 5 2.33 7 1 6.67 6 2 5.33 2 11 -1.67 4 10 0.67 32.00 37.00 19.66 242.511 - 3610 974 101

102 211 - EBUBEKİR TALHA KABAN 8 / C 4 16 -1.33 6 4 4.67 5 5 3.33 9 1 8.67 3 5 1.33 6 7 3.67 33.00 38.00 20.34 241.981 - 3630 979 102

103 80 - ELİF AKBULUT 8 / D 9 7 6.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 0 6 -2.00 2 15 -3.00 35.00 34.00 23.67 241.913 - 3632 980 103

104 86 - ÖMER İSMAİL YİĞİT 8 / A 6 11 2.33 3 6 1.00 7 3 6.00 3 7 0.67 6 8 3.33 4 11 0.33 29.00 46.00 13.66 239.630 - 3703 998 104

105 44 - MUSTAFA TÜFENK 8 / A 7 8 4.33 1 2 0.33 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 18.00 11.00 14.33 233.260 - 3867 1031 105

106 53 - ESMA ECE KARA 8 / E 8 7 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 0 3 -1.00 0 6 -2.00 3 7 0.67 24.00 30.00 14.00 231.747 - 3915 1044 106

107 227 - SELMAN TALHA ZORLU 8 / A 7 6 5.00 1 4 -0.33 9 1 8.67 2 3 1.00 1 8 -1.67 2 7 -0.33 22.00 29.00 12.34 225.741 - 4061 1070 107

108 96 - MUHAMMED EREN ALICI 8 / C 0 0 0.00 3 6 1.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 16 -2.33 5 15 0.00 24.00 44.00 9.34 207.322 - 4453 1159 108


