
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU Paraf 123240603 6. Sınıf Deneme-3 2316 589 589 100

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.49 5.74 5.58 5.53 3.43 4.38 6.29 2.68 5.40 4.34 3.73 3.10 7.09 4.97 5.43 6.02 6.66 3.80 36.77 27.21 27.70 295.530
Şube Ortalaması 7.50 6.50 5.33 5.50 4.50 4.00 9.50 0.50 9.34 2.50 5.00 0.83 6.50 8.00 3.83 5.00 7.50 2.50 36.50 32.00 25.84 282.166

1 146 - ÖMER EFE ŞAFİ 0 / 0 8 6 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 4 3 3.00 9 5 7.33 8 6 6.00 48.00 21.00 41.00 342.291 629 169 169 38 1
2 22 - AHMETYASİNDÖNMEZ 0 / 0 7 7 4.67 2 8 -0.67 9 1 8.67 1 7 -1.33 4 11 0.33 2 9 -1.00 25.00 43.00 10.67 222.042 1894 477 477 97 2



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU Paraf 123240603 6. Sınıf Deneme-3 2316 589 589 100

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.49 5.74 5.58 5.53 3.43 4.38 6.29 2.68 5.40 4.34 3.73 3.10 7.09 4.97 5.43 6.02 6.66 3.80 36.77 27.21 27.70 295.530
Şube Ortalaması 9.45 4.76 7.86 6.45 2.76 5.53 7.69 1.83 7.08 5.21 3.34 4.09 7.34 3.93 6.03 7.28 6.28 5.18 43.41 22.90 35.78 328.048

1 351 - İBRAHİM YÜZBAŞIOĞLU 6 / A 12 3 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 0 9.00 13 1 12.67 14 1 13.67 68.00 5.00 66.33 456.802 40 9 9 1 1
2 352 - KEREM SAİD KOÇ 6 / A 14 1 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 14 0 14.00 11 4 9.67 64.00 10.00 60.67 442.060 73 18 18 3 2
3 117 - A CEYHUN GÖKBAYRAK 6 / A 13 2 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 5 8.33 12 3 11.00 58.00 17.00 52.33 405.040 237 54 54 11 3
4 376 - MUHAMMED EMİR YILMA 6 / A 8 7 5.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 2 9.33 12 3 11.00 59.00 13.00 54.67 395.842 293 67 67 14 4
5 772 - SELÇUK BUĞRA YERİŞE 6 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 12 0 12.00 9 6 7.00 53.00 19.00 46.67 385.842 344 83 83 16 5
6 12 - AHMET SEZAİ YILMAZ 6 / A 13 2 12.33 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 10 2 9.33 9 4 7.67 51.00 19.00 44.67 378.807 392 97 97 20 6
7 281 - BİLAL DEMİRPOLAT 6 / A 11 3 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 7 4.67 10 5 8.33 55.00 18.00 49.00 373.026 427 108 108 23 7
8 1 - ABDULLAH ÖZTÜRK 6 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 5 6.33 8 7 5.67 50.00 23.00 42.33 352.067 557 139 139 29 8
9 214 - BERKAY KAVİLLİOĞLU 6 / A 10 3 9.00 7 3 6.00 6 2 5.33 3 3 2.00 8 4 6.67 10 2 9.33 44.00 17.00 38.33 350.658 565 143 143 32 9

10 291 - CEMAL OĞUZ *UŞ 6 / A 6 8 3.33 7 2 6.33 5 1 4.67 8 1 7.67 12 2 11.33 9 5 7.33 47.00 19.00 40.67 348.589 581 150 150 33 10
11 298 - EREN BAŞ 6 / A 10 3 9.00 7 3 6.00 10 0 10.00 5 4 3.67 7 5 5.33 8 7 5.67 47.00 22.00 39.67 340.642 655 178 178 40 11
12 355 - MUHAMMET EMİN YAVUZ 6 / A 11 4 9.67 5 3 4.00 10 0 10.00 4 6 2.00 11 4 9.67 5 8 2.33 46.00 25.00 37.67 339.951 659 179 179 41 12
13 326 - KAYRA ÇETİNKAYA 6 / A 6 9 3.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 11 3 10.00 8 7 5.67 49.00 25.00 40.67 339.651 662 180 180 42 13
14 327 - M OSMAN KUMRU 6 / A 6 6 4.00 4 4 2.67 5 3 4.00 3 3 2.00 12 1 11.67 10 2 9.33 40.00 19.00 33.67 338.542 672 184 184 44 14
15 323 - MUHAMMED ALİ TORAMA 6 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 10 0 10.00 4 5 2.33 7 7 4.67 5 10 1.67 46.00 27.00 37.00 326.518 773 215 215 49 15
16 330 - ÖMER SALİH TURĞUT 6 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 10 1.67 6 9 3.00 47.00 28.00 37.67 312.951 902 245 245 54 16
17 311 - HALİL İBRAHİM ÜNEŞ 6 / A 13 2 12.33 5 3 4.00 8 1 7.67 4 4 2.67 4 3 3.00 2 4 0.67 36.00 17.00 30.33 305.584 964 263 263 58 17
18 90 - EYÜP DOĞAN 6 / A 8 7 5.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 1 0 1.00 7 8 4.33 41.00 20.00 34.33 302.484 986 270 270 60 18
19 353 - MEHMET EGE AY 6 / A 10 4 8.67 7 3 6.00 8 1 7.67 4 4 2.67 6 6 4.00 4 8 1.33 39.00 26.00 30.33 300.184 1011 274 274 61 19
20 343 - YİĞİT SELİM GÜL 6 / A 12 2 11.33 3 2 2.33 8 2 7.33 5 3 4.00 0 7 -2.33 7 3 6.00 35.00 19.00 28.67 298.516 1033 282 282 64 20
21 240 - KADİR MİRZA SÖLMAZ 6 / A 10 5 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 7 8 4.33 6 9 3.00 38.00 37.00 25.67 292.498 1089 295 295 69 21
22 272 - BE KAY KÖ ÜRCÜOĞLU 6 / A 9 4 7.67 6 3 5.00 7 2 6.33 3 7 0.67 7 2 6.33 3 10 -0.33 35.00 28.00 25.67 287.151 1147 306 306 73 22
23 3 - EMİR ÇETİN 6 / A 6 8 3.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 5 2.33 3 0 3.00 6 8 3.33 37.00 23.00 29.33 285.840 1162 309 309 74 23
24 100 - MUHAMMET YUSUF ÇAKI 6 / A 10 5 8.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 7 8 4.33 6 8 3.33 35.00 39.00 22.00 283.821 1195 319 319 76 24
25 320 - KEREM ALINLI 6 / A 7 8 4.33 3 7 0.67 8 2 7.33 4 6 2.00 8 5 6.33 6 8 3.33 36.00 36.00 24.00 283.647 1199 321 321 77 25
26 28 - ALPEREN DURNA 6 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 7 2 6.33 4 3 3.00 0 0 0.00 6 9 3.00 34.00 22.00 26.67 279.816 1246 332 332 81 26
27 336 - SALİH ENES CELEP 6 / A 6 3 5.00 1 0 1.00 5 3 4.00 0 0 0.00 6 8 3.33 5 4 3.67 23.00 18.00 17.00 260.100 1475 381 381 85 27
28 332 - RAMAZAN GENCE R 6 / A 7 5 5.33 5 4 3.67 8 2 7.33 0 0 0.00 4 0 4.00 2 10 -1.33 26.00 21.00 19.00 254.500 1535 396 396 86 28
29 236 - OĞUZHAN SOFUOĞLU 6 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 9 0.00 5 10 1.67 20.00 52.00 2.67 192.251 2157 548 548 100 29
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GENEL İL İLÇE KURUM
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.49 5.74 5.58 5.53 3.43 4.38 6.29 2.68 5.40 4.34 3.73 3.10 7.09 4.97 5.43 6.02 6.66 3.80 36.77 27.21 27.70 295.530
Şube Ortalaması 9.12 5.25 7.37 7.12 2.75 6.21 8.42 1.38 7.96 4.71 3.50 3.54 8.79 4.08 7.43 6.67 6.88 4.38 44.83 23.83 36.89 331.200

1 23 - ALİ KEMAL BERKTAŞ 6 / B 12 3 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 1 6.67 14 1 13.67 11 3 10.00 60.00 12.00 56.00 422.735 122 29 29 6 1
2 307 - FURKAN TOPDAŞ 6 / B 12 3 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 4 6 2.00 13 2 12.33 11 4 9.67 59.00 16.00 53.67 412.142 195 45 45 7 2
3 252 - MUHAMMED İHSAN İLCİ 6 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 11 1 10.67 10 4 8.67 60.00 11.00 56.33 408.337 220 48 48 8 3
4 180 - BERAT HAMZA YOLCU 6 / B 13 2 12.33 7 3 6.00 9 0 9.00 0 0 0.00 12 2 11.33 12 3 11.00 53.00 10.00 49.67 406.198 230 50 50 9 4
5 235 - BURAK BORABAŞOL 6 / B 11 3 10.00 9 1 8.67 9 0 9.00 1 1 0.67 13 1 12.67 11 3 10.00 54.00 9.00 51.00 404.335 246 56 56 12 5
6 191 - AHMET FAZIL KIRAÇ 6 / B 7 5 5.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 1 6.67 12 2 11.33 11 4 9.67 57.00 12.00 53.00 392.391 311 76 76 15 6
7 341 - TARIK YASİN ÖZDEMİR 6 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 12 3 11.00 10 5 8.33 56.00 19.00 49.67 383.707 364 86 86 17 7
8 331 - RAMAZAN CAN 6 / B 11 4 9.67 9 0 9.00 8 1 7.67 6 3 5.00 12 0 12.00 6 8 3.33 52.00 16.00 46.67 372.342 429 109 109 24 8
9 287 - BÜNYAMİN KAYA 6 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 4 2.67 10 4 8.67 12 3 11.00 51.00 21.00 44.00 369.909 442 111 111 25 9

10 425 - MUHAMMED ASIM BERBE 6 / B 13 2 12.33 7 3 6.00 7 2 6.33 8 1 7.67 8 2 7.33 5 8 2.33 48.00 18.00 42.00 352.047 559 141 141 30 10
11 286 - BURAK GÜNER 6 / B 10 3 9.00 7 3 6.00 9 0 9.00 7 1 6.67 6 1 5.67 5 1 4.67 44.00 9.00 41.00 342.344 627 167 167 36 11
12 350 - EMİR SALİH ÖZEL 6 / B 12 2 11.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 7 3 6.00 5 8 2.33 47.00 19.00 40.67 342.298 628 168 168 37 12
13 321 - KEREM ALKHATEEB 6 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 8 6 6.00 7 7 4.67 48.00 25.00 39.67 334.351 710 198 198 45 13
14 306 - FURKAN AYAZ KILIÇ 6 / B 6 8 3.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 7 0.67 12 2 11.33 6 9 3.00 42.00 31.00 31.67 313.524 896 243 243 52 14
15 325 - MUHAMMED HAS N ÇAĞA 6 / B 12 3 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 9 6 7.00 3 12 -1.00 43.00 32.00 32.33 313.458 897 244 244 53 15
16 345 - YUSUF RASİH TORUN 6 / B 11 4 9.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 6 2.00 9 4 7.67 4 11 0.33 41.00 32.00 30.33 310.093 921 247 247 56 16
17 303 - EYMEN KOÇ 6 / B 5 9 2.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 9 3 8.00 6 9 3.00 38.00 33.00 27.00 288.774 1130 302 302 71 17
18 329 - NECİP FAZILUS ANMAZ 6 / B 9 3 8.00 8 1 7.67 8 2 7.33 3 5 1.33 0 9 -3.00 8 6 6.00 36.00 26.00 27.33 284.258 1190 318 318 75 18
19 342 - YİĞİT ALİ GECE 6 / B 8 5 6.33 6 3 5.00 9 1 8.67 6 2 5.33 4 5 2.33 3 7 0.67 36.00 23.00 28.33 282.349 1213 324 324 79 19
20 328 - MUSAB TALHA GÖKÇE 6 / B 7 8 4.33 5 5 3.33 10 0 10.00 6 4 4.67 7 8 4.33 3 12 -1.00 38.00 37.00 25.67 270.898 1345 356 356 83 20
21 296 - BERAT AVŞAR 6 / B 8 6 6.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 6 1.00 4 8 1.33 2 12 -2.00 30.00 39.00 17.00 242.065 1676 425 425 90 21
22 270 - YUNUS EMR ÖZBEY 6 / B 3 12 -1.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 8 6 6.00 5 10 1.67 30.00 44.00 15.33 241.393 1686 427 427 91 22
23 249 - ALİ ENSAR ARAS 6 / B 5 10 1.67 6 4 4.67 8 2 7.33 1 0 1.00 6 9 3.00 1 4 -0.33 27.00 29.00 17.33 240.302 1696 432 432 92 23
24 304 - FATİH POLAT 6 / B 6 9 3.00 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.67 218.551 1927 488 488 98 24
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İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU Paraf 123240603 6. Sınıf Deneme-3 2316 589 589 100

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.49 5.74 5.58 5.53 3.43 4.38 6.29 2.68 5.40 4.34 3.73 3.10 7.09 4.97 5.43 6.02 6.66 3.80 36.77 27.21 27.70 295.530
Şube Ortalaması 9.17 4.61 7.64 6.74 2.74 5.83 8.09 1.65 7.54 5.96 3.04 4.94 7.52 4.43 6.04 7.91 5.74 6.00 45.39 22.22 37.99 335.410

1 333 - RÜVEYDA BİRİNCİ 6 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 14 1 13.67 12 3 11.00 66.00 9.00 63.00 450.844 50 11 11 2 1
2 300 - ESLEM AKKARGAN 6 / C 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 14 1 13.67 13 2 12.33 64.00 11.00 60.33 440.258 75 20 20 4 2
3 283 - BUĞLEM AKKARGAN 6 / C 15 0 15.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 14 1 13.67 11 4 9.67 62.00 13.00 57.67 436.960 86 21 21 5 3
4 360 - ZEYNEP GÜL BABACAN 6 / C 10 3 9.00 8 2 7.33 9 0 9.00 7 1 6.67 13 1 12.67 10 3 9.00 57.00 10.00 53.67 405.851 233 53 53 10 4
5 340 - SÜMEYRA USANMAZ 6 / C 11 3 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 5 5 3.33 11 3 10.00 11 4 9.67 58.00 15.00 53.00 401.409 262 62 62 13 5
6 109 - FEYZA TORUN 6 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 4 8.67 11 4 9.67 56.00 18.00 50.00 381.944 376 90 90 18 6
7 349 - ELİF NAZ ÖZKAN 6 / C 10 4 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 11 1 10.67 8 6 6.00 54.00 16.00 48.67 378.486 395 99 99 21 7
8 357 - Z MER EM ÖZKARAKAŞ 6 / C 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 5 7.33 10 5 8.33 50.00 24.00 42.00 357.447 521 128 128 26 8
9 9 - BETÜL Z YILMAZ 6 / C 10 5 8.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 11 4 9.67 6 9 3.00 51.00 24.00 43.00 352.000 560 142 142 31 9

10 305 - FATMA NEHİR GENÇ 6 / C 11 3 10.00 7 2 6.33 7 3 6.00 6 2 5.33 8 1 7.67 6 6 4.00 45.00 17.00 39.33 344.267 610 160 160 34 10
11 318 - İKRANUR ÖZCAN 6 / C 9 5 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 3 3.00 6 1 5.67 8 3 7.00 45.00 14.00 40.33 342.384 626 166 166 35 11
12 358 - ZEYNEP YILDIZ 6 / C 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 7 8 4.33 7 8 4.33 49.00 26.00 40.33 341.440 648 174 174 39 12
13 294 - ELİF BEGÜM KARAÇELİ 6 / C 11 2 10.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 3 4.00 4 9 1.00 7 7 4.67 41.00 27.00 32.00 309.900 926 250 250 57 13
14 338 - SİNEM BERRA YERİŞEN 6 / C 10 4 8.67 8 1 7.67 6 1 5.67 7 0 7.00 2 5 0.33 6 6 4.00 39.00 17.00 33.33 305.284 969 266 266 59 14
15 157 - ZEYNEP ESLEM ALTIND 6 / C 7 5 5.33 4 2 3.33 6 4 4.67 4 4 2.67 4 6 2.00 10 2 9.33 35.00 23.00 27.33 299.540 1023 277 277 62 15
16 354 - ECRİN NAZ BENSİZ 6 / C 6 9 3.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 8 4.33 9 6 7.00 41.00 34.00 29.67 299.333 1027 280 280 63 16
17 212 - ZEYNEP ZÜMRA HAMARA 6 / C 6 5 4.33 6 2 5.33 10 0 10.00 6 3 5.00 2 1 1.67 7 4 5.67 37.00 15.00 32.00 298.209 1039 285 285 66 17
18 174 - MERVE ELVİN ALMAY 6 / C 7 6 5.00 4 6 2.00 10 0 10.00 5 4 3.67 4 3 3.00 7 5 5.33 37.00 24.00 29.00 294.891 1069 292 292 68 18
19 301000 - ESLEM ŞENGÜL ULUDAĞ 6 / C 7 5 5.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 4 1.67 5 5 3.33 6 6 4.00 34.00 27.00 25.00 282.682 1209 323 323 78 19
20 308 - GÜLSENA DEMİRPOLAT 6 / C 8 6 6.00 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 7 7 4.67 6 9 3.00 36.00 37.00 23.67 281.951 1217 326 326 80 20
21 156 - AYBÜKE YÜKSEL 6 / C 6 7 3.67 6 3 5.00 8 1 7.67 7 1 6.67 4 7 1.67 5 8 2.33 36.00 27.00 27.00 274.435 1297 344 344 82 21
22 312 - HAL İMECİĞERCİ 6 / C 7 6 5.00 4 4 2.67 7 3 6.00 1 7 -1.33 5 7 2.67 2 11 -1.67 26.00 38.00 13.33 234.384 1763 450 450 95 22
23 317 - HAYRNİS ADEMİR 6 / C 3 10 -0.33 6 3 5.00 8 1 7.67 3 7 0.67 1 13 -3.33 4 11 0.33 25.00 45.00 10.00 200.535 2086 524 524 99 23



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU Paraf 123240603 6. Sınıf Deneme-3 2316 589 589 100

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 7.49 5.74 5.58 5.53 3.43 4.38 6.29 2.68 5.40 4.34 3.73 3.10 7.09 4.97 5.43 6.02 6.66 3.80 36.77 27.21 27.70 295.530
Şube Ortalaması 7.86 5.73 5.95 5.73 3.50 4.56 7.36 2.00 6.70 5.00 3.55 3.82 7.00 4.00 5.67 5.36 6.77 3.11 38.32 25.55 29.80 300.748

1 159 - AYŞENUR ÖZTÜRK 6 / D 10 5 8.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 2 11.33 7 8 4.33 57.00 17.00 51.33 381.731 378 91 91 19 1
2 34 - AMİNE AZİMOĞLU 6 / D 11 2 10.33 6 3 5.00 9 0 9.00 8 1 7.67 9 2 8.33 7 1 6.67 50.00 9.00 47.00 374.091 417 106 106 22 2
3 347 - AYŞE CEYLİN KOPAR 6 / D 11 3 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 12 1 11.67 3 9 0.00 50.00 19.00 43.67 355.551 533 131 131 27 3
4 363 - MERYEM AZRA TAYFUR 6 / D 8 3 7.00 8 2 7.33 6 3 5.00 4 3 3.00 10 1 9.67 9 4 7.67 45.00 16.00 39.67 352.360 549 136 136 28 4
5 184 - MEHLİKA CANSIZ 6 / D 9 3 8.00 7 2 6.33 7 0 7.00 2 7 -0.33 8 3 7.00 9 3 8.00 42.00 18.00 36.00 339.200 666 183 183 43 5
6 309 - GÜLSÜM ELA DAVRAN 6 / D 10 4 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 5 1 4.67 4 2 3.33 44.00 12.00 40.00 332.509 726 202 202 46 6
7 293 - ELİF A TAŞ 6 / D 8 6 6.00 7 3 6.00 8 1 7.67 10 0 10.00 7 5 5.33 7 6 5.00 47.00 21.00 40.00 331.591 729 204 204 47 7
8 152 - ARNİSA DENEL 6 / D 7 8 4.33 8 2 7.33 5 5 3.33 5 5 3.33 11 3 10.00 8 6 6.00 44.00 29.00 34.33 327.623 765 212 212 48 8
9 348 - ELA NİSA DÖNMEZ 6 / D 10 5 8.33 5 4 3.67 6 4 4.67 4 3 3.00 10 2 9.33 6 8 3.33 41.00 26.00 32.33 324.231 794 220 220 50 9

10 310 - HABİBE GÖKTÜRK 6 / D 10 4 8.67 6 1 5.67 9 0 9.00 3 6 1.00 4 6 2.00 8 5 6.33 40.00 22.00 32.67 314.342 890 242 242 51 10
11 319 - İREM YILMAZ 6 / D 9 3 8.00 6 3 5.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 4 3.67 5 7 2.67 41.00 21.00 34.00 310.644 918 246 246 55 11
12 213 - ELİF ECRİN ÜMÜŞ 6 / D 8 5 6.33 7 2 6.33 9 0 9.00 1 4 -0.33 7 2 6.33 2 1 1.67 34.00 14.00 29.33 298.449 1034 283 283 65 12
13 359 - MMÜGÜLSÜM BAŞODA 6 / D 6 9 3.00 4 6 2.00 9 1 8.67 5 5 3.33 9 6 7.00 7 8 4.33 40.00 35.00 28.33 295.849 1061 291 291 67 13
14 1000 - EBRAR SARE MERMERTA 6 / D 8 6 6.00 6 3 5.00 8 1 7.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 9 1.00 38.00 27.00 29.00 290.435 1110 299 299 70 14
15 253 - MELİKE KURTLUK 6 / D 8 2 7.33 1 6 -1.00 6 2 5.33 6 0 6.00 5 5 3.33 6 6 4.00 32.00 21.00 25.00 288.056 1137 305 305 72 15
16 297 - ELİF EYLÜL GECE 6 / D 7 5 5.33 4 3 3.00 6 2 5.33 5 2 4.33 3 7 0.67 5 6 3.00 30.00 25.00 21.67 264.116 1430 372 372 84 16
17 367 - ELAY SARE ÖZGEN 6 / D 7 8 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 3 0.00 6 6 4.00 5 10 1.67 27.00 39.00 14.00 246.900 1611 410 410 87 17
18 368 - ZEHRA ÇETİNKAYA 6 / D 8 6 6.00 7 2 6.33 7 3 6.00 4 1 3.67 0 1 -0.33 1 8 -1.67 27.00 21.00 20.00 246.300 1627 414 414 88 18
19 143 - DURU GÜNAY 6 / D 3 11 -0.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 8 7 5.67 3 12 -1.00 33.00 41.00 19.33 244.558 1648 418 418 89 19
20 316 - HAYRUNNİSA DENEL 6 / D 4 11 0.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 7 8 4.33 5 10 1.67 29.00 46.00 13.67 236.133 1752 446 446 93 20
21 361000 - FADİK CAN ALICI 6 / D 5 8 2.33 2 7 -0.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 4 4 2.67 5 10 1.67 26.00 39.00 13.00 235.309 1756 447 447 94 21
22 295 - ELİF BENAN TÜRK 6 / D 6 9 3.00 4 6 2.00 5 4 3.67 3 7 0.67 6 8 3.33 2 10 -1.33 26.00 44.00 11.33 226.484 1837 463 463 96 22


