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İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU Paraf 123240703 7. Sınıf Deneme-3 2580 663 564 113

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.39 7.71 7.82 6.00 3.13 4.95 6.95 2.44 6.13 4.96 3.13 3.92 8.37 6.37 6.25 7.58 9.08 4.56 44.25 31.86 33.63 301.679

İl Ortalaması 9.84 8.29 7.08 5.69 3.40 4.55 6.51 2.77 5.58 4.87 3.51 3.70 7.55 7.63 5.01 6.84 9.99 3.51 41.30 35.58 29.44 286.457
Okul Ortalaması 11.16 7.43 8.68 7.49 2.27 6.73 8.29 1.52 7.79 5.80 3.05 4.78 8.38 6.12 6.34 8.36 9.30 5.26 49.48 29.70 39.58 314.106

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 5 - ECRİN ERVA TIĞLI 7 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 14 5 12.33 78.00 11.00 74.34 444.665 106 11 9 1
2 114 - NURSİMA KOTAN 7 / C 17 2 16.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 1 16.67 13 5 11.33 75.00 10.00 71.67 433.127 155 15 11 2
3 110 - EBRAR BAŞTÜRKMEN 7 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 2 14.33 13 6 11.00 77.00 9.00 74.00 430.552 167 18 13 3
4 32 - EZGİ YILMAZ 7 / D 15 4 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 15 4 13.67 17 2 16.33 75.00 12.00 71.00 424.915 186 21 16 4
5 0 - ELİF ALMİNA KARAGÖZ 7 / D 14 6 12.00 7 1 6.67 9 1 8.67 8 0 8.00 19 0 19.00 11 5 9.33 68.00 13.00 63.67 418.936 220 25 18 5
6 97 - MEHMET BAHA PARTO 7 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 15 2 14.33 13 7 10.67 71.00 16.00 65.67 409.377 275 31 24 6
7 126 - ALİ SAMİ AYDEMİR 7 / E 15 4 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 1 7.67 16 2 15.33 11 8 8.33 70.00 15.00 65.00 406.474 289 34 26 7
8 27 - ZEYNEP ÖLMEZ 7 / C 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 14 3 13.00 11 5 9.33 67.00 15.00 62.01 404.341 303 35 27 8
9 164 - İKRİME TÜZNER 7 / D 14 4 12.67 8 2 7.33 8 1 7.67 8 2 7.33 15 3 14.00 14 6 12.00 67.00 18.00 61.00 400.301 327 40 31 9

10 260 - MEHMET AKİF SANCAK 7 / A 14 4 12.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 1 3.67 19 1 18.67 9 11 5.33 63.00 20.00 56.34 400.254 329 41 32 10
11 24 - ZEYNEP BALABAN 7 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 17 2 16.33 11 9 8.00 67.00 21.00 60.00 399.117 339 44 34 11
12 160 - MUHAMMED ALİ KARATAŞ 7 / E 13 6 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 16 3 15.00 11 8 8.33 70.00 17.00 64.33 398.486 342 46 36 12
13 261 - AYŞE DOĞAN 7 / C 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 6 11.00 14 5 12.33 71.00 17.00 65.34 398.332 343 47 37 13
14 102 - MELİSA GÜNDOĞDU 7 / D 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 13 7 10.67 17 3 16.00 69.00 21.00 62.01 394.758 369 50 39 14
15 226 - ESMA MEŞE 7 / C 12 7 9.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 13 5 11.33 15 5 13.33 69.00 18.00 63.00 388.693 403 55 43 15
16 41 - HÜSEYİN ÇETİNKAYA 7 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 14 3 13.00 11 8 8.33 68.00 18.00 62.00 388.574 404 56 44 16
17 207 - AZRA KARABACAK 7 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 11 6 9.00 14 6 12.00 68.00 19.00 61.67 383.941 439 59 47 17
18 101 - MELİKE BAYRAKTAR 7 / D 15 5 13.33 7 2 6.33 9 1 8.67 6 3 5.00 14 2 13.33 11 7 8.67 62.00 20.00 55.33 383.828 440 60 48 18
19 26 - SÜMEYRA NUR KURT 7 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 13 4 11.67 12 7 9.67 65.00 21.00 58.00 382.222 446 61 49 19
20 66 - FATIMA BERİL ERKE 7 / C 12 6 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 14 3 13.00 12 6 10.00 64.00 19.00 57.66 381.898 450 62 50 20
21 4 - KEVSER IRMAK ŞAHİN 7 / C 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 11 6 9.00 16 4 14.67 66.00 21.00 59.00 379.640 458 63 51 21
22 103 - HASAN DOĞAN 7 / E 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 15 3 14.00 11 9 8.00 63.00 24.00 55.00 376.769 478 68 55 22
23 139 - SALİH ARSLAN 7 / E 10 6 8.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 3 5.00 15 3 14.00 11 9 8.00 61.00 22.00 53.67 372.522 508 78 64 23
24 116 - ERVA ERGİN 7 / C 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 4 2.67 14 6 12.00 12 8 9.33 61.00 27.00 52.01 369.645 530 83 67 24
25 238 - BERKAYÖZ 7 / A 14 5 12.33 10 0 10.00 9 1 8.67 5 5 3.33 14 4 12.67 9 11 5.33 61.00 26.00 52.33 367.837 542 84 68 25
26 72 - AZRA NUR ÇALIK 7 / C 12 8 9.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 13 6 11.00 10 9 7.00 64.00 24.00 56.00 363.058 571 91 73 26
27 136 - ÖMER DENİZ YÜKSEL 7 / A 10 7 7.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 14 3 13.00 10 8 7.33 56.00 24.00 48.00 357.617 615 96 78 27
28 73 - BELİNAY KOCA 7 / C 15 1 14.67 7 1 6.67 8 1 7.67 7 3 6.00 7 2 6.33 12 5 10.33 56.00 13.00 51.67 354.093 653 101 83 28
29 205 - MUSTAFA YİĞİT DİNÇ 7 / E 9 11 5.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 15 3 14.00 9 9 6.00 57.00 29.00 47.33 353.958 657 102 84 29
30 269 - HUZEYFE İZMİR 7 / A 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 12 3 11.00 7 8 4.33 55.00 25.00 46.66 348.678 700 112 91 30
31 82 - BURHAN KÖKSOY 7 / B 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 9 7 6.67 13 4 11.67 57.00 26.00 48.34 345.701 722 118 97 31
32 3 - FATIMA ÇAYIRLI 7 / C 10 9 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 13 6 11.00 10 9 7.00 57.00 30.00 46.99 345.042 733 121 99 32
33 147 - EMRE TAYTAN 7 / E 12 8 9.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 9 7 6.67 13 7 10.67 59.00 27.00 50.01 343.750 746 126 104 33
34 122 - AZRA MELİS TAPU 7 / D 14 6 12.00 7 2 6.33 9 1 8.67 7 2 6.33 8 9 5.00 13 5 11.33 58.00 25.00 49.66 342.291 758 130 108 34
35 16 - YÜSRA UZUNKAYA 7 / C 9 9 6.00 7 2 6.33 8 2 7.33 7 3 6.00 13 5 11.33 10 8 7.33 54.00 29.00 44.32 341.424 768 132 110 35
36 120 - ZEYNEP SUDE KILIÇ 7 / D 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 11 5.33 11 9 8.00 60.00 30.00 50.00 339.929 788 135 112 36
37 313 - ALPEREN YILMAZ 7 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 7 7.67 8 10 4.67 58.00 27.00 49.00 338.274 800 138 115 37
38 52 - FATİH ŞAHİN 7 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 8 6.33 11 9 8.00 58.00 29.00 48.33 333.715 831 147 120 38
39 94 - METEHAN BÜLBÜL 7 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 10 5 8.33 6 13 1.67 55.00 29.00 45.33 332.784 838 151 123 39
40 148 - ERKAN DİLBAZ 7 / B 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 11 6 9.00 6 8 3.33 55.00 26.00 46.33 332.530 840 152 124 40
41 222 - ZAHİT SUNAR 7 / B 13 4 11.67 10 0 10.00 7 3 6.00 8 1 7.67 9 2 8.33 6 10 2.67 53.00 20.00 46.34 332.528 841 153 125 41
42 99 - MEHMED SALİH KILIÇ 7 / B 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 4 5.67 10 7 7.67 57.00 21.00 50.01 332.297 842 154 126 42
43 50 - AYŞE BURÇAK ERKE 7 / C 12 7 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 1 1.67 10 3 9.00 9 11 5.33 50.00 25.00 41.67 331.266 849 156 128 43
44 11 - KAAN EFE HAN 7 / E 13 7 10.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 2 6.33 11 7 8.67 7 13 2.67 55.00 32.00 44.34 329.726 861 161 133 44
45 456 - MUHAMMED ATABEY 7 / B 11 6 9.00 8 1 7.67 8 2 7.33 4 1 3.67 10 3 9.00 7 6 5.00 48.00 19.00 41.67 328.829 865 162 134 45
46 262 - RABİA BETÜL ÖZKAN 7 / C 10 10 6.67 10 0 10.00 10 0 10.00 4 6 2.00 11 7 8.67 9 9 6.00 54.00 32.00 43.34 327.905 875 165 136 46
47 447 - KADİREFE YAVUZ 7 / E 10 10 6.67 5 5 3.33 9 1 8.67 4 6 2.00 12 4 10.67 9 9 6.00 49.00 35.00 37.34 327.524 878 166 137 47
48 40 - MAHİNUR ÇINAR 7 / D 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 5 5 3.33 8 11 4.33 6 12 2.00 57.00 30.00 46.99 327.049 887 169 139 48
49 181 - YİĞİT ALİ YILMAZ 7 / A 12 6 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 4 7.67 6 11 2.33 54.00 24.00 46.00 325.179 908 176 144 49
50 344 - FEYZA HACER UZUN 7 / C 12 8 9.33 10 0 10.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 10 7 7.67 9 11 5.33 52.00 35.00 40.33 323.199 925 180 147 50
51 115 - RANA GÜL EMER 7 / C 13 6 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 4 5 2.33 10 5 8.33 8 11 4.33 49.00 33.00 37.99 323.078 928 181 148 51
52 15 - ZEHRANUR AYTEKİN 7 / C 12 7 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 9 9 6.00 10 10 6.67 54.00 33.00 43.01 322.697 932 183 150 52
53 554 - MUHAMMET EMİN EREN 7 / E 14 6 12.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 8 12 4.00 12 8 9.33 51.00 39.00 38.00 316.537 990 197 163 53
54 119 - VUSLAT ESİLA BATI 7 / D 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 7 5.67 5 10 1.67 51.00 29.00 41.34 315.405 1006 201 167 54
55 650 - BENAN GÜN 0 / 0 11 7 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 1 4.67 9 6 7.00 7 11 3.33 50.00 27.00 41.01 315.115 1010 202 168 55
56 125 - BERİL D ĞAN 7 / D 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 11 3.33 8 11 4.33 54.00 33.00 42.99 313.300 1022 206 170 56
57 21 - ALİ OSMAN ALKAN 7 / A 11 9 8.00 5 5 3.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 6 8.00 6 8 3.33 48.00 32.00 37.33 312.500 1029 208 172 57
58 187 - BEYZA DEMİR 7 / D 13 5 11.33 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 5 2 4.33 7 11 3.33 51.00 22.00 43.66 312.368 1032 210 174 58
59 163 - ÇAĞLA ÖKSÜZ 7 / D 13 6 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 5 3 4.00 9 7 6.67 6 12 2.00 48.00 33.00 37.01 309.698 1058 217 180 59
60 106 - ALİ EREN ÜNLÜ 7 / A 12 5 10.33 8 2 7.33 9 0 9.00 8 0 8.00 6 4 4.67 5 7 2.67 48.00 18.00 42.00 308.009 1080 225 186 60
61 0 - SAFA YAVUZARSLAN 7 / E 11 8 8.33 8 1 7.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 9 4.00 9 11 5.33 52.00 32.00 41.33 305.795 1107 233 193 61
62 54 - FEVZİ KOCYİGİT 7 / B 4 6 2.00 5 5 3.33 9 1 8.67 7 3 6.00 11 2 10.33 7 12 3.00 43.00 29.00 33.33 304.134 1117 236 196 62
63 10 - ARİF EMİR TUNA 7 / B 11 9 8.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 3 2.00 9 8 6.33 6 10 2.67 47.00 32.00 36.34 302.999 1136 239 199 63
64 25 - YÜSRA AKÇA Y 7 / C 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 4 3.67 8 10 4.67 7 12 3.00 50.00 36.00 38.01 301.388 1156 244 202 64
65 390 - ALİ KEREM ALINCA 7 / B 13 6 11.00 8 2 7.33 10 0 10.00 3 1 2.67 1 3 0.00 11 7 8.67 46.00 19.00 39.67 299.117 1178 251 209 65
66 752 - KEREM MERMERTA Ş 7 / E 10 8 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 6 2.00 8 8 5.33 9 11 5.33 45.00 39.00 31.99 296.031 1208 261 216 66
67 39 - ÖMER FURKAN KARAKURT 7 / E 15 5 13.33 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 6 2.00 6 11 2.33 46.00 31.00 35.66 292.396 1245 272 226 67
68 104 - TALHA İNAN 7 / A 10 10 6.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 8 10 4.67 7 10 3.67 47.00 38.00 34.35 292.371 1246 273 227 68
69 7 - ELİF SADİYE ÜNVER 7 / D 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 4 1.67 5 9 2.00 7 11 3.33 45.00 34.00 33.67 289.692 1288 282 236 69
70 108 - REYYAN PETEK 7 / D 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 5 10 1.67 9 9 6.00 48.00 35.00 36.34 289.313 1292 285 239 70
71 131 - FURKAN TURAN 7 / E 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 2 1 1.67 6 3 5.00 43.00 9.00 40.01 288.493 1301 286 240 71
72 162 - MUHAMMED BİLAL DOĞAN 0 / 0 7 4 5.67 5 0 5.00 6 0 6.00 0 1 -0.33 6 5 4.33 9 4 7.67 33.00 14.00 28.34 288.420 1302 287 241 72
73 37 - KÜBRA MELEK ALTUNAY 7 / D 10 10 6.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 7 10 3.67 6 12 2.00 49.00 36.00 37.01 288.111 1307 289 243 73
74 153 - SAMET ARSLAN 7 / B 7 9 4.00 6 4 4.67 10 0 10.00 3 7 0.67 6 2 5.33 9 11 5.33 41.00 33.00 30.00 287.341 1317 295 249 74
75 140 - AMİNE ECRİN BEŞLİ 7 / C 8 10 4.67 7 2 6.33 8 2 7.33 2 2 1.33 4 1 3.67 9 6 7.00 38.00 23.00 30.33 285.071 1344 304 253 75
76 121 - AYLİN AYSU 7 / D 12 8 9.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 7 0.67 7 8 4.33 5 13 0.67 44.00 39.00 31.00 284.963 1346 305 254 76
77 166 - MERVE BUĞLEM AYSAN 7 / C 15 5 13.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 3 13 -1.33 7 13 2.67 51.00 35.00 39.33 283.999 1362 311 259 77
78 112 - SÜMEYYE ESRA YAŞAR 7 / D 13 5 11.33 5 5 3.33 9 1 8.67 5 2 4.33 5 8 2.33 5 10 1.67 42.00 31.00 31.66 283.005 1380 316 264 78
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79 169 - MUHAMMED ALİ DÖNMEZ 7 / B 3 8 0.33 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 0 0 0.00 15 4 13.67 42.00 18.00 36.01 282.161 1389 317 265 79
80 2 - MUAZ BULUT 7 / A 7 12 3.00 5 5 3.33 10 0 10.00 4 6 2.00 10 7 7.67 4 9 1.00 40.00 39.00 27.00 281.817 1393 319 267 80
81 2370 - HİRANUR KARAKÖSE 7 / D 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 12 2.00 6 14 1.33 48.00 40.00 34.66 280.610 1417 328 275 81
82 132 - MURAT YÖŞ 7 / E 7 7 4.67 4 4 2.67 7 2 6.33 1 2 0.33 9 6 7.00 6 11 2.33 34.00 32.00 23.33 279.375 1437 333 280 82
83 8 - ERVA AKGUL 7 / D 10 8 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 7 7 4.67 2 14 -2.67 44.00 34.00 32.66 277.243 1466 342 289 83
84 241 - ZEYNEP IŞIK 7 / D 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 5 11 1.33 8 11 4.33 42.00 43.00 27.66 274.740 1495 352 295 84
85 250 - YUSUF NURİ YILMAZ 7 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 1 1 0.67 6 14 1.33 42.00 30.00 32.00 273.616 1512 358 300 85
86 123 - BERİL FETTAH 7 / D 8 12 4.00 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 9 4.00 6 14 1.33 44.00 42.00 30.00 271.858 1528 363 304 86
87 154 - ABDULLAH ARİF SELÇUK 7 / E 8 4 6.67 8 2 7.33 8 2 7.33 1 2 0.33 1 5 -0.67 11 9 8.00 37.00 24.00 28.99 270.542 1536 366 307 87
88 88 - BEDİRHAN ÖZATA 7 / A 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 4 7 1.67 4 11 0.33 40.00 36.00 28.00 267.816 1568 376 315 88
89 42 - HÜSEYİN EMRE YAYLA 7 / A 13 4 11.67 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 1 2 0.33 2 6 0.00 36.00 22.00 28.66 266.753 1581 380 319 89
90 0 - EMİN PEKDEMİR 7 / B 11 6 9.00 8 1 7.67 10 0 10.00 3 1 2.67 0 1 -0.33 5 10 1.67 37.00 19.00 30.68 265.875 1593 384 322 90
91 334 - MERYEM YÜKSEL 7 / C 10 9 7.00 8 2 7.33 8 1 7.67 8 2 7.33 5 12 1.00 5 14 0.33 44.00 40.00 30.66 263.938 1619 393 328 91
92 13 - KEREM TAHA KOÇ 7 / B 11 8 8.33 8 0 8.00 4 0 4.00 0 0 0.00 6 9 3.00 2 11 -1.67 31.00 28.00 21.66 258.291 1690 412 344 92
93 130 - MUHAMMED SAİD AKYÜ Z 7 / B 10 8 7.33 7 2 6.33 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 5 2.33 29.00 17.00 23.32 254.574 1749 425 355 93
94 221 - ÖMER FETTAH 7 / E 10 10 6.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 2 3.33 1 4 -0.33 4 9 1.00 36.00 28.00 26.67 253.723 1763 429 358 94
95 17 - ZAHİD ÖZEREN 7 / A 6 14 1.33 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 6 11 2.33 34.00 48.00 17.99 253.495 1766 430 359 95
96 151 - FATMAZEHRA ÇABUK 7 / D 10 10 6.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 5 12 1.00 7 13 2.67 37.00 50.00 20.34 253.317 1767 431 360 96
97 63 - YÜK EL EFE SÖYLEMEZ 7 / E 7 11 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 1 7 -1.33 5 9 2.00 7 10 3.67 32.00 45.00 17.01 248.673 1834 449 371 97
98 107 - BERHAN SARIYILDIZ 7 / A 7 13 2.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 2 12 -2.00 6 9 3.00 41.00 38.00 28.34 244.736 1881 462 382 98
99 149 - ENSAR ASLAN 7 / B 8 10 4.67 5 4 3.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 8 12 4.00 3 16 -2.33 31.00 55.00 12.67 240.763 1931 471 388 99

100 239 - TUNAHAN SÜR 7 / E 8 9 5.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 0 3 -1.00 6 13 1.67 32.00 37.00 19.68 237.978 1975 485 398 100
101 275 - EYMEN BİLGİLİ 7 / E 8 9 5.00 3 5 1.33 6 3 5.00 4 4 2.67 5 10 1.67 3 13 -1.33 29.00 44.00 14.34 235.662 2005 491 404 101
102 0 - AYŞE UĞUR 7 / C 7 13 2.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 0 0 0.00 7 13 2.67 29.00 41.00 15.34 233.745 2029 500 412 102
103 680 - HAMZA KILIÇ 7 / B 7 13 2.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 2 1.33 3 6 1.00 4 7 1.67 26.00 38.00 13.33 232.938 2041 504 416 103
104 48 - HÜSEYİN SEFA YILDIZ 7 / E 2 11 -1.67 4 6 2.00 5 3 4.00 4 6 2.00 4 2 3.33 5 9 2.00 24.00 37.00 11.66 232.647 2046 507 419 104
105 396 - HASAN T DERTLİOĞLU 7 / B 9 10 5.67 4 6 2.00 6 3 5.00 3 7 0.67 5 13 0.67 3 15 -2.00 30.00 54.00 12.01 228.104 2117 524 435 105
106 26 - YAPRAK OKUYUCU 7 / C 4 16 -1.33 7 3 6.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 5 15 0.00 8 12 4.00 32.00 57.00 13.01 225.516 2158 537 447 106
107 182 - EFE KAPAN 7 / A 8 12 4.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 5 15 0.00 29.00 50.00 12.34 224.292 2181 546 456 107
108 264 - EMİR ASIM ÇETİNGÖZ 7 / B 3 17 -2.67 3 7 0.67 9 1 8.67 1 8 -1.67 4 12 0.00 9 11 5.33 29.00 56.00 10.33 222.352 2205 555 464 108
109 172 - ERTUĞRUL AYDIN 7 / B 1 8 -1.67 3 7 0.67 6 4 4.67 6 4 4.67 1 11 -2.67 10 8 7.33 27.00 42.00 13.00 219.593 2235 562 471 109
110 185 - YAĞIZ ÖZKARAKAŞOĞLU 7 / B 3 13 -1.33 6 2 5.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 9 2.00 4 11 0.33 24.00 49.00 7.66 218.655 2246 564 472 110
111 87 - AKİF YİĞİT AYATA 7 / A 6 11 2.33 7 3 6.00 5 3 4.00 5 4 3.67 0 14 -4.67 5 11 1.33 28.00 46.00 12.66 205.878 2400 613 517 111
112 137 - ÖMER FARUK ÇELEBİ 7 / B 4 15 -1.00 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 27.00 62.00 6.34 202.262 2439 623 527 112
113 64 - BÜŞRA SEDA KARATAŞ 7 / C 5 15 0.00 3 6 1.00 9 1 8.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 13 -0.33 26.00 55.00 7.68 201.522 2445 626 529 113


