
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU Yanıt 223240804 8. Sınıf Deneme-4 2904 799 507 108

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.26 5.73 10.35 6.08 2.63 5.21 6.92 2.23 6.18 4.88 2.47 4.06 5.63 5.57 3.77 8.83 7.07 6.47 44.60 25.70 36.03 303.500
Şube Ortalaması 11.91 4.95 10.26 6.55 1.91 5.91 7.59 1.41 7.12 4.45 2.36 3.67 7.95 5.59 6.09 8.64 6.95 6.32 47.09 23.18 39.37 318.098

1 76 - BİLAL ORDUERİ 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 17 2 16.33 14 4 12.67 74.00 13.00 69.67 431.555 240 58 27 8 1
2 168 - ÖMER TOPDAŞ 8 / A 16 4 14.67 6 3 5.00 8 2 7.33 6 4 4.67 15 4 13.67 15 4 13.67 66.00 21.00 59.01 403.690 371 109 54 18 2
3 65 - ÖMER KALELİ 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 12 6 10.00 15 4 13.67 72.00 15.00 67.01 401.901 381 113 57 19 3
4 225 - ABDULLAHKEREM TEM 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 13 7 10.67 15 5 13.33 69.00 21.00 62.00 394.093 419 124 65 22 4
5 141 - ONUR ERMİŞ 8 / A 12 7 9.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 14 5 12.33 16 3 15.00 66.00 21.00 59.00 390.954 440 131 69 23 5
6 198 - MURAT KURTULUŞ 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 10 4 8.67 7 9 4.00 61.00 18.00 55.01 358.566 655 209 118 37 6
7 170 - EMİN MAZLUM 8 / A 14 4 12.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 6 6.00 11 5 9.33 58.00 20.00 51.34 346.271 742 242 141 43 7
8 224 - RAFET TOKAT 8 / A 12 6 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 12 4 10.67 7 8 4.33 53.00 26.00 44.33 340.392 799 260 153 46 8
9 183 - MUHAMMED KAYA 8 / A 14 3 13.00 7 1 6.67 6 3 5.00 3 4 1.67 10 7 7.67 9 9 6.00 49.00 27.00 40.01 330.611 882 287 169 52 9

10 51 - BIÇAK YAVUZ 8 / A 14 4 12.67 6 2 5.33 7 2 6.33 2 2 1.33 10 6 8.00 7 5 5.33 46.00 21.00 38.99 328.683 896 290 172 53 10
11 233 - SAİT UCA 8 / A 12 8 9.33 6 1 5.67 10 0 10.00 7 3 6.00 10 6 8.00 7 8 4.33 52.00 26.00 43.33 326.216 922 298 179 55 11
12 55 - BEDİRHAN YILMAZ 8 / A 10 9 7.00 6 4 4.67 9 1 8.67 4 4 2.67 10 7 7.67 9 7 6.67 48.00 32.00 37.35 316.559 1041 337 197 57 12
13 197 - TUNAALP KILINÇ 8 / A 13 6 11.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 4 2.67 6 11 2.33 11 7 8.67 51.00 31.00 40.67 310.326 1112 359 209 61 13
14 188 - EMİR UZUNER 8 / A 8 8 5.33 7 1 6.67 10 0 10.00 1 1 0.67 5 1 4.67 11 7 8.67 42.00 18.00 36.01 302.954 1235 396 232 67 14
15 75 - EYÜP KABAN 8 / A 10 7 7.67 8 2 7.33 5 4 3.67 4 6 2.00 9 7 6.67 6 10 2.67 42.00 36.00 30.01 293.888 1379 440 259 73 15
16 86 - ÖMER YİĞİT 8 / A 14 6 12.00 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 13 -0.33 6 10 2.67 45.00 38.00 32.34 275.539 1686 535 317 82 16
17 44 - MUSTAFA TÜFENK 8 / A 14 2 13.33 7 2 6.33 3 1 2.67 0 0 0.00 4 13 -0.33 8 9 5.00 36.00 27.00 27.00 275.430 1688 537 318 83 17
18 392 - ÖMER FARUKSEVİNÇTEK 8 / A 15 4 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 3 2.00 3 9 0.00 5 11 1.33 40.00 33.00 29.00 272.934 1724 549 328 85 18
19 0 - EYMEN ZORA 8 / A 8 9 5.00 6 4 4.67 8 2 7.33 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 15.00 18.00 237.135 2353 706 431 102 19
20 227 - TALHA ZORLU 8 / A 4 4 2.67 4 2 3.33 6 2 5.33 1 1 0.67 3 5 1.33 3 7 0.67 21.00 21.00 14.00 233.586 2412 717 438 103 20
21 138 - ÖMER MAZI 8 / A 5 5 3.33 0 1 -0.33 7 2 6.33 2 1 1.67 0 0 0.00 4 11 0.33 18.00 20.00 11.33 224.486 2545 743 458 105 21
22 98 - EYMEN ZORA R 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 0.67 4.00 10.00 0.67 202.387 2769 775 488 108 22
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.26 5.73 10.35 6.08 2.63 5.21 6.92 2.23 6.18 4.88 2.47 4.06 5.63 5.57 3.77 8.83 7.07 6.47 44.60 25.70 36.03 303.500
Şube Ortalaması 15.81 3.67 14.59 8.86 1.00 8.52 8.57 1.19 8.18 7.71 1.10 7.35 12.33 3.38 11.21 12.57 5.33 10.79 65.86 15.67 60.64 389.033

1 145 - AHMET SELİM KURŞUN 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 86.00 4.00 84.66 486.566 10 6 1 1 1
2 194 - İSMAİL EMİN ER 8 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 18 2 17.33 86.00 4.00 84.67 478.226 32 9 3 2 2
3 134 - REŞAD AKÇİN 8 / B 18 1 17.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 18 2 17.33 19 1 18.67 84.00 5.00 82.34 469.679 61 19 7 3 3
4 209 - UMUT SÖYLER 8 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 16 3 15.00 82.00 7.00 79.67 454.470 124 33 14 5 4
5 208 - ERDEM EŞEN 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 15 4 13.67 77.00 12.00 73.00 442.689 181 46 21 6 5
6 171 - YÜCEL DEMİRLİ 8 / B 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 17 2 16.33 17 2 16.33 76.00 12.00 72.00 442.657 182 47 22 7 6
7 77 - YUSUF BAYRAM 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 16 4 14.67 13 6 11.00 76.00 13.00 71.67 426.120 270 73 35 10 7
8 246 - YİĞİT KIZAKLI 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 3 15.00 12 4 10.67 73.00 12.00 69.01 417.508 315 90 44 13 8
9 142 - FİKRET SOYDABİRCAN 8 / B 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 10 10 6.67 72.00 18.00 66.00 414.272 330 96 47 15 9

10 179 - YUSUF ÖZCAN 8 / B 16 4 14.67 10 0 10.00 7 2 6.33 8 2 7.33 16 3 15.00 12 6 10.00 69.00 17.00 63.33 407.659 352 102 50 16 10
11 220 - AHMET AYDOĞDU 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 1 6.67 18 2 17.33 67.00 11.00 63.34 390.128 445 135 71 24 11
12 199 - TAHA ARSLAN 8 / B 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 14 3 13.00 12 7 9.67 66.00 20.00 59.34 389.597 451 138 73 25 12
13 74 - ABDULLAH AKOVA 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 14 2 13.33 10 8 7.33 64.00 20.00 57.32 380.511 510 157 85 29 13
14 144 - MEHMET AKİF TEKİN 8 / B 15 5 13.33 8 1 7.67 9 1 8.67 10 0 10.00 11 4 9.67 13 6 11.00 66.00 17.00 60.34 379.623 513 160 87 30 14
15 257 - MUHAMMED AŞIK 8 / B 14 5 12.33 10 0 10.00 8 1 7.67 8 2 7.33 11 7 8.67 9 3 8.00 60.00 18.00 54.00 357.966 658 211 120 38 15
16 67 - HASAN BEDİR 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 5 5.33 9 2 8.33 60.00 13.00 55.67 351.082 707 227 131 41 16
17 56 - TUNA TOMAKİN 8 / B 14 4 12.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 4 2.67 14 5 12.33 58.00 17.00 52.34 339.287 811 264 155 47 17
18 84 - YUSUF ANIL ARSLAN 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 3 5.00 6 3 5.00 6 9 3.00 52.00 21.00 45.01 323.481 950 308 185 56 18
19 192 - ÖMER UZUNER 8 / B 15 4 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 0 0 0.00 4 6 2.00 11 8 8.33 46.00 22.00 38.66 310.851 1104 356 208 60 19
20 18 - ENES TALHA YAVUZ 8 / B 8 7 5.67 6 2 5.33 5 2 4.33 2 4 0.67 5 8 2.33 6 8 3.33 32.00 31.00 21.66 260.547 1962 616 373 93 20
21 229 - MUSTAFA EREN ALTINÖ 8 / B 12 7 9.67 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 2 5 0.33 4 16 -1.33 31.00 35.00 19.34 246.783 2204 677 412 97 21
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.26 5.73 10.35 6.08 2.63 5.21 6.92 2.23 6.18 4.88 2.47 4.06 5.63 5.57 3.77 8.83 7.07 6.47 44.60 25.70 36.03 303.500
Şube Ortalaması 13.42 4.68 11.86 6.11 1.89 5.47 6.74 1.53 6.23 6.42 2.00 5.75 6.53 5.37 4.74 7.58 7.05 5.23 46.79 22.53 39.28 312.621

1 35 - ABDULLAH EFE ÇAMUR 8 / C 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 16 4 14.67 13 7 10.67 75.00 15.00 70.01 422.825 292 81 39 11 1
2 111 - ÖMER ASAF BAŞ 8 / C 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 1 6.67 15 4 13.67 16 4 14.67 73.00 14.00 68.34 421.892 298 84 40 12 2
3 259 - DİREKLİ MUSTAFA 8 / C 15 2 14.33 10 0 10.00 8 1 7.67 9 1 8.67 16 2 15.33 12 4 10.67 70.00 10.00 66.67 414.715 325 94 45 14 3
4 245 - MERT AKMEŞE 8 / C 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 4 8.67 12 5 10.33 67.00 14.00 62.34 384.924 487 146 79 27 4
5 254 - İBRAHİM YAVUZ 8 / C 16 2 15.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 6 8.00 12 5 10.33 66.00 15.00 61.00 375.937 533 165 91 32 5
6 91 - EMRE SARITAŞ 8 / C 15 5 13.33 4 0 4.00 7 2 6.33 3 4 1.67 11 9 8.00 11 9 8.00 51.00 29.00 41.33 338.965 816 266 156 48 6
7 299 - RECEP ALGAN 8 / C 14 4 12.67 4 3 3.00 7 2 6.33 6 2 5.33 9 5 7.33 11 7 8.67 51.00 23.00 43.33 338.629 819 268 157 49 7
8 165 - EFE SAĞLAM 8 / C 14 4 12.67 5 1 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 2 7 -0.33 11 8 8.33 51.00 21.00 44.01 305.530 1186 380 221 64 8
9 38 - YASİN 8 / C 11 7 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 2 5.33 9 8 6.33 3 7 0.67 45.00 28.00 35.66 298.533 1301 417 244 69 9

10 256 - SALİH NUR 8 / C 17 3 16.00 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 13 -0.33 2 3 1.00 47.00 25.00 38.68 289.106 1454 471 275 76 10
11 247 - MURAT EFE 8 / C 14 6 12.00 4 5 2.33 10 0 10.00 8 2 7.33 4 9 1.00 6 13 1.67 46.00 35.00 34.33 282.279 1570 500 293 77 11
12 186 - YUSUF DÖNMEZ 8 / C 15 5 13.33 6 0 6.00 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 10 10 6.67 33.00 15.00 28.00 281.230 1586 508 296 78 12
13 167 - AHMET ARDA YAVUZ 8 / C 11 6 9.00 6 2 5.33 8 2 7.33 6 3 5.00 0 5 -1.67 11 8 8.33 42.00 26.00 33.32 277.266 1659 530 312 81 13
14 96 - MUHAMMED EREN ALICI 8 / C 12 7 9.67 6 3 5.00 4 1 3.67 10 0 10.00 2 5 0.33 4 6 2.00 38.00 22.00 30.67 268.980 1800 569 343 88 14
15 46 - EFE AVŞAR 8 / C 14 6 12.00 6 4 4.67 10 0 10.00 4 6 2.00 4 10 0.67 3 12 -1.00 41.00 38.00 28.34 267.165 1831 576 349 89 15
16 211 - EBUBEKİR KABAN 8 / C 11 9 8.00 4 4 2.67 6 4 4.67 2 6 0.00 5 5 3.33 2 14 -2.67 30.00 42.00 16.00 248.706 2173 669 406 95 16
17 267 - TARIK KİPOĞLU 8 / C 8 3 7.00 1 1 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 4.00 0 0 0.00 15.00 10.00 11.67 248.262 2180 672 408 96 17
18 172 - TUNA TALHA YILDIZ 8 / C 10 10 6.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 2 6 0.00 27.00 31.00 16.66 237.663 2337 701 427 100 18
19 45 - HÜSEYİN E YAZICIOĞL 8 / C 5 3 4.00 3 0 3.00 2 3 1.00 7 3 6.00 1 0 1.00 3 6 1.00 21.00 15.00 16.00 237.193 2352 705 430 101 19
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.26 5.73 10.35 6.08 2.63 5.21 6.92 2.23 6.18 4.88 2.47 4.06 5.63 5.57 3.77 8.83 7.07 6.47 44.60 25.70 36.03 303.500
Şube Ortalaması 13.43 4.57 11.91 6.61 2.26 5.85 8.30 1.43 7.83 6.04 2.52 5.20 5.17 4.74 3.59 7.74 6.30 5.64 47.30 21.83 40.03 310.025

1 78 - BELİNAY KIZAKLI 8 / D 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 19 1 18.67 17 3 16.00 83.00 7.00 80.67 464.286 77 24 10 4 1
2 129 - ZEHRA YILDIZ 8 / D 15 4 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 0 9.00 13 4 11.67 14 5 12.33 68.00 16.00 62.67 395.110 409 123 64 21 2
3 178 - ŞEVVAL MERT 8 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 13 5 11.33 7 3 6.00 65.00 13.00 60.66 385.216 483 145 78 26 3
4 200 - HAYRUNNİSA AYRANCİ 8 / D 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 4 7.67 14 3 13.00 64.00 16.00 58.67 373.406 551 173 96 34 4
5 217 - GÜLSÜM KARAGÖZ 8 / D 17 2 16.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 1 7.67 6 4 4.67 14 4 12.67 63.00 13.00 58.67 365.151 609 189 106 36 5
6 201 - TUANA KUMRU 8 / D 15 2 14.33 10 0 10.00 9 1 8.67 6 2 5.33 8 8 5.33 11 6 9.00 59.00 19.00 52.66 348.002 729 238 138 42 6
7 251 - ÜMMÜGÜLSÜM YENER 8 / D 15 4 13.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 5 1.33 9 4 7.67 8 9 5.00 50.00 27.00 41.01 331.798 874 285 167 50 7
8 95 - ZEHRA DURUKAN 8 / D 15 1 14.67 6 2 5.33 9 1 8.67 8 1 7.67 3 4 1.67 8 4 6.67 49.00 13.00 44.68 315.935 1050 340 200 59 8
9 244 - HÜMEYRA AKTUNÇ 8 / D 16 2 15.33 4 5 2.33 9 0 9.00 10 0 10.00 3 6 1.00 8 7 5.67 50.00 20.00 43.33 309.991 1121 365 212 62 9

10 204 - SILA BOZAN 8 / D 15 3 14.00 7 1 6.67 10 0 10.00 6 3 5.00 3 5 1.33 6 4 4.67 47.00 16.00 41.67 305.049 1197 384 224 65 10
11 93 - İLKİM İREM ÖZGEN 8 / D 14 5 12.33 9 0 9.00 9 1 8.67 6 4 4.67 2 9 -1.00 11 5 9.33 51.00 24.00 43.00 303.288 1229 395 231 66 11
12 49 - RAVZANUR YAĞLI 8 / D 10 7 7.67 3 3 2.00 7 2 6.33 3 5 1.33 9 5 7.33 7 6 5.00 39.00 28.00 29.66 301.488 1261 405 238 68 12
13 155 - MELEK TURHAN 8 / D 15 4 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 2 4 0.67 6 9 3.00 47.00 23.00 39.34 294.337 1370 437 256 70 13
14 118 - MİNA ŞAHİN 8 / D 16 1 15.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 0 7.00 1 0 1.00 2 4 0.67 42.00 9.00 39.00 294.042 1376 439 258 72 14
15 216 - RÜMEYSA ÖZDEMİR 8 / D 13 3 12.00 7 0 7.00 9 0 9.00 3 4 1.67 5 2 4.33 3 9 0.00 40.00 18.00 34.00 293.314 1386 443 261 74 15
16 176 - RÜMEYSA KILIÇ 8 / D 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 2 6 0.00 7 9 4.00 49.00 25.00 40.67 291.845 1409 451 265 75 16
17 68 - ZEYNEP NAZKORKUTACA 8 / D 13 4 11.67 4 4 2.67 6 4 4.67 4 4 2.67 2 4 0.67 4 3 3.00 33.00 23.00 25.35 269.737 1786 566 340 87 17
18 80 - ELİF AKBULUT 8 / D 11 7 8.67 5 3 4.00 10 0 10.00 8 2 7.33 1 5 -0.67 6 10 2.67 41.00 27.00 32.00 267.164 1832 577 350 90 18
19 243 - SAHRA SEZGÜL 8 / D 10 7 7.67 6 3 5.00 9 1 8.67 6 2 5.33 1 5 -0.67 7 8 4.33 39.00 26.00 30.33 266.309 1845 582 355 91 19
20 219 - MELİKE GÜL 8 / D 8 7 5.67 3 3 2.00 8 1 7.67 9 0 9.00 3 7 0.67 5 3 4.00 36.00 21.00 29.01 264.897 1880 595 363 92 20
21 81 - ZEHRA AYDIN 8 / D 11 7 8.67 3 5 1.33 5 5 3.33 0 4 -1.33 2 3 1.00 6 9 3.00 27.00 33.00 16.00 251.838 2119 647 392 94 21
22 266 - YAĞMUR KAYA 8 / D 11 7 8.67 6 2 5.33 9 1 8.67 1 4 -0.33 1 11 -2.67 2 9 -1.00 30.00 34.00 18.67 232.091 2439 723 443 104 22
23 720 - EDANUR *HİROĞLU 8 / D 5 12 1.00 2 8 -0.67 1 7 -1.33 1 8 -1.67 2 3 1.00 5 13 0.67 16.00 51.00 -1.00 206.276 2720 766 479 107 23
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 12.26 5.73 10.35 6.08 2.63 5.21 6.92 2.23 6.18 4.88 2.47 4.06 5.63 5.57 3.77 8.83 7.07 6.47 44.60 25.70 36.03 303.500
Şube Ortalaması 13.96 3.74 12.71 7.22 1.78 6.62 8.13 1.26 7.71 6.13 2.04 5.45 5.39 4.57 3.87 10.57 5.35 8.78 51.39 18.74 45.14 326.838

1 394 - ZÜLAL AY 8 / E 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 16 1 15.67 15 3 14.00 73.00 11.00 69.34 430.798 245 62 29 9 1
2 279 - İNCİSU FİDAN 8 / E 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 12 3 11.00 15 4 13.67 71.00 13.00 66.67 405.690 361 104 51 17 2
3 189 - ELİF DOĞAN 8 / E 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 12 5 10.33 14 6 12.00 71.00 16.00 65.66 400.649 385 115 59 20 3
4 128 - BELİNAY KÖMÜRCÜOĞLU 8 / E 15 4 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 2 6.33 11 7 8.67 14 3 13.00 66.00 17.00 60.34 380.808 508 155 84 28 4
5 175 - MERYEM YILMAZ 8 / E 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 5 6.33 17 3 16.00 67.00 16.00 61.66 377.965 525 164 90 31 5
6 215 - BERRA AĞIRMAN 8 / E 15 4 13.67 7 2 6.33 9 1 8.67 8 2 7.33 12 5 10.33 12 6 10.00 63.00 20.00 56.33 375.497 539 166 92 33 6
7 202 - ECRİN EMİNE SALIK 8 / E 15 4 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 5 5.33 15 3 14.00 64.00 15.00 59.00 365.862 606 188 105 35 7
8 79 - BETÜL TAMGÜÇ 8 / E 13 6 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 6 7.00 12 5 10.33 63.00 18.00 57.00 357.189 669 215 122 39 8
9 231 - ZEYNEP ERSOY 8 / E 16 1 15.67 8 2 7.33 7 1 6.67 10 0 10.00 5 2 4.33 12 3 11.00 58.00 9.00 55.00 353.091 690 219 125 40 9

10 190 - ECRİN BİŞKİN 8 / E 17 2 16.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 2 4.33 5 4 3.67 12 6 10.00 55.00 18.00 49.00 341.609 788 256 151 44 10
11 113 - MELEK NİSA ÜNLÜ 8 / E 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 10 1.67 13 7 10.67 62.00 23.00 54.35 341.037 794 258 152 45 11
12 47 - BELİNAY ERDOĞAN 8 / E 16 3 15.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 4 8 1.33 13 6 11.00 57.00 22.00 49.66 331.528 877 286 168 51 12
13 177 - ELİZAN TOKAY 8 / E 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 5 1.33 12 7 9.67 56.00 21.00 49.00 326.992 913 295 176 54 13
14 58 - TUANA YAREN DEMİR 8 / E 18 2 17.33 7 3 6.00 7 3 6.00 3 3 2.00 2 5 0.33 11 5 9.33 48.00 21.00 40.99 315.960 1049 339 199 58 14
15 133 - REYYAN HAFSA UÇAR 8 / E 12 2 11.33 7 0 7.00 10 0 10.00 5 2 4.33 6 4 4.67 4 4 2.67 44.00 12.00 40.00 307.644 1153 372 215 63 15
16 124 - ÖZLEM ULUDAĞ 8 / E 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 4 2.67 0 5 -1.67 12 7 9.67 47.00 25.00 38.67 294.183 1374 438 257 71 16
17 69 - HÜMEYRA ERSOY 8 / E 13 2 12.33 5 1 4.67 8 2 7.33 4 2 3.33 0 0 0.00 6 5 4.33 36.00 12.00 31.99 280.944 1588 509 297 79 17
18 70 - SILA İSPİRDEN 8 / E 12 5 10.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 3 3.00 2 8 -0.67 9 10 5.67 43.00 30.00 32.99 278.430 1635 524 307 80 18
19 59 - ALYA KARA 8 / E 13 3 12.00 6 3 5.00 9 1 8.67 1 4 -0.33 3 7 0.67 5 9 2.00 37.00 27.00 28.01 273.100 1721 547 326 84 19
20 242 - SENA ASYA CAN 8 / E 15 4 13.67 5 5 3.33 8 1 7.67 5 5 3.33 0 8 -2.67 9 11 5.33 42.00 34.00 30.66 272.236 1735 552 330 86 20
21 53 - ESMA KARA 8 / E 8 8 5.33 4 2 3.33 6 3 5.00 2 4 0.67 1 2 0.33 5 6 3.00 26.00 25.00 17.66 244.741 2228 683 416 98 21
22 61 - ŞEVVAL AKBULUT 8 / E 9 10 5.67 3 7 0.67 8 2 7.33 6 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 22.00 18.67 238.904 2316 697 424 99 22
23 6 - ŞEVVAL AKBUTUT 8 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 6 4 4.67 7.00 4.00 5.67 222.427 2564 747 462 106 23


