
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.40 5.53 6.55 4.55 4.87 2.92 5.34 3.98 4.02 5.15 3.78 3.89 7.45 5.84 5.50 7.08 6.79 4.82 37.97 30.78 27.71 311.135

Şube Ortalaması 8.82 5.14 7.11 5.18 4.68 3.62 7.46 2.39 6.67 6.00 3.21 4.93 8.00 5.00 6.33 8.07 5.18 6.34 43.54 25.61 35.00 336.369

1 500 - MUSTAFA EMİN EKŞİOĞLU 5 / A 15 0 15.00 6 4 4.67 10 0 10.00 8 2 7.33 13 2 12.33 12 3 11.00 64.00 11.00 60.33 445.717 - 231 45 5

2 527 - YAVUZ EMİR GÖKSÜ 5 / A 15 0 15.00 6 4 4.67 9 1 8.67 5 4 3.67 15 0 15.00 10 5 8.33 60.00 14.00 55.34 438.410 - 312 67 6

3 550 - KAAN BERK DEMİRAK 5 / A 13 2 12.33 5 5 3.33 9 1 8.67 8 2 7.33 13 2 12.33 11 3 10.00 59.00 15.00 53.99 421.324 - 573 133 7

4 542 - YUSUF YILMAZ 5 / A 11 4 9.67 5 5 3.33 9 1 8.67 7 3 6.00 12 3 11.00 11 4 9.67 55.00 20.00 48.34 396.963 - 1030 251 12

5 510 - MUHAMMED TALHA TAPU 5 / A 8 5 6.33 6 4 4.67 9 1 8.67 5 2 4.33 14 0 14.00 9 5 7.33 51.00 17.00 45.33 388.681 - 1213 309 16

6 713 - AHMET HÜSREV TANTAŞ 5 / A 11 3 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 2 6.33 6 7 3.67 12 2 11.33 53.00 17.00 47.33 375.331 - 1539 382 22

7 210 - SAYİT MİRAÇ KARAFAZLI 5 / A 10 5 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 5 4 3.67 11 4 9.67 12 3 11.00 49.00 25.00 40.67 373.477 - 1586 391 24

8 533 - AHMET ASIM DÖNMEZ 5 / A 13 2 12.33 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 6 8 3.33 12 2 11.33 52.00 21.00 44.99 371.252 - 1649 404 25

9 503 - KAAN BAYTAR 5 / A 11 4 9.67 6 4 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 9 6 7.00 10 5 8.33 51.00 24.00 43.01 366.559 - 1781 432 26

10 529 - ÖMER MİRAÇ KOÇYİĞİT 5 / A 11 3 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 10 5 8.33 7 8 4.33 50.00 24.00 42.00 363.682 - 1873 459 27

11 528 - ALİ NİYAZ SOYLU 5 / A 11 3 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 8 5 6.33 7 8 4.33 48.00 23.00 40.33 354.338 - 2154 535 28

12 536 - BİLAL EMRE GÖKÇE 5 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 10 0 10.00 7 3 6.00 11 4 9.67 12 3 11.00 48.00 27.00 39.00 350.937 - 2263 561 30

13 613 - ENES ÜNLÜTÜRK 5 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 9 6 7.00 8 7 5.67 46.00 29.00 36.34 339.360 - 2623 643 35

14 526 - EYMEN ASLAN TEMÜR 5 / A 9 6 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 7 3 6.00 12 3 11.00 3 10 -0.33 43.00 30.00 33.00 332.472 - 2878 707 37

15 549 - AHMET FURKAN AVCI 5 / A 10 3 9.00 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 6 8 3.33 7 6 5.00 42.00 28.00 32.66 322.169 - 3273 786 39

16 509 - MUSTAFA VARİLCİ 5 / A 9 1 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 2 0 2.00 3 6 1.00 9 3 8.00 37.00 16.00 31.67 319.150 - 3380 817 44

17 708 - YUSUF EMİR ÖZBEK 5 / A 7 7 4.67 5 5 3.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 7 3.67 10 5 8.33 42.00 30.00 32.00 317.179 - 3454 832 45

18 540 - YAĞIZ EFE BÜYÜKAKCA 5 / A 4 6 2.00 2 6 0.00 3 3 2.00 3 6 1.00 12 2 11.33 9 4 7.67 33.00 27.00 24.00 316.829 - 3466 835 46

19 545 - HAMZA AYAZ 5 / A 6 8 3.33 5 5 3.33 8 2 7.33 7 1 6.67 9 6 7.00 6 8 3.33 41.00 30.00 30.99 313.291 - 3602 865 51

20 513 - MEHMET EMİN DOĞAN 5 / A 6 9 3.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 7 3 6.00 9 6 7.00 9 5 7.33 39.00 35.00 27.33 309.884 - 3743 896 55

21 553 - HAMZA EMİR UZDEMİR 5 / A 8 6 6.00 4 6 2.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 8 4.33 7 8 4.33 41.00 33.00 29.99 308.859 - 3778 905 58

22 519 - MEHMET AKİF AKDAĞ 5 / A 4 5 2.33 5 4 3.67 7 3 6.00 4 3 3.00 4 3 3.00 7 5 5.33 31.00 23.00 23.33 284.579 - 4825 1152 81



23 530 - FURKAN ALİ KAVAK 5 / A 9 6 7.00 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 10 1.67 7 8 4.33 34.00 41.00 20.33 279.332 - 5032 1186 84

24 981 - MUHAMMET ZORA 5 / A 7 6 5.00 4 5 2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 6 9 3.00 7 8 4.33 32.00 40.00 18.66 276.342 - 5169 1210 88

25 710 - BERAT ÇINAR 5 / A 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 16.00 23.67 275.240 - 5219 1221 89

26 546 - OSMAN BEDREDDİN EMİRO5 / A 7 8 4.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 5 10 1.67 5 10 1.67 33.00 42.00 19.00 265.207 - 5630 1303 97

27 541 - YAĞIZ EYMEN ALTUNAY 5 / A 3 11 -0.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 6 1.00 3 10 -0.33 7 7 4.67 32.00 38.00 19.33 258.267 - 5955 1360 99

28 705 - MUHAMMED FETTAH KÖMÜR5 / A 7 8 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 21.00 17.00 253.494 - 6162 1400 102



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.40 5.53 6.55 4.55 4.87 2.92 5.34 3.98 4.02 5.15 3.78 3.89 7.45 5.84 5.50 7.08 6.79 4.82 37.97 30.78 27.71 311.135

Şube Ortalaması 9.41 5.07 7.72 5.33 4.52 3.83 6.00 3.93 4.69 4.52 4.37 3.06 7.19 6.07 5.16 7.93 6.41 5.79 40.37 30.37 30.25 321.673

1 511 - BİLAL TAHA ESER 5 / B 14 1 13.67 9 0 9.00 7 3 6.00 8 2 7.33 15 0 15.00 10 3 9.00 63.00 9.00 60.00 448.109 - 199 37 2

2 987 - BAHATTİN MELİH TAYLAN 5 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 6 3 5.00 15 0 15.00 11 4 9.67 55.00 19.00 48.67 406.814 - 817 194 9

3 514 - EYMEN GÜNER 5 / B 13 2 12.33 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 9 3 8.00 12 3 11.00 52.00 20.00 45.34 388.876 - 1208 307 15

4 507 - ALİ EYMEN GÜNAYDIN 5 / B 11 4 9.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 11 2 10.33 13 2 12.33 50.00 23.00 42.33 388.246 - 1228 316 17

5 501 - MUHAMMED TALHA YILDIR 5 / B 12 2 11.33 6 4 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 11 3 10.00 9 5 7.33 52.00 20.00 45.33 384.581 - 1300 334 18

6 505 - AKİF ENSAR ERDOĞAN 5 / B 11 2 10.33 4 5 2.33 8 2 7.33 3 1 2.67 8 3 7.00 8 5 6.33 42.00 18.00 35.99 348.791 - 2322 578 31

7 741 - MUHAMMED MEHDİ AKYOL5 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 7 4 5.67 11 4 9.67 45.00 26.00 36.34 346.301 - 2399 590 32

8 531 - HAMZA KARAGÖZ 5 / B 10 5 8.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 7 8 4.33 9 6 7.00 41.00 34.00 29.66 321.165 - 3308 798 40

9 502 - AHMET TARIK KOCA 5 / B 11 2 10.33 4 6 2.00 7 2 6.33 8 2 7.33 6 6 4.00 5 7 2.67 41.00 25.00 32.66 320.684 - 3326 803 41

10 512 - EMİR NARAT 5 / B 10 4 8.67 5 4 3.67 8 2 7.33 2 6 0.00 6 6 4.00 7 3 6.00 38.00 25.00 29.67 320.650 - 3327 804 42

11 517 - HÜSEYİN BAKİ ATIŞ 5 / B 10 4 8.67 3 7 0.67 7 3 6.00 6 3 5.00 9 5 7.33 5 9 2.00 40.00 31.00 29.67 319.806 - 3356 811 43

12 504 - AHMET YASİR KÖSE 5 / B 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 10 1.67 11 4 9.67 43.00 32.00 32.34 315.094 - 3531 849 48

13 508 - BERAT İLHAN 5 / B 8 7 5.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 9 6 7.00 9 6 7.00 38.00 37.00 25.67 313.749 - 3586 860 49

14 852 - MUHAMMED EYÜP ÇELİK 5 / B 7 6 5.00 6 4 4.67 3 6 1.00 3 5 1.33 6 6 4.00 11 4 9.67 36.00 31.00 25.67 309.018 - 3774 903 56

15 506 - AHMET MUHAMMED MİRZA5 / B 7 8 4.33 5 5 3.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 6 1.00 10 5 8.33 41.00 28.00 31.66 306.233 - 3891 933 61

16 817 - YAĞIZ ALPEREN KAPANCI 5 / B 11 3 10.00 6 4 4.67 5 5 3.33 0 0 0.00 5 7 2.67 7 7 4.67 34.00 26.00 25.34 305.702 - 3915 938 62

17 515 - EYÜP ENSAR BALANDE 5 / B 9 5 7.33 5 4 3.67 7 3 6.00 4 6 2.00 5 8 2.33 8 6 6.00 38.00 32.00 27.33 305.208 - 3933 942 63

18 525 - TAHA EMİR GÜL 5 / B 9 6 7.00 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 8 7 5.67 37.00 38.00 24.33 303.988 - 3978 950 64

19 518 - MEHMET AKİF ÜNLÜ 5 / B 7 8 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 7 3 6.00 9 6 7.00 6 9 3.00 37.00 38.00 24.33 297.052 - 4288 1021 71

20 822 - EMİRHAN TORAMAN 5 / B 6 7 3.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 5 5.33 5 10 1.67 38.00 32.00 27.34 296.821 - 4298 1025 72

21 364 - RECEP UMEYR GÜNEYLİ 5 / B 11 4 9.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 5 10 1.67 35.00 40.00 21.67 294.680 - 4398 1048 76

22 524 - SELÇUK ŞAHİN DURGUN 5 / B 12 3 11.00 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 36.00 39.00 23.00 291.216 - 4546 1084 77



23 539 - AHMET KAAN TOSUN 5 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 6 4 4.67 4 5 2.33 2 10 -1.33 7 8 4.33 35.00 36.00 23.00 281.267 - 4961 1174 82

24 676 - YİĞİT ALİ ALTUN 5 / B 7 7 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 7 3.67 5 9 2.00 33.00 38.00 20.34 278.436 - 5074 1191 85

25 521 - ÖMER EYMEN AY 5 / B 10 5 8.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 1 1.67 6 6 4.00 5 9 2.00 29.00 35.00 17.34 278.376 - 5075 1192 86

26 537 - YUNUS EMRE MURAT 5 / B 6 9 3.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 11 -0.67 9 6 7.00 33.00 41.00 19.33 267.513 - 5543 1286 96

27 963 - MUHAMMET HAMZA ATAKUL5 / B 7 8 4.33 5 5 3.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 28.00 47.00 12.33 246.794 - 6436 1461 106



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.40 5.53 6.55 4.55 4.87 2.92 5.34 3.98 4.02 5.15 3.78 3.89 7.45 5.84 5.50 7.08 6.79 4.82 37.97 30.78 27.71 311.135

Şube Ortalaması 7.60 6.07 5.58 4.73 4.70 3.17 6.33 3.23 5.26 4.20 5.03 2.52 7.13 6.13 5.09 7.17 6.87 4.88 37.17 32.03 26.49 305.569

1 747 - ZEYNEP ERCİN 5 / C 14 0 14.00 5 4 3.67 8 1 7.67 8 2 7.33 15 0 15.00 12 3 11.00 62.00 10.00 58.67 447.545 - 207 40 3

2 820 - ELİF TAŞ 5 / C 14 1 13.67 6 4 4.67 10 0 10.00 8 2 7.33 14 1 13.67 12 3 11.00 64.00 11.00 60.34 447.238 - 213 42 4

3 449 - FEYZA KORKMAZ 5 / C 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 14 1 13.67 12 3 11.00 55.00 20.00 48.34 406.420 - 828 198 10

4 556 - MERYEM ESLEM SANCAK 5 / C 11 4 9.67 6 4 4.67 8 1 7.67 7 3 6.00 14 1 13.67 7 8 4.33 53.00 21.00 46.01 389.705 - 1189 301 13

5 683 - ZEYNEP EYLÜL BİLGİLİ 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 12 2 11.33 11 4 9.67 53.00 21.00 45.99 389.104 - 1202 305 14

6 640 - HALİME DİDAR KANTAR 5 / C 11 4 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 11 4 9.67 10 5 8.33 52.00 23.00 44.34 380.961 - 1396 348 19

7 399 - MERYEM RÜZGAR 5 / C 8 2 7.33 4 4 2.67 8 2 7.33 1 2 0.33 8 4 6.67 10 2 9.33 39.00 16.00 33.66 342.583 - 2518 612 33

8 672 - HÜMEYRA ÇİLEKCİ 5 / C 5 10 1.67 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 10 5 8.33 7 8 4.33 41.00 34.00 29.67 313.333 - 3600 863 50

9 681 - HATİCE KÜBRANAZ AKMEŞ 5 / C 10 3 9.00 5 5 3.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 11 0.33 10 5 8.33 41.00 32.00 30.32 312.014 - 3659 877 52

10 581 - BETÜL YILDIRIM 5 / C 9 5 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 6 5 4.33 7 7 4.67 38.00 31.00 27.67 311.063 - 3696 883 53

11 602 - ZEYNEP ŞEVVAL ALAGÖZ 5 / C 6 3 5.00 7 1 6.67 7 1 6.67 2 4 0.67 6 2 5.33 5 4 3.67 33.00 15.00 28.01 308.954 - 3776 904 57

12 656 - SEVDE AKSOY 5 / C 7 8 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 6 8 3.33 10 5 8.33 39.00 35.00 27.33 307.633 - 3835 921 60

13 634 - ZELİHA ŞAHİN 5 / C 9 5 7.33 4 4 2.67 4 6 2.00 4 5 2.33 7 6 5.00 7 8 4.33 35.00 34.00 23.66 300.539 - 4124 985 67

14 579 - EYLÜL NERİMAN ŞEN 5 / C 7 8 4.33 3 7 0.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 8 4.33 8 7 5.67 38.00 37.00 25.66 298.641 - 4206 1002 68

15 693 - MİRAYSU BASMAZ 5 / C 8 7 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 5 9 2.00 7 7 4.67 39.00 34.00 27.67 298.525 - 4210 1004 69

16 609 - ELİF ZEKİYE PALUT 5 / C 7 8 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 9 3.00 9 6 7.00 38.00 37.00 25.67 296.533 - 4310 1028 73

17 651 - ZÜLEYHA YAREN ÖZTEKER 5 / C 5 9 2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 4 5 2.33 8 7 5.67 7 8 4.33 37.00 36.00 24.99 295.146 - 4376 1043 75

18 570 - BERRA AKPINARLI 5 / C 9 5 7.33 4 6 2.00 5 5 3.33 6 4 4.67 7 8 4.33 5 10 1.67 36.00 38.00 23.33 290.878 - 4559 1089 78

19 559 - AZRA EYŞAN ONİN 5 / C 7 8 4.33 0 10 -3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 9 6 7.00 8 7 5.67 33.00 42.00 19.01 290.291 - 4585 1097 80

20 748 - FATIMA ZEHRA MAZI 5 / C 10 5 8.33 4 6 2.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 11 0.33 4 11 0.33 37.00 38.00 24.32 279.408 - 5031 1185 83

21 660 - ÖZLEM KOÇ 5 / C 7 3 6.00 4 3 3.00 3 3 2.00 3 2 2.33 3 5 1.33 5 4 3.67 25.00 20.00 18.33 270.989 - 5405 1262 90

22 679 - SAHRANUR SAYET 5 / C 6 8 3.33 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 6 9 3.00 5 10 1.67 33.00 41.00 19.33 270.621 - 5420 1267 92



23 709 - SERRA ŞENDUR 5 / C 7 7 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 6 7 3.67 5 10 1.67 31.00 41.00 17.35 270.035 - 5440 1273 94

24 600 - BUĞLEM KÖZ 5 / C 8 5 6.33 8 2 7.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 11 -1.67 7 8 4.33 32.00 39.00 18.98 268.125 - 5521 1282 95

25 567 - IRMAK GÜRER 5 / C 5 9 2.00 4 4 2.67 3 7 0.67 3 6 1.00 4 8 1.33 7 6 5.00 26.00 40.00 12.67 251.099 - 6257 1426 104

26 618 - ERVANUR ZEREN KUTLUTA5 / C 4 9 1.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 9 2.00 7 7 4.67 27.00 44.00 12.33 250.433 - 6279 1428 105

27 607 - ECRİN TÜFENK 5 / C 5 10 1.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 8 1.33 4 9 1.00 28.00 42.00 14.00 245.862 - 6470 1471 107

28 675 - ZEYNEB HAFSA KARABEKİ 5 / C 5 8 2.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 22.00 46.00 6.66 227.708 - 7224 1605 111

29 150 - RABİA CESUR 5 / C 4 10 0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 6 7 3.67 3 11 -0.67 21.00 50.00 4.34 224.959 - 7316 1624 113

30 596 - RUMEYSA EBRAR ÜÇENAK 5 / C 1 7 -1.33 1 4 -0.33 2 3 1.00 1 5 -0.67 1 6 -1.00 1 8 -1.67 7.00 33.00 -4.00 180.737 - 8454 1810 118



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 5.SINIF KURUMSAL 5 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.40 5.53 6.55 4.55 4.87 2.92 5.34 3.98 4.02 5.15 3.78 3.89 7.45 5.84 5.50 7.08 6.79 4.82 37.97 30.78 27.71 311.135

Şube Ortalaması 8.27 5.61 6.40 4.09 5.33 2.31 5.18 4.15 3.80 4.15 4.67 2.60 6.58 6.21 4.51 6.42 7.24 4.01 34.70 33.21 23.63 296.047

1 568 - BAYLASAN NURETTİN 5 / D 14 1 13.67 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 14 1 13.67 14 1 13.67 65.00 10.00 61.68 455.795 - 118 23 1

2 779 - ZEYNEP ELFİDA AKTÜRK 5 / D 14 0 14.00 5 4 3.67 7 3 6.00 6 1 5.67 11 4 9.67 14 1 13.67 57.00 13.00 52.68 420.984 - 579 136 8

3 551 - AYŞE ÇAYIRLI 5 / D 12 3 11.00 5 5 3.33 9 1 8.67 9 1 8.67 13 2 12.33 9 6 7.00 57.00 18.00 51.00 404.253 - 881 211 11

4 837 - NURSENA ERTÜRK 5 / D 10 5 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 11 2 10.33 10 5 8.33 51.00 22.00 43.65 380.067 - 1422 353 20

5 572 - AYŞENUR SARIÇAM 5 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 11 4 9.67 8 7 5.67 53.00 22.00 45.67 379.365 - 1436 358 21

6 803 - MÜBERRA SAFİYE ERDİNÇ 5 / D 12 3 11.00 4 6 2.00 7 3 6.00 7 3 6.00 12 3 11.00 8 7 5.67 50.00 25.00 41.67 374.415 - 1559 386 23

7 702 - ELİF SU ZORLU 5 / D 9 5 7.33 4 6 2.00 4 6 2.00 7 3 6.00 9 4 7.67 11 0 11.00 44.00 24.00 36.00 351.437 - 2253 557 29

8 774 - SARA ÜÇENAK 5 / D 11 2 10.33 7 3 6.00 4 5 2.33 4 1 3.67 6 7 3.67 10 4 8.67 42.00 22.00 34.67 339.650 - 2619 641 34

9 591 - ELİF GÜL 5 / D 13 2 12.33 5 5 3.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 10 1.67 8 7 5.67 46.00 29.00 36.33 333.069 - 2849 700 36

10 561 - ELİF KARAASLAN 5 / D 13 2 12.33 6 4 4.67 8 2 7.33 7 2 6.33 7 8 4.33 4 11 0.33 45.00 29.00 35.32 329.811 - 2990 730 38

11 635 - HALİME FATMA UZUN 5 / D 10 3 9.00 3 7 0.67 5 5 3.33 0 6 -2.00 7 6 5.00 10 5 8.33 35.00 32.00 24.33 315.386 - 3518 846 47

12 588 - FEYZA GÜRBÜZ 5 / D 6 2 5.33 2 4 0.67 5 3 4.00 4 3 3.00 11 4 9.67 5 8 2.33 33.00 24.00 25.00 309.965 - 3740 895 54

13 721 - ZEYNEP RANA GÜRLÜ 5 / D 7 8 4.33 5 5 3.33 7 1 6.67 3 4 1.67 10 1 9.67 4 11 0.33 36.00 30.00 26.00 308.261 - 3800 910 59

14 610 - BETÜL NİSA ALKAN 5 / D 11 4 9.67 6 4 4.67 4 5 2.33 6 4 4.67 2 3 1.00 7 6 5.00 36.00 26.00 27.34 302.690 - 4032 960 65

15 790 - ELİF YURT 5 / D 11 3 10.00 5 4 3.67 6 4 4.67 3 6 1.00 3 2 2.33 5 4 3.67 33.00 23.00 25.34 301.814 - 4063 970 66

16 646 - HATİCE ZÜMRA AKDAĞ 5 / D 7 8 4.33 3 7 0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 9 4 7.67 5 9 2.00 36.00 36.00 24.00 298.040 - 4240 1013 70

17 726 - ZEYNEP NAZ SOLAKOĞLU 5 / D 11 3 10.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 6 0.00 4 6 2.00 8 6 6.00 33.00 33.00 22.00 296.201 - 4325 1032 74

18 548 - ESMANUR YILDIZ 5 / D 8 5 6.33 0 9 -3.00 6 3 5.00 4 6 2.00 8 7 5.67 7 8 4.33 33.00 38.00 20.33 290.422 - 4576 1093 79

19 800 - YAREN İŞYAPAN 5 / D 9 6 7.00 1 9 -2.00 6 3 5.00 2 8 -0.67 7 8 4.33 6 9 3.00 31.00 43.00 16.66 277.374 - 5122 1200 87

20 754 - HÜLYA AHSEN AYSAN 5 / D 9 6 7.00 3 5 1.33 5 5 3.33 8 2 7.33 2 9 -1.00 6 7 3.67 33.00 34.00 21.66 270.790 - 5412 1265 91

21 565 - ZEYNEP ÇAVUŞ 5 / D 8 6 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 11 -1.67 7 8 4.33 34.00 38.00 21.33 270.344 - 5429 1269 93

22 773 - RAVZA SİNEM ŞAHİN 5 / D 5 10 1.67 5 5 3.33 4 5 2.33 6 3 5.00 6 8 3.33 4 8 1.33 30.00 39.00 16.99 258.863 - 5922 1353 98



23 799 - ZEHRA NUR KURT 5 / D 8 7 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 7 8 4.33 4 11 0.33 28.00 47.00 12.33 257.845 - 5966 1362 100

24 642 - ZEYNEP ZEHRA BİRLEŞTİ 5 / D 7 7 4.67 4 6 2.00 4 5 2.33 4 5 2.33 4 7 1.67 5 9 2.00 28.00 39.00 15.00 257.153 - 5994 1366 101

25 798 - İREM NUR KORKMAZ 5 / D 6 6 4.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 6 -1.00 8 4 6.67 1 11 -2.67 23.00 40.00 9.66 251.386 - 6244 1422 103

26 823 - MERCAN DEMEZ 5 / D 4 11 0.33 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 10 1.67 4 11 0.33 26.00 49.00 9.66 233.583 - 6994 1565 108

27 701 - ZEYNEP ELA ZORLU 5 / D 5 10 1.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 9 3.00 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 232.822 - 7025 1571 109

28 703 - HÜMEYRA MİRAY KAZAK 5 / D 5 10 1.67 6 4 4.67 5 4 3.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 4 11 0.33 25.00 49.00 8.67 230.333 - 7132 1588 110

29 285 - KÜ R R**EB İ 5 / D 6 9 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 0 10 -3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 29.00 6.34 225.382 - 7289 1618 112

30 753 - KÜBRA ÖZTÜRK 5 / D 3 12 -1.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 0 8 -2.67 4 7 1.67 7 7 4.67 19.00 48.00 3.01 221.746 - 7428 1636 114

31 611 - ECRİN SİMAY KARAGÖZ 5 / D 4 11 0.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 9 2.00 3 12 -1.00 18.00 56.00 -0.67 201.252 - 8091 1749 115

32 825 - MİRAY ÇOLAK 5 / D 4 11 0.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 3 11 -0.67 19.00 55.00 0.66 195.338 - 8231 1771 116

33 268 - A RKKB EP İ Ü 5 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 14 -3.67 6 8 3.33 7.00 22.00 -0.34 193.699 - 8275 1779 117


