
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 5 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.15 5.78 10.23 6.25 2.46 5.43 7.10 2.25 6.35 4.94 2.53 4.10 7.72 3.94 6.41 8.61 7.78 6.01 46.77 24.73 38.53 320.249

Okul Ortalaması 13.96 4.66 12.41 7.42 1.90 6.78 8.15 1.55 7.64 6.34 2.48 5.51 10.25 2.97 9.26 8.58 7.41 6.12 54.71 20.96 47.72 349.880

1 134 - REŞAD MAHİR AKÇİN 8 / B 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 19 1 18.67 86.00 4.00 84.68 484.306 - 63 9 1

2 208 - MUSTAFA ERDEM EŞEN 8 / B 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 20 0 20.00 18 2 17.33 84.00 6.00 82.00 478.535 - 109 18 2

3 145 - AHMET SELİM KURŞUN 8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 84.00 6.00 82.01 473.494 - 158 28 3

4 194 - İSMAİL EMİN ER 8 / B 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 17 3 16.00 82.00 8.00 79.34 466.429 - 226 45 4

5 209 - UMUT SÖYLER 8 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 16 4 14.67 79.00 11.00 75.35 448.320 - 465 104 5

6 142 - FİKRET BERKAY SOYDABİ 8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 19 1 18.67 14 6 12.00 77.00 13.00 72.67 444.810 - 521 112 6

7 78 - BELİNAY KIZAKLI 8 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 18 0 18.00 14 6 12.00 76.00 12.00 72.00 441.527 - 578 125 7

8 65 - ÖMER FARUK KALELİ 8 / A 17 2 16.33 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 18 2 17.33 13 4 11.67 76.00 10.00 72.67 437.394 - 642 134 8

9 289 - ZEYNEP UZUNKAYA 8 / E 19 1 18.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 19 1 18.67 12 7 9.67 74.00 15.00 69.00 436.725 - 654 138 9

10 35 - ABDULLAH EFE ÇAMUR 8 / C 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 18 1 17.67 12 8 9.33 77.00 12.00 73.00 436.696 - 655 139 10

11 259 - MUSTAFA ENSAR DİREKLİ 8 / C 16 2 15.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 18 0 18.00 14 3 13.00 73.00 9.00 70.00 435.927 - 664 140 11

12 179 - YUSUF BERAT ÖZCAN 8 / B 15 4 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 18 0 18.00 13 7 10.67 73.00 14.00 68.34 424.458 - 876 195 12

13 245 - MUHAMMET MERT AKMEŞE8 / C 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 15 2 14.33 15 4 13.67 73.00 12.00 69.01 422.646 - 918 208 13

14 76 - EYMEN BİLAL ORDUERİ 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 20 0 20.00 9 8 6.33 71.00 15.00 66.00 420.859 - 949 217 14

15 111 - ÖMER ASAF BAŞ 8 / C 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 19 1 18.67 9 10 5.67 71.00 18.00 65.01 418.593 - 990 226 15

16 74 - ABDULLAH YAVUZ AKOVA 8 / B 16 3 15.00 8 1 7.67 8 1 7.67 10 0 10.00 18 0 18.00 10 9 7.00 70.00 14.00 65.34 414.445 - 1067 244 16

17 215 - BERRA AĞIRMAN 8 / E 15 3 14.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 14 4 12.67 15 5 13.33 73.00 13.00 68.67 413.610 - 1092 250 17

18 171 - YÜCELHAN DEMİRLİ 8 / B 16 4 14.67 7 2 6.33 8 2 7.33 6 2 5.33 17 1 16.67 13 6 11.00 67.00 17.00 61.33 411.446 - 1133 258 18

19 113 - MELEK NİSA ÜNLÜ 8 / E 19 1 18.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 5 8.33 16 4 14.67 70.00 15.00 65.00 406.971 - 1221 275 19

20 128 - BELİNAY KÖMÜRCÜOĞLU 8 / E 16 2 15.33 9 0 9.00 10 0 10.00 8 1 7.67 14 3 13.00 12 5 10.33 69.00 11.00 65.33 406.413 - 1238 279 20

21 175 - MERYEM SENA YILMAZ 8 / E 18 2 17.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 13 2 12.33 14 6 12.00 67.00 18.00 60.99 405.332 - 1268 287 21

22 198 - MURAT KURTULUŞ 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 15 1 14.67 11 4 9.67 67.00 13.00 62.67 405.090 - 1272 288 22
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Genel Ortalama 12.15 5.78 10.23 6.25 2.46 5.43 7.10 2.25 6.35 4.94 2.53 4.10 7.72 3.94 6.41 8.61 7.78 6.01 46.77 24.73 38.53 320.249

Okul Ortalaması 13.96 4.66 12.41 7.42 1.90 6.78 8.15 1.55 7.64 6.34 2.48 5.51 10.25 2.97 9.26 8.58 7.41 6.12 54.71 20.96 47.72 349.880

23 279 - İNCİSU FİDAN 8 / E 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 16 3 15.00 13 7 10.67 67.00 22.00 59.68 403.003 - 1331 298 23

24 84 - YUSUF ANIL ARSLAN 8 / B 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 13 3 12.00 15 3 14.00 66.00 17.00 60.34 402.445 - 1345 302 24

25 38 - TALHA YASİN SEVİNÇTEK 8 / C 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 17 1 16.67 7 9 4.00 66.00 18.00 60.00 397.811 - 1459 327 25

26 168 - ÖMER YUSUF TOPDAŞ 8 / A 14 6 12.00 9 0 9.00 8 2 7.33 7 3 6.00 16 3 15.00 13 7 10.67 67.00 21.00 60.00 397.440 - 1468 331 26

27 394 - ZÜLAL HAFSA AY 8 / E 14 4 12.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 15 2 14.33 13 6 11.00 66.00 18.00 60.00 397.397 - 1469 332 27

28 199 - YUSUF TAHA ARSLAN 8 / B 15 4 13.67 8 1 7.67 8 2 7.33 8 1 7.67 16 0 16.00 10 9 7.00 65.00 17.00 59.34 395.385 - 1514 344 28

29 246 - YİĞİT KIZAKLI 8 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 16 3 15.00 8 6 6.00 66.00 17.00 60.33 394.102 - 1542 353 29

30 79 - AYŞE BETÜL TAMGÜÇ 8 / E 14 5 12.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 14 2 13.33 12 6 10.00 67.00 16.00 61.66 393.870 - 1546 354 30

31 144 - MEHMET AKİF TEKİN 8 / B 17 2 16.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 14 3 13.00 10 10 6.67 67.00 19.00 60.67 392.872 - 1572 359 31

32 56 - FAİK TUNA TOMAKİN 8 / B 15 4 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 2 11.33 12 7 9.67 67.00 15.00 62.01 390.220 - 1627 375 32

33 202 - ECRİN EMİNE SALIK 8 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 2 9.33 12 8 9.33 66.00 16.00 60.66 388.897 - 1651 384 33

34 200 - HAYRUNNİSA AYRANCI 8 / D 18 1 17.67 8 1 7.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 0 9.00 12 7 9.67 64.00 12.00 60.01 388.332 - 1669 390 34

35 178 - RABİA ŞEVVAL MERT 8 / D 13 5 11.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 16 1 15.67 10 5 8.33 63.00 17.00 57.33 388.057 - 1673 391 35

36 225 - ABDULLAH KEREM TEM 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 11 7 8.67 12 8 9.33 68.00 20.00 61.34 387.941 - 1677 392 36

37 141 - MEHMET ONUR ERMİŞ 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 18 2 17.33 7 12 3.00 64.00 25.00 55.66 387.885 - 1678 393 37

38 201 - NARİN TUANA KUMRU 8 / D 16 3 15.00 8 1 7.67 9 1 8.67 4 4 2.67 12 3 11.00 13 5 11.33 62.00 17.00 56.34 386.871 - 1704 400 38

39 220 - AHMET FATİH AYDOĞDU 8 / B 14 4 12.67 9 0 9.00 9 1 8.67 6 2 5.33 12 1 11.67 13 6 11.00 63.00 14.00 58.34 386.230 - 1723 406 39

40 233 - MUHAMMED SAİT UCA 8 / A 14 4 12.67 7 2 6.33 9 1 8.67 7 2 6.33 16 3 15.00 9 7 6.67 62.00 19.00 55.67 383.220 - 1793 424 40

41 255 - REEMASS MOHAMMED HUSS8 / E 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 3 9.00 14 6 12.00 64.00 19.00 57.66 382.363 - 1815 429 41

42 189 - ELİF DOĞAN 8 / E 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 13 2 12.33 11 8 8.33 62.00 22.00 54.66 381.111 - 1840 434 42

43 257 - MUHAMMED AŞIK 8 / B 17 3 16.00 7 2 6.33 9 1 8.67 7 3 6.00 12 3 11.00 11 9 8.00 63.00 21.00 56.00 381.033 - 1844 436 43

44 183 - MUHAMMED KAYA 8 / A 12 7 9.67 5 4 3.67 8 2 7.33 7 2 6.33 17 1 16.67 11 8 8.33 60.00 24.00 52.00 378.779 - 1911 451 44

45 217 - ÜMMÜ GÜLSÜM KARAGÖZ 8 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 3 9.00 8 6 6.00 61.00 16.00 55.66 372.949 - 2064 492 45
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Genel Ortalama 12.15 5.78 10.23 6.25 2.46 5.43 7.10 2.25 6.35 4.94 2.53 4.10 7.72 3.94 6.41 8.61 7.78 6.01 46.77 24.73 38.53 320.249

Okul Ortalaması 13.96 4.66 12.41 7.42 1.90 6.78 8.15 1.55 7.64 6.34 2.48 5.51 10.25 2.97 9.26 8.58 7.41 6.12 54.71 20.96 47.72 349.880

46 86 - ÖMER İSMAİL YİĞİT 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 13 6 11.00 11 6 9.00 60.00 26.00 51.33 372.802 - 2068 493 46

47 224 - MUSTAFA RAFET TOKAT 8 / A 16 2 15.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 12 4 10.67 9 7 6.67 59.00 21.00 52.00 369.010 - 2191 527 47

48 89 - ÖMER YİĞİT PELİT 8 / B 19 1 18.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 9 8 6.33 62.00 15.00 57.00 368.701 - 2201 530 48

49 55 - BEDİRHAN YILMAZ 8 / A 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 16 2 15.33 6 6 4.00 57.00 22.00 49.66 368.538 - 2210 532 49

50 98 - EYMEN ZORA 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 17 3 16.00 4 14 -0.67 60.00 28.00 50.66 367.789 - 2223 538 50

51 124 - ÖZLEM ECRİN ULUDAĞ 8 / E 18 1 17.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 1 5.67 10 6 8.00 58.00 14.00 53.34 363.363 - 2348 572 51

52 299 - RECEP ALGAN 8 / C 14 5 12.33 6 1 5.67 9 1 8.67 7 3 6.00 13 2 12.33 8 8 5.33 57.00 20.00 50.33 362.170 - 2380 581 52

53 129 - ZEHRA YILDIZ 8 / D 13 5 11.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 11 4 9.67 11 7 8.67 56.00 25.00 47.67 354.450 - 2617 634 53

54 75 - MUHAMMET EYÜP KABAN 8 / A 13 6 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 6 2 5.33 14 2 13.33 7 12 3.00 55.00 27.00 45.99 350.706 - 2743 654 54

55 170 - MUHAMMED EMİN MAZLUM8 / A 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 4 8.67 6 13 1.67 57.00 25.00 48.67 349.282 - 2799 668 55

56 177 - ELİZAN TOKAY 8 / E 14 4 12.67 7 2 6.33 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 11 8 8.33 55.00 21.00 47.99 349.006 - 2810 671 56

57 190 - ECRİN BİŞKİN 8 / E 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 5 4 3.67 5 5 3.33 10 7 7.67 56.00 20.00 49.34 345.340 - 2924 699 57

58 204 - SILA BOZAN 8 / D 17 1 16.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 6 2 5.33 7 8 4.33 53.00 18.00 47.00 342.223 - 3034 724 58

59 197 - TUNAALP KILINÇ 8 / A 12 7 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 4 0.67 14 4 12.67 7 11 3.33 52.00 29.00 42.34 341.055 - 3063 733 59

60 67 - HASAN BEDİR 8 / B 13 6 11.00 10 0 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 11 1 10.67 3 2 2.33 51.00 15.00 46.00 341.004 - 3068 736 60

61 95 - ZEHRA DURUKAN 8 / D 15 5 13.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 3 3.00 7 1 6.67 10 6 8.00 49.00 22.00 41.67 337.376 - 3188 765 61

62 118 - MİNA ŞEVVAL ŞAHİN 8 / D 16 3 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 3 0 3.00 7 5 5.33 53.00 11.00 49.33 336.655 - 3207 768 62

63 70 - SILA ECRİN İSPİRDEN 8 / E 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 5 8 2.33 13 7 10.67 56.00 26.00 47.33 335.517 - 3250 774 63

64 91 - EMRE SARITAŞ 8 / C 13 7 10.67 6 4 4.67 8 2 7.33 1 9 -2.00 14 5 12.33 8 12 4.00 50.00 39.00 37.00 334.697 - 3283 777 64

65 61 - ELİF ŞEVVAL AKBULUT 8 / E 18 1 17.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 3 3 2.00 7 8 4.33 52.00 18.00 46.00 331.667 - 3397 803 65

66 244 - HÜMEYRA AKTUNÇ 8 / D 14 3 13.00 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 2 6.33 7 10 3.67 52.00 21.00 45.00 331.562 - 3402 805 66

67 256 - MUHAMMET SALİH NUR 8 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 0 9.00 8 7 5.67 5 8 2.33 54.00 23.00 46.33 329.824 - 3453 820 67

68 47 - BELİNAY ERDOĞAN 8 / E 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 5 1.33 7 4 5.67 10 8 7.33 49.00 28.00 39.66 324.167 - 3672 876 68
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Genel Ortalama 12.15 5.78 10.23 6.25 2.46 5.43 7.10 2.25 6.35 4.94 2.53 4.10 7.72 3.94 6.41 8.61 7.78 6.01 46.77 24.73 38.53 320.249

Okul Ortalaması 13.96 4.66 12.41 7.42 1.90 6.78 8.15 1.55 7.64 6.34 2.48 5.51 10.25 2.97 9.26 8.58 7.41 6.12 54.71 20.96 47.72 349.880

69 69 - HÜMEYRA ERSOY 8 / E 13 5 11.33 7 3 6.00 7 2 6.33 4 3 3.00 8 2 7.33 5 7 2.67 44.00 22.00 36.66 316.044 - 3987 949 69

70 216 - RÜMEYSA ÖZDEMİR 8 / D 15 3 14.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 1 6.67 2 5 0.33 7 7 4.67 49.00 18.00 43.01 313.846 - 4077 969 70

71 165 - MEHMET EFE SAĞLAM 8 / C 14 6 12.00 4 4 2.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 6 5.00 6 10 2.67 49.00 28.00 39.67 313.446 - 4086 974 71

72 133 - REYYAN HAFSA UÇAR 8 / E 11 4 9.67 4 2 3.33 7 3 6.00 4 2 3.33 8 3 7.00 7 6 5.00 41.00 20.00 34.33 311.702 - 4151 991 72

73 46 - EFE AVŞAR 8 / C 13 7 10.67 9 1 8.67 8 2 7.33 2 5 0.33 8 8 5.33 6 6 4.00 46.00 29.00 36.33 311.092 - 4188 1001 73

74 392 - ÖMER FARUK SEVİNÇTEKİ 8 / A 11 7 8.67 7 2 6.33 9 1 8.67 3 3 2.00 10 4 8.67 5 11 1.33 45.00 28.00 35.67 310.350 - 4224 1012 74

75 251 - ÜMMÜGÜLSÜM YENER 8 / D 14 4 12.67 8 1 7.67 9 1 8.67 1 6 -1.00 8 4 6.67 4 12 0.00 44.00 28.00 34.68 309.141 - 4271 1023 75

76 231 - ZEYNEP ERSOY 8 / E 18 1 17.67 8 1 7.67 7 1 6.67 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 3.00 42.01 309.058 - 4278 1026 76

77 176 - RÜMEYSA KILIÇ 8 / D 14 5 12.33 8 1 7.67 9 1 8.67 6 4 4.67 3 6 1.00 8 9 5.00 48.00 26.00 39.34 307.037 - 4366 1044 77

78 206 - MERYEM BERA KOÇAK 8 / E 12 5 10.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 0 9.00 5 6 3.00 5 9 2.00 47.00 24.00 38.99 301.542 - 4617 1106 78

79 93 - İLKİM İREM ÖZGEN 8 / D 11 8 8.33 9 1 8.67 9 0 9.00 7 3 6.00 7 5 5.33 4 12 0.00 47.00 29.00 37.33 298.510 - 4762 1147 79

80 49 - RAVZANUR YAĞLI 8 / D 10 6 8.00 1 5 -0.67 6 3 5.00 5 4 3.67 10 2 9.33 6 11 2.33 38.00 31.00 27.66 298.337 - 4772 1151 80

81 243 - SAHRA SEZGÜL 8 / D 14 4 12.67 7 2 6.33 8 1 7.67 4 5 2.33 2 2 1.33 6 9 3.00 41.00 23.00 33.33 294.958 - 4913 1191 81

82 58 - TUANA YAREN DEMİR 8 / E 13 7 10.67 9 1 8.67 10 0 10.00 4 4 2.67 5 4 3.67 4 14 -0.67 45.00 30.00 35.01 293.728 - 4969 1207 82

83 18 - ENES TALHA YAVUZ 8 / B 6 9 3.00 5 2 4.33 7 1 6.67 4 1 3.67 9 8 6.33 8 8 5.33 39.00 29.00 29.33 287.076 - 5278 1277 83

84 242 - SENA ASYA CAN 8 / E 10 9 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 5 1.33 8 10 4.67 44.00 31.00 33.66 285.485 - 5365 1290 84

85 229 - MUSTAFA EREN ALTINÖZ 8 / B 11 9 8.00 3 7 0.67 9 1 8.67 0 0 0.00 9 1 8.67 2 11 -1.67 34.00 29.00 24.34 283.449 - 5466 1313 85

86 155 - MELEK TURHAN 8 / D 11 7 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 4 1.67 6 9 3.00 41.00 29.00 31.34 282.697 - 5500 1325 86

87 219 - MELİKE GÜL 8 / D 10 4 8.67 3 2 2.33 9 1 8.67 7 2 6.33 5 4 3.67 2 6 0.00 36.00 19.00 29.67 280.224 - 5616 1356 87

88 53 - ESMA ECE KARA 8 / E 10 7 7.67 6 2 5.33 5 4 3.67 0 4 -1.33 2 4 0.67 10 8 7.33 33.00 29.00 23.34 274.155 - 5896 1423 88

89 45 - HÜSEYİN EREN YAZICIOĞ 8 / C 11 3 10.00 2 0 2.00 4 2 3.33 9 0 9.00 1 0 1.00 4 6 2.00 31.00 11.00 27.33 274.061 - 5903 1426 89

90 138 - ÖMER ŞUAYİB MAZI 8 / A 6 1 5.67 7 3 6.00 7 3 6.00 2 1 1.67 6 1 5.67 0 0 0.00 28.00 9.00 25.01 273.401 - 5942 1433 90

91 172 - TUNA TALHA YILDIZ 8 / C 8 12 4.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 1 0.67 5 0 5.00 37.00 20.00 30.34 272.189 - 5999 1443 91



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 5 - - - -

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 12.15 5.78 10.23 6.25 2.46 5.43 7.10 2.25 6.35 4.94 2.53 4.10 7.72 3.94 6.41 8.61 7.78 6.01 46.77 24.73 38.53 320.249

Okul Ortalaması 13.96 4.66 12.41 7.42 1.90 6.78 8.15 1.55 7.64 6.34 2.48 5.51 10.25 2.97 9.26 8.58 7.41 6.12 54.71 20.96 47.72 349.880

92 96 - MUHAMMED EREN ALICI 8 / C 12 8 9.33 3 2 2.33 0 0 0.00 8 2 7.33 5 7 2.67 3 7 0.67 31.00 26.00 22.33 267.138 - 6261 1500 92

93 247 - MURAT EFE BAŞODA 8 / C 10 10 6.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 6 1.00 7 11 3.33 5 15 0.00 40.00 47.00 24.34 266.975 - 6267 1501 93

94 81 - ZEHRA AYDIN 8 / D 13 7 10.67 5 5 3.33 8 2 7.33 4 3 3.00 3 3 2.00 3 15 -2.00 36.00 35.00 24.33 266.968 - 6268 1502 94

95 267 - MUHAMMET TARIK KİPOĞL 8 / C 11 9 8.00 9 1 8.67 9 0 9.00 2 2 1.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 31.00 13.00 26.67 262.880 - 6480 1544 95

96 44 - MUSTAFA TÜFENK 8 / A 5 3 4.00 6 3 5.00 8 1 7.67 0 0 0.00 10 4 8.67 0 15 -5.00 29.00 26.00 20.34 261.622 - 6536 1557 96

97 186 - YUSUF İSMAİL DÖNMEZ 8 / C 11 3 10.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 16.00 22.67 260.606 - 6602 1572 97

98 167 - AHMET ARDA YAVUZ 8 / C 9 10 5.67 8 1 7.67 8 2 7.33 5 4 3.67 2 6 0.00 5 14 0.33 37.00 37.00 24.67 255.106 - 6877 1617 98

99 211 - EBUBEKİR TALHA KABAN 8 / C 6 14 1.33 2 3 1.00 5 5 3.33 8 2 7.33 8 8 5.33 5 11 1.33 34.00 43.00 19.65 254.681 - 6894 1622 99

100 80 - ELİF AKBULUT 8 / D 6 13 1.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 3 5 1.33 6 11 2.33 37.00 37.00 24.67 254.195 - 6919 1631 100

101 227 - SELMAN TALHA ZORLU 8 / A 9 6 7.00 6 1 5.67 5 1 4.67 0 0 0.00 2 2 1.33 1 8 -1.67 23.00 18.00 17.00 245.783 - 7335 1719 101

102 51 - YAVUZ BIÇAK 8 / A 9 9 6.00 4 4 2.67 9 1 8.67 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 19.00 18.67 244.940 - 7370 1731 102

103 266 - YAĞMUR KAYA 8 / D 10 9 7.00 3 2 2.33 7 2 6.33 1 4 -0.33 3 17 -2.67 7 11 3.33 31.00 45.00 15.99 240.998 - 7544 1766 103

104 68 - ZEYNEP NAZ KORKUTACAK 8 / D 7 9 4.00 4 3 3.00 8 2 7.33 2 6 0.00 1 4 -0.33 3 3 2.00 25.00 27.00 16.00 239.244 - 7611 1781 104

105 720 - EDANUR ZEHİROĞLU 8 / D 5 11 1.33 3 7 0.67 8 1 7.67 3 5 1.33 5 5 3.33 4 15 -1.00 28.00 44.00 13.33 234.044 - 7846 1825 105

106 59 - ALYA ZEYNEP KARA 8 / E 5 15 0.00 3 7 0.67 8 2 7.33 2 3 1.00 5 2 4.33 3 13 -1.33 26.00 42.00 12.00 231.463 - 7960 1847 106


