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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.82 5.55 6.97 6.20 3.42 5.06 5.39 4.03 4.05 4.62 4.49 3.13 6.28 7.41 3.81 7.46 6.42 5.32 38.77 31.32 28.33 300.626

İl Ortalaması 8.28 6.09 6.25 5.86 3.76 4.61 5.14 4.26 3.72 4.18 4.91 2.54 5.49 8.10 2.79 6.81 7.03 4.47 35.76 34.15 24.37 283.345
Okul Ortalaması 9.50 4.89 7.87 6.62 3.04 5.61 6.09 3.44 4.94 4.64 4.52 3.14 6.51 6.96 4.19 8.31 5.79 6.38 41.68 28.65 32.13 316.812

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 568 - BAYLASAN NURETTİN 5 / D 15 0 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 3 11.00 14 1 13.67 68.00 7.00 65.67 461.377 176 15 6 1
2 511 - BİLAL TAHA ESER 5 / B 15 0 15.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 13 2 12.33 13 2 12.33 67.00 8.00 64.33 457.814 222 21 8 2
3 747 - ZEYNEP ERCİN 5 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 5 8.33 14 1 13.67 63.00 12.00 59.00 433.209 608 64 25 3
4 556 - ESLEM SANCAK 5 / C 14 1 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 5 8.33 13 2 12.33 63.00 12.00 59.00 429.565 702 74 30 4
5 514 - EYMEN GÜNE R 5 / B 12 3 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 6 7.00 14 1 13.67 63.00 12.00 59.00 422.435 857 104 42 5
6 527 - YAVUZ EMİR GÖKSÜ 5 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 11 4 9.67 12 3 11.00 61.00 14.00 56.33 419.084 907 113 49 6
7 500 - MUSTAFA EKŞİOĞLU 5 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 11 4 9.67 13 2 12.33 61.00 14.00 56.33 419.058 910 114 50 7
8 820 - ELİF TAŞ 5 / C 14 1 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 2 6.33 11 3 10.00 11 3 10.00 59.00 13.00 54.67 416.525 972 123 56 8
9 449 - FEYZA KORKMAZ 5 / C 12 3 11.00 10 0 10.00 9 1 8.67 4 6 2.00 13 2 12.33 11 4 9.67 59.00 16.00 53.67 412.142 1067 141 63 9

10 507 - ALİ EYMEN GÜNAYDIN 5 / B 13 2 12.33 8 2 7.33 3 7 0.67 6 4 4.67 12 3 11.00 13 2 12.33 55.00 20.00 48.33 405.440 1185 166 72 10
11 987 - MELİH TAYLAN 5 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 12 3 11.00 13 2 12.33 56.00 19.00 49.67 405.307 1188 167 73 11
12 542 - YUSUF YILMAZ 5 / A 14 1 13.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 10 3 9.00 10 5 8.33 58.00 15.00 53.00 405.000 1213 173 77 12
13 640 - HALİME DİDAR KANTAR 5 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 8 7 5.67 13 2 12.33 58.00 17.00 52.33 397.884 1419 206 90 13
14 710 - BERAT ÇINAR 5 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 11 4 9.67 10 5 8.33 56.00 19.00 49.67 387.325 1687 246 103 14
15 550 - KAAN BERK DEMİRAK 5 / A 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 5 4.33 13 2 12.33 57.00 14.00 52.33 387.031 1702 251 104 15
16 683 - ZEYNEP EYLÜL BİLGİLİ 5 / C 11 3 10.00 8 1 7.67 5 3 4.00 5 1 4.67 7 4 5.67 12 1 11.67 48.00 13.00 43.67 370.886 2156 330 129 16
17 528 - ALİ NİYAZ SOYLU 5 / A 13 1 12.67 7 2 6.33 7 3 6.00 7 3 6.00 8 6 6.00 9 4 7.67 51.00 19.00 44.67 370.760 2157 331 130 17
18 541 - YAĞIZ EYMEN ALTUNAY 5 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 10 5 8.33 9 6 7.00 52.00 23.00 44.33 366.258 2280 360 140 18
19 529 - ÖMER MİRAÇ KOÇYİĞİT 5 / A 12 2 11.33 8 2 7.33 6 4 4.67 7 2 6.33 8 7 5.67 10 5 8.33 51.00 22.00 43.67 365.407 2313 369 144 19
20 790 - ELİF YURT 5 / D 14 1 13.67 3 5 1.33 6 2 5.33 6 4 4.67 5 6 3.00 12 0 12.00 46.00 18.00 40.00 364.909 2317 370 145 20
21 741 - M MEHDİ AKYOL 5 / B 14 1 13.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 7 5.67 7 8 4.33 52.00 23.00 44.33 362.693 2391 385 154 21
22 651 - ZÜLEYHAYAREN ÖZTEKER 5 / C 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 8 7 5.67 11 4 9.67 49.00 26.00 40.33 359.476 2465 409 164 22
23 708 - YUSUF EMİR ÖZBEK 5 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 8 7 5.67 10 5 8.33 51.00 24.00 43.00 359.209 2495 419 168 23
24 549 - AHMET FURKAN AVCI 5 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 6 5.00 7 5 5.33 51.00 19.00 44.67 357.207 2564 438 177 24
25 561 - ELİF KARAASLAN 5 / D 12 2 11.33 7 3 6.00 9 1 8.67 2 7 -0.33 8 7 5.67 10 4 8.67 48.00 24.00 40.00 356.835 2570 439 178 25
26 774 - SARA ÜÇENAK 5 / D 12 3 11.00 6 4 4.67 6 4 4.67 4 4 2.67 9 5 7.33 10 5 8.33 47.00 25.00 38.67 356.024 2582 441 179 26
27 503 - KAAN BAYTAR 5 / A 10 5 8.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 7 5.67 10 5 8.33 51.00 24.00 43.00 355.565 2618 449 182 27
28 822 - EMİRHAN TORAMAN 5 / B 11 3 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 5 9 2.00 12 2 11.33 49.00 23.00 41.33 353.949 2660 463 185 28
29 713 - AHMET HÜSREV TANTAŞ 5 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 4 2.67 7 6 5.00 10 4 8.67 48.00 22.00 40.67 352.286 2724 479 187 29
30 501 - TALHA YILDIRIM 5 / B 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 7 8 4.33 12 3 11.00 49.00 26.00 40.33 352.240 2728 481 189 30
31 502 - AHMET TARIK KOCA 5 / B 11 4 9.67 6 2 5.33 6 3 5.00 4 5 2.33 11 3 10.00 7 4 5.67 45.00 21.00 38.00 350.718 2768 489 190 31
32 591 - ELİF GÜL 5 / D 14 1 13.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 6 1.00 7 8 4.33 10 5 8.33 46.00 28.00 36.67 349.933 2792 494 192 32
33 551000 - AYŞE ÇAYIRLI 5 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 9 3.00 9 4 7.67 50.00 23.00 42.33 348.476 2840 511 196 33
34 518 - MEHMET AKİF ÜNLÜ 5 / B 10 5 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 5 5 3.33 12 3 11.00 47.00 23.00 39.33 346.914 2877 522 200 34
35 803 - MÜBERRAAERDİNÇ 5 / D 10 5 8.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 7 4.67 10 5 8.33 49.00 25.00 40.67 346.833 2882 523 201 35
36 517 - HÜSEYİN BAKİ ATIŞ 5 / B 10 4 8.67 9 1 8.67 4 5 2.33 6 3 5.00 10 3 9.00 7 7 4.67 46.00 23.00 38.33 343.502 3021 545 211 36
37 536 - BİLAL EMRE GÖKÇE 5 / A 11 4 9.67 6 2 5.33 6 2 5.33 6 3 5.00 11 4 9.67 6 9 3.00 46.00 24.00 38.00 342.618 3049 550 212 37
38 0 - AYŞENUR SARIÇAM 5 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 8 1 7.67 5 4 3.67 4 8 1.33 11 4 9.67 47.00 23.00 39.33 341.593 3079 560 216 38
39 399 - MERYEM RÜZGAR 5 / C 7 2 6.33 5 4 3.67 8 1 7.67 1 1 0.67 8 4 6.67 11 1 10.67 40.00 13.00 35.67 340.177 3114 569 218 39
40 693 - MİRAYSU BASMAZ 5 / C 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 6 8 3.33 10 5 8.33 46.00 28.00 36.67 339.998 3117 570 219 40
41 510 - MUHAMMED TAPU 5 / A 8 6 6.00 7 3 6.00 6 2 5.33 3 3 2.00 8 4 6.67 11 3 10.00 43.00 21.00 36.00 338.309 3172 587 227 41
42 161 - HATİCEZÜMRA AKDAĞ 5 / D 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 8 7 5.67 10 5 8.33 46.00 29.00 36.33 338.249 3177 588 228 42
43 210 - SAYİT M KARA AZLI 5 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 9 6 7.00 8 7 5.67 45.00 30.00 35.00 334.818 3296 615 237 43
44 531 - HAMZA KARAGÖZ 5 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 8 7 5.67 10 5 8.33 46.00 29.00 36.33 334.658 3303 618 239 44
45 676 - YİĞİTALTUN 5 / B 9 4 7.67 8 1 7.67 5 4 3.67 5 4 3.67 7 8 4.33 9 2 8.33 43.00 23.00 35.33 330.275 3449 655 255 45
46 816 - ALPEREN KAPANCI 5 / B 11 3 10.00 8 1 7.67 5 2 4.33 6 3 5.00 6 8 3.33 8 6 6.00 44.00 23.00 36.33 330.149 3454 657 257 46
47 533 - AHME ASIM DÖNMEZ 5 / A 11 3 10.00 4 6 2.00 7 3 6.00 8 2 7.33 9 6 7.00 6 9 3.00 45.00 29.00 35.33 329.358 3478 663 260 47
48 526 - EYMEN TEMUR 5 / A 12 3 11.00 6 4 4.67 5 5 3.33 7 2 6.33 5 10 1.67 9 4 7.67 44.00 28.00 34.67 328.560 3497 671 263 48
49 515 - EYÜB ENS AR BALANDE 5 / B 11 4 9.67 5 5 3.33 9 1 8.67 5 4 3.67 6 6 4.00 8 6 6.00 44.00 26.00 35.33 328.493 3500 673 265 49
50 600 - BUĞLEM KÖZ 5 / C 10 5 8.33 7 3 6.00 8 1 7.67 1 9 -2.00 7 8 4.33 10 5 8.33 43.00 31.00 32.67 325.089 3627 706 277 50
51 779 - ZEYNEP ELFİDA AKTÜRK 5 / D 10 5 8.33 8 2 7.33 5 4 3.67 9 1 8.67 5 7 2.67 8 6 6.00 45.00 25.00 36.67 324.742 3640 708 278 51
52 504 - AHMET YASİR KÖSE 5 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 4 6 2.00 4 10 0.67 9 5 7.33 45.00 28.00 35.67 323.951 3676 716 282 52
53 509 - MUSTAFA VARİLCİ 5 / A 9 3 8.00 7 0 7.00 7 0 7.00 3 0 3.00 5 7 2.67 8 2 7.33 39.00 12.00 35.00 323.100 3701 723 285 53
54 660 - ÖZLEM KOÇ 5 / C 8 3 7.00 5 3 4.00 5 1 4.67 4 3 3.00 7 2 6.33 8 3 7.00 37.00 15.00 32.00 321.591 3742 734 291 54
55 545 - HAMZA AYAZ 5 / A 9 3 8.00 8 1 7.67 4 4 2.67 3 5 1.33 7 5 5.33 9 6 7.00 40.00 24.00 32.00 321.591 3742 734 291 54
56 635 - HALİME FATMA UZUN 5 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 6 4 4.67 5 5 3.33 5 7 2.67 8 6 6.00 43.00 28.00 33.67 320.560 3791 743 295 56
57 709 - SERRAŞENDUR 5 / C 7 6 5.00 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 7 7 4.67 9 5 7.33 44.00 27.00 35.00 320.400 3803 746 297 57
58 852 - M EYÜP ÇEIİK 5 / B 10 3 9.00 7 2 6.33 6 4 4.67 4 4 2.67 3 6 1.00 10 3 9.00 40.00 22.00 32.67 319.742 3833 753 299 58
59 656 - SEVDE AKSOY 5 / C 11 3 10.00 7 2 6.33 3 6 1.00 6 4 4.67 6 8 3.33 8 5 6.33 41.00 28.00 31.67 318.898 3851 757 300 59
60 525 - TAHA EMİR GÜL 5 / B 8 7 5.67 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 9 6 7.00 9 6 7.00 42.00 33.00 31.00 317.235 3915 770 304 60
61 602 - ZEYNEP ALAGÖZ 5 / C 11 2 10.33 7 3 6.00 7 2 6.33 4 3 3.00 5 8 2.33 7 6 5.00 41.00 24.00 33.00 316.956 3940 777 307 61
62 726 - ZEYNEPNAZ SOLAKOĞLU 5 / D 10 3 9.00 4 6 2.00 5 3 4.00 4 6 2.00 8 4 6.67 6 5 4.33 37.00 27.00 28.00 310.300 4148 824 320 62
63 521 - ÖMER AY 5 / B 9 5 7.33 9 0 9.00 6 4 4.67 2 3 1.00 5 8 2.33 9 6 7.00 40.00 26.00 31.33 309.940 4178 831 321 63
64 537 - YUNUS EMRE MURAT 5 / B 10 5 8.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 8 1.33 7 8 4.33 43.00 29.00 33.33 307.931 4247 849 326 64
65 508 - BERATİL HAN 5 / B 6 9 3.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 8 7 5.67 10 5 8.33 41.00 34.00 29.67 306.542 4284 862 331 65
66 800 - YAREN İŞYAPAN 5 / D 11 3 10.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 8 4 6.67 5 9 2.00 38.00 32.00 27.33 304.967 4334 874 334 66
67 610 - BETÜL NİSA ALKAN 5 / D 11 4 9.67 9 1 8.67 6 4 4.67 3 7 0.67 1 3 0.00 8 5 6.33 38.00 24.00 30.00 304.726 4349 876 335 67
68 634 - ZELİHA ŞAHİN 5 / C 8 7 5.67 5 4 3.67 8 2 7.33 5 4 3.67 6 6 4.00 8 7 5.67 40.00 30.00 30.00 302.944 4392 892 339 68
69 681 - KÜB *NAZ AKMEŞE 5 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 6 1.00 5 10 1.67 10 5 8.33 40.00 34.00 28.67 300.351 4477 922 351 69
70 506 - AHMET MİRZA GÜLLÜCE 5 / B 9 6 7.00 8 2 7.33 4 6 2.00 7 3 6.00 4 11 0.33 9 6 7.00 41.00 34.00 29.67 299.307 4522 933 354 70
71 579 - EYLÜL NERİMAN ŞEN 5 / C 12 3 11.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 4 3.67 5 10 1.67 7 7 4.67 38.00 35.00 26.33 298.828 4537 940 356 71
72 613 - ENES ÜNLÜTÜRK 5 / A 8 6 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 8 6 6.00 7 7 4.67 38.00 34.00 26.67 297.851 4564 948 357 72
73 672 - HÜMEYRAÇİLEKCİ 5 / C 8 7 5.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 10 5 8.33 39.00 36.00 27.00 296.009 4645 972 363 73
74 150 - RABİA CESUR 5 / C 9 6 7.00 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 8 6 6.00 8 7 5.67 36.00 38.00 23.33 294.567 4701 992 369 74
75 702 - ELİF SU ZORLU 5 / D 8 7 5.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 7 8 4.33 9 5 7.33 36.00 38.00 23.33 290.949 4841 1029 382 75
76 627 - FEYZA GÜNDOĞDU 5 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 7 0.67 5 9 2.00 5 10 1.67 40.00 34.00 28.67 290.442 4861 1033 383 76
77 609 - ELİFP ALU T 5 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 1 11 -2.67 5 10 1.67 40.00 32.00 29.33 290.349 4867 1036 385 77
78 565 - ZEYNEP ÇA VUŞ 5 / D 10 4 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 5 2.33 3 12 -1.00 8 6 6.00 38.00 34.00 26.67 289.751 4881 1040 387 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU Paraf 123240504 5. Sınıf İnteraltif-4 9399 2388 779 112

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.82 5.55 6.97 6.20 3.42 5.06 5.39 4.03 4.05 4.62 4.49 3.13 6.28 7.41 3.81 7.46 6.42 5.32 38.77 31.32 28.33 300.626

İl Ortalaması 8.28 6.09 6.25 5.86 3.76 4.61 5.14 4.26 3.72 4.18 4.91 2.54 5.49 8.10 2.79 6.81 7.03 4.47 35.76 34.15 24.37 283.345
Okul Ortalaması 9.50 4.89 7.87 6.62 3.04 5.61 6.09 3.44 4.94 4.64 4.52 3.14 6.51 6.96 4.19 8.31 5.79 6.38 41.68 28.65 32.13 316.812

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 539 - AHMET KAAN TOSUN 5 / B 9 5 7.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 4 4 2.67 7 7 4.67 33.00 23.00 25.33 288.993 4896 1047 391 79
80 524 - SELÇUK ŞAHİN DUG UN 5 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 10 5 8.33 38.00 37.00 25.67 288.907 4905 1049 393 80
81 642 - ZEYNEPZ EHABİRLEŞTİR 5 / D 6 8 3.33 7 2 6.33 5 4 3.67 6 4 4.67 4 8 1.33 9 6 7.00 37.00 32.00 26.33 283.440 5087 1106 409 81
82 748 - FATMA ZEHRA MAZİ 5 / C 7 8 4.33 5 5 3.33 9 1 8.67 5 5 3.33 4 9 1.00 8 7 5.67 38.00 35.00 26.33 281.658 5174 1138 418 82
83 570 - BERRA AKPINARLI 5 / C 7 6 5.00 8 2 7.33 7 3 6.00 3 7 0.67 6 8 3.33 6 9 3.00 37.00 35.00 25.33 279.949 5228 1154 426 83
84 981 - MUHA MME T 5 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 9 6 7.00 6 9 3.00 36.00 39.00 23.00 278.400 5286 1167 431 84
85 581 - BETÜ*ILDIRIM 5 / C 10 3 9.00 8 0 8.00 7 2 6.33 1 7 -1.33 3 8 0.33 4 8 1.33 33.00 28.00 23.67 273.798 5458 1209 448 85
86 705 - MUHAMMED KÖMÜRCÜ 5 / A 7 8 4.33 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 5 10 1.67 7 8 4.33 36.00 39.00 23.00 271.165 5587 1250 460 86
87 825 - MİRAY ÇOLAK 5 / D 9 6 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 4 10 0.67 4 8 1.33 36.00 35.00 24.33 271.058 5599 1252 461 87
88 921 - SALTUK BUĞRA BAŞARAN 5 / B 5 6 3.00 8 2 7.33 3 7 0.67 6 4 4.67 6 7 3.67 6 8 3.33 34.00 34.00 22.67 269.442 5651 1271 466 88
89 753 - KÜBRA ÖZTÜRK 5 / D 9 5 7.33 3 6 1.00 4 4 2.67 2 4 0.67 6 7 3.67 6 9 3.00 30.00 35.00 18.33 268.984 5655 1273 467 89
90 519 - MEHMET AKİ AKDAĞ 5 / A 6 6 4.00 5 2 4.33 5 3 4.00 2 4 0.67 6 5 4.33 5 5 3.33 29.00 25.00 20.67 268.698 5660 1276 468 90
91 553 - HAMZA EMİR UZDEMİR 5 / A 7 8 4.33 4 5 2.33 5 3 4.00 6 4 4.67 0 0 0.00 8 6 6.00 30.00 26.00 21.33 266.849 5747 1312 481 91
92 773 - RAVZA SİNEM ŞAHİN 5 / D 7 7 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 3 6 1.00 3 9 0.00 6 5 4.33 33.00 33.00 22.00 265.000 5802 1330 490 92
93 232 - KADİR SEVİNÇTEKİN 5 / A 10 5 8.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 7 7 4.67 5 10 1.67 28.00 46.00 12.67 256.051 6137 1423 522 93
94 530 - FURKAN ALİ KAVAK 5 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 7 8 4.33 32.00 43.00 17.67 253.742 6226 1444 532 94
95 364 - RECEP GÜNYLİ 5 / B 7 7 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 6 2.00 6 9 3.00 4 10 0.67 32.00 41.00 18.33 253.702 6241 1455 536 95
96 512 - EMİR NARAT 5 / B 9 4 7.67 6 4 4.67 6 3 5.00 2 3 1.00 2 11 -1.67 4 6 2.00 29.00 31.00 18.67 253.642 6246 1457 537 96
97 548 - ESMA YILDIZ 5 / D 7 8 4.33 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 6 8 3.33 3 11 -0.67 33.00 40.00 19.67 253.463 6260 1462 540 97
98 544 - AYŞE ZEYNEP TANIDIR 5 / C 5 10 1.67 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 3 11 -0.67 8 7 5.67 33.00 41.00 19.33 251.767 6318 1479 543 98
99 701 - ZEYNEP ELA ZORLU 5 / D 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 9 3.00 5 10 1.67 32.00 43.00 17.67 250.125 6406 1502 549 99

100 618 - ERVANUR ZEREN KUTLUT 5 / C 6 8 3.33 4 5 2.33 1 8 -1.67 2 6 0.00 6 8 3.33 7 7 4.67 26.00 42.00 12.00 245.265 6591 1560 566 100
101 588 - FEYZA * RBÜZ 5 / D 6 6 4.00 2 1 1.67 2 0 2.00 0 3 -1.00 7 5 5.33 2 3 1.00 19.00 18.00 13.00 245.191 6593 1561 567 101
102 607 - ECRİN TÜFENK 5 / C 6 6 4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 10 0.67 9 6 7.00 26.00 45.00 11.00 243.609 6652 1576 576 102
103 0 - E K*A * İ 5 / D 6 9 3.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 12 -2.00 7 8 4.33 29.00 45.00 14.00 234.265 7019 1677 614 103
104 703 - HÜMEYRAKAZAK 5 / D 5 10 1.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 29.00 46.00 13.67 228.951 7234 1739 627 104
105 798 - İREM NU R KORKMAZ 5 / D 6 9 3.00 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 26.00 49.00 9.67 218.551 7576 1845 660 105
106 721 - ZEYNEP RANA GÜRLÜ 5 / D 4 9 1.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 8 2.33 4 11 0.33 24.00 47.00 8.33 215.040 7718 1880 669 106
107 567 - IRMAK GÜRER 5 / C 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 5 2.33 4 5 2.33 3 9 0.00 7 8 4.33 24.00 46.00 8.67 215.007 7725 1883 671 107
108 823 - MERCAN DEMEZ 5 / D 6 9 3.00 4 6 2.00 1 7 -1.33 2 8 -0.67 5 8 2.33 4 11 0.33 22.00 49.00 5.67 213.498 7757 1889 674 108
109 675 - ZEYNEB KARABEKİROĞLU 5 / C 5 10 1.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 4 6 2.00 4 8 1.33 5 10 1.67 21.00 50.00 4.33 207.367 8017 1974 692 109
110 546 - OSMAN EMİROĞLU 5 / A 6 9 3.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 4 10 0.67 22.00 52.00 4.67 206.442 8034 1978 694 110
111 0 - 5 / D 6 8 3.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 5 9 2.00 1 14 -3.67 18.00 55.00 -0.33 187.098 8711 2179 741 111
112 513 - MEHMET EMİN DOĞAN 5 / A 2 13 -2.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 1 14 -3.67 11.00 64.00 -10.33 137.716 9389 2388 779 112


