
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul PENDİK ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU Paraf 123240604 6. Sınıf İnteraktif-4 9294 2410 835 88

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.15 4.93 7.51 5.42 3.90 4.12 5.20 4.15 3.81 5.11 3.72 3.87 6.46 6.12 4.42 8.47 5.43 6.66 39.81 28.25 30.39 312.692

İl Ortalaması 8.57 5.70 6.67 4.82 4.52 3.32 4.78 4.59 3.25 4.85 4.25 3.44 5.51 7.36 3.06 7.55 6.48 5.39 36.09 32.89 25.12 289.627
Okul Ortalaması 10.34 3.60 9.14 6.34 2.72 5.44 6.70 2.55 5.86 6.20 2.48 5.38 6.68 4.88 5.06 10.40 3.61 9.19 46.67 19.83 40.06 350.817

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 351 - EMRE YÜZBAŞIOĞLU 6 / A 14 1 13.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 13 1 12.67 15 0 15.00 70.00 4.00 68.67 473.660 101 6 4 1
2 352 - KERE SAİD KOÇ 6 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 3 11.00 14 1 13.67 66.00 9.00 63.00 447.226 500 52 28 2
3 23 - ALİ KEMAL BERKTAŞ 6 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 12 2 11.33 13 2 12.33 65.00 9.00 62.00 441.847 618 67 36 3
4 340 - SÜMEYRA USANMAZ 6 / C 12 3 11.00 10 0 10.00 10 0 10.00 8 1 7.67 12 3 11.00 13 2 12.33 65.00 9.00 62.00 437.391 709 79 42 4
5 252 - MUHAMMED İHSAN İLCİ 6 / B 13 2 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 12 1 11.67 13 2 12.33 63.00 10.00 59.67 436.707 726 82 44 5
6 235 - BURAK BORA BAŞOL 6 / B 12 2 11.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 1 7.67 12 1 11.67 13 2 12.33 63.00 8.00 60.33 435.775 754 88 49 6
7 109 - FEYZA TORUN 6 / C 12 3 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 12 1 11.67 14 1 13.67 62.00 11.00 58.33 433.276 808 97 55 7
8 300 - ESLEM AKKARGAN 6 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 5 8.33 14 1 13.67 64.00 11.00 60.33 433.049 832 99 57 8
9 12 - AHMET SEZAİ YILMAZ 6 / A 13 2 12.33 8 1 7.67 9 1 8.67 0 0 0.00 13 2 12.33 14 1 13.67 57.00 7.00 54.67 429.133 922 120 66 9

10 376 - MUHAMMED EMİR YILMAZ 6 / A 11 4 9.67 8 1 7.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 4 8.67 15 0 15.00 63.00 10.00 59.67 428.686 935 121 67 10
11 191 - AHMET FAZIL KIRAÇ 6 / B 10 4 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 13 1 12.67 13 2 12.33 62.00 11.00 58.33 426.093 1004 126 71 11
12 283 - BUĞLEM AKKARGAN 6 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 13 2 12.33 12 3 11.00 62.00 13.00 57.67 422.516 1104 141 80 12
13 0 - FURKAN SAİD TOPDAS 6 / B 11 3 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 1 7.67 10 2 9.33 13 2 12.33 61.00 9.00 58.00 419.782 1154 152 86 13
14 146 - ÖMER EFE ŞAFİ 6 / B 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 12 3 11.00 13 2 12.33 61.00 14.00 56.33 419.058 1183 157 90 14
15 343 - YİĞİT SELİM GÜL 6 / A 11 2 10.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 11 3 10.00 13 2 12.33 59.00 13.00 54.67 413.798 1323 182 102 15
16 347 - AYŞE CEYLİN KOPAR 6 / D 11 4 9.67 8 1 7.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 4 7.67 14 1 13.67 60.00 12.00 56.00 412.879 1343 186 104 16
17 34 - TARIK YASİN ÖZDEMİR 6 / B 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 11 4 9.67 13 2 12.33 59.00 11.00 55.33 410.193 1423 200 112 17
18 326 - KAYRA ÇETİNKAYA 6 / A 14 1 13.67 8 1 7.67 8 2 7.33 9 0 9.00 8 4 6.67 11 4 9.67 58.00 12.00 54.00 404.953 1569 230 122 18
19 331 - RAMAZAN CAN 6 / B 11 4 9.67 6 2 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 2 9.33 14 1 13.67 55.00 15.00 50.00 401.709 1642 241 127 19
20 159 - AYŞENUR ÖZTÜRK 6 / Ç 13 1 12.67 5 4 3.67 6 4 4.67 7 3 6.00 11 3 10.00 12 3 11.00 54.00 18.00 48.00 399.235 1715 259 136 20
21 293 - ELİF AKTAŞ 6 / D 13 1 12.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 7 3.67 13 1 12.67 57.00 14.00 52.33 397.911 1764 267 139 21
22 34 - AMİNE AZİMOĞLU 6 / D 13 1 12.67 9 0 9.00 9 1 8.67 3 3 2.00 7 5 5.33 13 1 12.67 54.00 11.00 50.33 397.193 1782 270 142 22
23 772 - SELÇUK BUĞRA YERİŞEN 6 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 6 3 5.00 10 0 10.00 10 4 8.67 12 3 11.00 57.00 16.00 51.67 397.060 1789 273 144 23
24 9 - BETÜL ZÜMRA YILMAZ 6 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 5 7.33 9 6 7.00 59.00 15.00 54.00 395.882 1823 278 145 24
25 349 - ELİFNAZ ÖZKAN 6 / C 11 2 10.33 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 4 6.67 12 3 11.00 56.00 14.00 51.33 392.558 1915 293 153 25
26 281 - BİLAL DEMİRPOLAT 6 / A 14 1 13.67 8 1 7.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 4 5.67 12 3 11.00 54.00 16.00 48.67 391.960 1931 297 155 26
27 0 - MUH AMMED A Lİ TO RA 6 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 5 2.33 9 5 7.33 14 1 13.67 53.00 20.00 46.33 390.358 1990 314 166 27
28 355 - MUHAMMET EMİN YAVUZ 6 / A 14 1 13.67 2 2 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 12 3 11.00 14 1 13.67 42.00 7.00 39.67 390.160 1996 317 167 28
29 117 - A CEYHUN GÖKBAYRAK 6 / A 11 4 9.67 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 10 5 8.33 12 3 11.00 55.00 20.00 48.33 387.484 2073 328 173 29
30 287 - BÜNYAMİN KAYA 6 / B 9 6 7.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 4 7.67 12 3 11.00 56.00 17.00 50.33 383.693 2226 352 182 30
31 360 - ZEYNEP GÜL BABACAN 6 / C 12 3 11.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 1 7.67 7 6 5.00 11 3 10.00 54.00 17.00 48.33 379.384 2344 369 187 31
32 308 - GÜLSENA DEMİRPOLAT 6 / C 10 3 9.00 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 8 6 6.00 14 1 13.67 52.00 20.00 45.33 378.793 2356 373 191 32
33 306 - FURKAN KILIÇ 6 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 2 6.33 10 5 8.33 12 3 11.00 52.00 22.00 44.67 370.707 2587 411 208 33
34 1000 - EBRAR SARE MERMERTAŞ 6 / D 13 1 12.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 2 6.33 5 9 2.00 12 3 11.00 52.00 20.00 45.33 370.667 2588 412 209 34
35 350 - EMİR SALİH ÖZEL 6 / B 11 4 9.67 9 1 8.67 7 2 6.33 7 2 6.33 8 4 6.67 10 5 8.33 52.00 18.00 46.00 369.709 2633 422 215 35
36 212 - ZEYNEP ZÜMRA HAMARAT 6 / C 11 1 10.67 6 1 5.67 8 1 7.67 9 1 8.67 4 2 3.33 11 2 10.33 49.00 8.00 46.33 369.675 2636 423 216 36
37 249 - ALİ ENSAR ARAS 6 / B 12 3 11.00 7 2 6.33 9 1 8.67 3 2 2.33 6 5 4.33 12 3 11.00 49.00 16.00 43.67 368.107 2672 431 219 37
38 361 - FADİKCAN ALICI 6 / D 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 10 5 8.33 11 4 9.67 50.00 25.00 41.67 366.551 2710 442 226 38
39 338 - SİNEM BERRA YERİŞENO 6 / C 14 1 13.67 6 4 4.67 6 3 5.00 8 2 7.33 5 8 2.33 11 3 10.00 50.00 21.00 43.00 365.500 2755 453 232 39
40 305 - FATMA NEHİR GENÇ 6 / C 11 3 10.00 7 2 6.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 1 6.67 9 4 7.67 48.00 16.00 42.67 360.160 2913 479 242 40
41 157 - ZEYNEP ESLEM ALTINDİ 6 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 5 4.33 12 3 11.00 49.00 22.00 41.67 359.342 2943 488 247 41
42 272 - BERKAY KÖMÜRCÜOĞLU 6 / A 10 2 9.33 7 2 6.33 7 3 6.00 3 7 0.67 5 2 4.33 13 1 12.67 45.00 17.00 39.33 356.849 3031 510 255 42
43 286 - BURAK GÜNER 6 / B 10 4 8.67 6 3 5.00 6 4 4.67 6 1 5.67 8 2 7.33 10 3 9.00 46.00 17.00 40.33 355.884 3059 523 261 43
44 353 - MEHMET EGE AY 6 / A 12 1 11.67 7 2 6.33 6 3 5.00 7 1 6.67 4 6 2.00 10 1 9.67 46.00 14.00 41.33 354.002 3129 546 264 44
45 31 - MUHAMMED EMİR ÇETİN 6 / A 13 2 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 2 5 0.33 11 3 10.00 48.00 18.00 42.00 353.856 3136 550 266 45
46 1 - ABDULLAH ÖZTÜRK 6 / A 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 6 6.00 11 4 9.67 49.00 25.00 40.67 350.451 3242 577 275 46
47 318 - İKRANUR ÖZCAN 6 / C 11 2 10.33 8 1 7.67 8 2 7.33 6 3 5.00 4 5 2.33 10 3 9.00 47.00 16.00 41.67 350.298 3246 580 276 47
48 367 - ELAY SARE ÖZGEN 6 / D 12 3 11.00 2 7 -0.33 7 3 6.00 4 5 2.33 8 4 6.67 10 4 8.67 43.00 26.00 34.33 343.902 3438 628 298 48
49 363 - MERYEM TAYFUR 6 / D 9 5 7.33 8 1 7.67 7 3 6.00 5 4 3.67 8 4 6.67 9 5 7.33 46.00 22.00 38.67 341.633 3529 654 308 49
50 358 - ZEYNEP YILDIZ 6 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 8 7 5.67 10 5 8.33 48.00 27.00 39.00 341.574 3537 656 309 50
51 348 - ELA NİSA DÖNMEZ 6 / D 10 4 8.67 6 3 5.00 7 2 6.33 7 3 6.00 5 7 2.67 11 4 9.67 46.00 23.00 38.33 339.911 3584 668 312 51
52 291 - CEMAL OĞUZ OBUŞ 6 / A 10 4 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 5 7.33 13 2 12.33 32.00 11.00 28.33 333.649 3800 716 327 52
53 294 - ELİF BEGÜM KARAÇELİK 6 / C 12 3 11.00 6 4 4.67 6 4 4.67 6 3 5.00 4 7 1.67 10 5 8.33 44.00 26.00 35.33 332.084 3851 728 331 53
54 298 - EREN A 6 / A 9 4 7.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 5 2.33 6 4 4.67 9 5 7.33 44.00 22.00 36.67 331.925 3858 730 332 54
55 100 - MUHAMMET YUSUF ÇAKIR 6 / A 10 4 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 7 7 4.67 10 5 8.33 43.00 30.00 33.00 327.809 3991 758 341 55
56 327 - M OSMAN KUMRU 6 / A 9 4 7.67 4 3 3.00 5 4 3.67 6 3 5.00 7 6 5.00 10 4 8.67 41.00 24.00 33.00 326.944 4025 770 348 56
57 253 - MELİKE KURTLUK 6 / D 8 4 6.67 6 1 5.67 5 4 3.67 5 2 4.33 6 2 5.33 9 2 8.33 39.00 15.00 34.00 326.791 4032 771 349 57
58 90 - EYÜP DOĞAN 6 / A 11 4 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 5 -0.67 11 4 9.67 43.00 23.00 35.33 325.793 4066 775 350 58
59 303 - EYMEN KOÇ 6 / B 10 3 9.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 5 5 3.33 9 5 7.33 41.00 25.00 32.67 321.498 4245 822 366 59
60 687 - MEHMETZAHİDCANAYA IN 6 / A 10 5 8.33 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 4 11 0.33 11 4 9.67 44.00 31.00 33.67 320.507 4284 828 369 60
61 329 - NECİP FAZIL USANMAZ 6 / B 10 5 8.33 5 4 3.67 8 2 7.33 3 3 2.00 3 5 1.33 11 4 9.67 40.00 23.00 32.33 319.749 4319 836 374 61
62 332 - RAMAZAN GENCER 6 / A 11 1 10.67 7 2 6.33 5 4 3.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 11 3 10.00 34.00 11.00 30.33 318.193 4366 851 381 62
63 240 - KADİR MİRZA SOLMAZ 6 / A 13 2 12.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 7 8 4.33 8 7 5.67 39.00 36.00 27.00 313.965 4499 893 398 63
64 342 - YİĞİT ALİ GECE 0 / 0 5 2 4.33 4 4 2.67 6 4 4.67 8 0 8.00 7 5 5.33 8 2 7.33 38.00 17.00 32.33 313.431 4530 902 400 64
65 325 - MUHAMMED HASAN ÇAĞAN 6 / B 8 7 5.67 3 6 1.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 5 6.33 8 6 6.00 41.00 30.00 31.00 312.700 4547 904 401 65
66 297 - ELİF EYLÜL GECE 6 / D 9 3 8.00 5 2 4.33 6 2 5.33 7 1 6.67 2 8 -0.67 9 1 8.67 38.00 17.00 32.33 310.758 4620 921 407 66
67 156 - AYBÜKE YÜKSEL 6 / C 10 4 8.67 5 5 3.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 8 1.33 8 6 6.00 41.00 29.00 31.33 308.158 4714 945 412 67
68 319 - İREM YILMAZ 6 / D 11 3 10.00 6 2 5.33 5 4 3.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 7 5 5.33 40.00 23.00 32.33 307.140 4764 956 414 68
69 330 - ÖMER SALİH TURĞUT 6 / A 7 5 5.33 7 3 6.00 7 2 6.33 7 3 6.00 4 11 0.33 10 4 8.67 42.00 28.00 32.67 307.107 4767 959 415 69
70 270 - YUNUS EMRE ÖZBEY 6 / B 7 5 5.33 2 6 0.00 6 3 5.00 6 4 4.67 5 3 4.00 9 4 7.67 35.00 25.00 26.67 298.742 5085 1052 441 70
71 354 - ECRİN NAZ BENSİZ 6 / C 5 10 1.67 5 5 3.33 6 4 4.67 7 3 6.00 6 8 3.33 11 4 9.67 40.00 34.00 28.67 297.651 5133 1065 444 71
72 314 - HAMZA KURUÇAYLI 6 / B 7 8 4.33 5 5 3.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 7 2.67 8 7 5.67 40.00 32.00 29.33 293.967 5263 1104 452 72
73 174 - MERVE ELVİN ALMAY 6 / C 7 6 5.00 6 3 5.00 8 2 7.33 6 3 5.00 1 7 -1.33 10 4 8.67 38.00 25.00 29.67 293.960 5264 1105 453 73
74 213 - ELİF ECRİN GÜMÜŞ 6 / D 12 2 11.33 6 3 5.00 7 2 6.33 5 0 5.00 3 4 1.67 0 1 -0.33 33.00 12.00 29.00 293.109 5284 1111 454 74
75 321 - KEREM ALKHATEEB 6 / B 6 9 3.00 6 3 5.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 9 6 7.00 40.00 29.00 30.33 291.193 5362 1136 462 75
76 328 - MUSAB TALHA GÖKÇE 6 / B 9 6 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 9 3.00 5 10 1.67 39.00 36.00 27.00 285.209 5578 1196 480 76
77 310 - HABİBE GÖKTÜRK 6 / D 11 4 9.67 1 2 0.33 2 2 1.33 3 6 1.00 1 5 -0.67 8 0 8.00 26.00 19.00 19.67 280.516 5742 1239 497 77
78 322 - KEREM KILIÇ 6 / B 8 5 6.33 4 4 2.67 6 2 5.33 7 3 6.00 7 6 5.00 3 10 -0.33 35.00 30.00 25.00 278.200 5845 1279 510 78
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79 345 - YUSUF RASİH TORUN 6 / B 10 4 8.67 6 4 4.67 3 6 1.00 3 6 1.00 3 7 0.67 6 6 4.00 31.00 33.00 20.00 271.544 6047 1336 525 79
80 336 - SALİH ENES CELEP 6 / A 7 3 6.00 3 3 2.00 6 2 5.33 3 2 2.33 0 0 0.00 7 4 5.67 26.00 14.00 21.33 270.467 6088 1348 529 80
81 0 - ZEHRA ÇETİNKAYA 6 / D 9 4 7.67 3 5 1.33 3 2 2.33 2 1 1.67 0 4 -1.33 8 4 6.67 25.00 20.00 18.33 266.311 6222 1378 542 81
82 143 - DURU GÜNAY 6 / D 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 13 -2.33 6 9 3.00 36.00 39.00 23.00 264.035 6304 1408 551 82
83 28 - ALPEREN DURNA 0 / 0 6 0 6.00 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 4 5.67 18.00 7.00 15.67 255.751 6572 1488 575 83
84 317 - HAYRUNİSADEMİR 6 / C 9 5 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 2 13 -2.33 3 12 -1.00 36.00 38.00 23.33 254.984 6588 1492 577 84
85 0 - AHMET YASİN DÖNMEZ 6 / B 6 6 4.00 1 1 0.67 4 1 3.67 2 5 0.33 1 3 0.00 8 5 6.33 22.00 21.00 15.00 250.391 6746 1542 595 85
86 296 - BERAT AVŞAR 6 / B 5 10 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 7 3 6.00 2 4 0.67 7 7 4.67 29.00 36.00 17.00 246.653 6887 1589 617 86
87 236 - OĞUZHAN SOFUOĞLU 6 / A 8 5 6.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 7 -2.33 3 6 1.00 6 9 3.00 22.00 42.00 8.00 232.191 7377 1726 653 87
88 304 - FATİH POLAT 6 / B 7 8 4.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 19.00 56.00 0.33 190.649 8685 2181 780 88


