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Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.88 7.97 7.22 6.22 3.07 5.20 6.13 2.93 5.16 4.90 3.33 3.79 8.10 6.70 5.86 10.21 6.85 7.93 45.44 30.86 35.16 308.036

İl Ortalaması 9.24 8.96 6.25 5.68 3.68 4.45 5.67 3.50 4.50 4.61 3.93 3.30 7.06 8.45 4.24 9.06 8.19 6.33 41.32 36.72 29.08 286.810
Okul Ortalaması 11.30 6.99 8.97 7.63 2.01 6.96 7.92 1.58 7.39 5.76 2.79 4.83 9.64 5.88 7.68 11.11 6.55 8.93 53.37 25.80 44.77 335.719

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 32 - EZGİ YILMAZ 7 / D 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 0 9.00 19 0 19.00 20 0 20.00 85.00 3.00 84.00 479.108 120 10 5 1
2 24 - ZEYNEP BALABAN 7 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 19 1 18.67 83.00 7.00 80.68 470.055 226 22 11 2
3 97 - MEHMET BAHA PARTO 7 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 20 0 20.00 18 2 17.33 80.00 10.00 76.67 464.142 328 38 17 3
4 101 - MELİKE BAYRAKTAR 7 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 19 0 19.00 18 2 17.33 80.00 9.00 77.01 460.489 377 42 20 4
5 261 - AYŞE DOĞAN 7 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 16 3 15.00 80.00 9.00 77.01 456.979 430 47 24 5
6 30 - ELİF ALMİNA KARAGÖZ 7 / D 15 4 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 20 0 20.00 15 2 14.33 78.00 8.00 75.34 454.104 483 50 27 6
7 99 - MEHMED SALİH KILIÇ 7 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 18 0 18.00 16 3 15.00 77.00 10.00 73.67 446.722 618 67 32 7
8 5 - ECRİN ERVA TIĞLI 7 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 16 4 14.67 78.00 12.00 74.00 443.270 669 73 34 8
9 41 - HÜSEYİN ÇETİNKAYA 7 / A 15 2 14.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 1 6.67 18 1 17.67 16 4 14.67 73.00 11.00 69.34 437.485 779 85 36 9

10 126 - ALİSAMİ AYDEMİR 7 / E 14 4 12.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 18 2 17.33 16 4 14.67 76.00 12.00 72.01 436.415 799 86 37 10
11 139 - SALİH ARSLAN 7 / E 9 10 5.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 0 9.00 20 0 20.00 18 1 17.67 73.00 14.00 68.34 434.782 835 92 40 11
12 164 - İKRİME TÜZNER 7 / D 14 5 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 16 2 15.33 74.00 13.00 69.65 433.980 852 96 42 12
13 110 - EBRAR BAŞTÜRKMEN 7 / D 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 15 2 14.33 15 4 13.67 77.00 9.00 74.00 433.329 863 98 43 13
14 72 - AZRA NUR ÇALIK 7 / C 14 6 12.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 17 3 16.00 16 3 15.00 75.00 14.00 70.34 427.584 986 115 50 14
15 136 - ÖMER DENİZ Y 7 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 3 5.00 18 1 17.67 14 4 12.67 69.00 17.00 63.35 417.486 1202 141 60 15
16 260 - MEHMET AKİF 7 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 3 2 2.33 16 2 15.33 16 4 14.67 68.00 15.00 62.99 416.798 1211 142 61 16
17 103 - HASAN DOĞAN 7 / E 13 6 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 3 6 1.00 18 1 17.67 14 5 12.33 67.00 19.00 60.67 414.170 1280 162 72 17
18 205 - MUSTAFA YİĞİT DİNÇ 7 / E 15 3 14.00 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 18 2 17.33 12 8 9.33 69.00 19.00 62.66 413.937 1285 164 74 18
19 207 - AZRA KARABACAK 7 / D 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 14 4 12.67 19 1 18.67 72.00 15.00 67.00 413.650 1298 166 75 19
20 116 - ERVA ERGİN 7 / C 11 9 8.00 10 0 10.00 10 0 10.00 6 3 5.00 19 1 18.67 13 7 10.67 69.00 20.00 62.34 411.027 1356 173 78 20
21 160 - MUHAMMED ALİ KARATAŞ 7 / E 15 4 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 17 3 16.00 11 7 8.67 70.00 17.00 64.34 409.146 1401 178 79 21
22 102 - MELİSA GÜNDOĞDU 7 / D 9 11 5.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 16 1 15.67 18 2 17.33 69.00 18.00 63.00 407.234 1442 182 82 22
23 4 - KEVSER IRMAK ŞAHİN 7 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 13 4 11.67 15 5 13.33 72.00 15.00 67.01 405.593 1472 187 85 23
24 114 - NURSİMA KOTAN 7 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 14 4 12.67 14 5 12.33 70.00 17.00 64.34 398.954 1612 214 92 24
25 3 - FATIMA ÇAYIRLI 7 / C 12 7 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 14 4 12.67 16 4 14.67 68.00 19.00 61.68 395.348 1705 232 100 25
26 15 - ZEHRANUR AYTEKİN 7 / C 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 12 5 10.33 12 7 9.67 69.00 17.00 63.34 395.003 1715 235 102 26
27 27 - ZEYNEP ÖLMEZ 7 / C 13 7 10.67 10 0 10.00 9 0 9.00 8 2 7.33 15 4 13.67 12 6 10.00 67.00 19.00 60.67 390.430 1818 252 104 27
28 147 - EMRE TAYTAN 7 / E 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 11 8 8.33 17 2 16.33 71.00 17.00 65.33 390.048 1827 253 105 28
29 21 - ALİ OSMAN ALKAN 7 / A 11 7 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 17 2 16.33 10 3 9.00 62.00 18.00 56.00 388.945 1852 257 107 29
30 106 - ALİ EREN ÜNLÜ 7 / A 10 6 8.00 9 1 8.67 8 0 8.00 6 3 5.00 14 2 13.33 13 4 11.67 60.00 16.00 54.67 378.535 2109 301 123 30
31 94 - METEHAN BÜLBÜL 7 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 4 6 2.00 11 6 9.00 14 4 12.67 62.00 23.00 54.33 372.592 2277 338 137 31
32 122 - AZRA MELİS TAPU 7 / D 13 5 11.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 4 10.67 12 8 9.33 64.00 20.00 57.34 372.261 2286 339 138 32
33 29 - NUR AŞPNR 7 / D 15 4 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 4 7.67 13 3 12.00 60.00 18.00 54.01 364.958 2489 395 156 33
34 269 - HUZEYFE İZMİR 7 / A 12 5 10.33 6 3 5.00 9 1 8.67 8 2 7.33 13 1 12.67 8 4 6.67 56.00 16.00 50.67 363.705 2530 405 161 34
35 39 - ÖMER FURKAN KARAKURT 7 / E 14 6 12.00 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 16 4 14.67 62.00 18.00 56.00 362.479 2576 417 166 35
36 52 - FATİH ŞAHİN 7 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 9 10 5.67 15 3 14.00 63.00 24.00 55.00 358.834 2678 437 172 36
37 125 - BERİL DOĞAN 7 / D 14 5 12.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 7 4.67 15 5 13.33 64.00 19.00 57.66 357.156 2734 450 177 37
38 16 - YÜSRA UZUNKAYA 7 / C 11 7 8.67 6 4 4.67 8 1 7.67 8 1 7.67 12 5 10.33 12 7 9.67 57.00 25.00 48.68 353.505 2849 477 191 38
39 115 - RANA GÜL EMER 7 / C 12 6 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 4 3.67 12 4 10.67 10 6 8.00 54.00 25.00 45.67 350.166 2938 494 197 39
40 344 - FEYZA HACER UZUN 7 / C 9 11 5.33 9 1 8.67 8 2 7.33 5 5 3.33 13 3 12.00 12 8 9.33 56.00 30.00 45.99 349.993 2944 497 198 40
41 169 - MUHAMMED ALİ DÖNMEZ 7 / B 12 4 10.67 8 2 7.33 8 0 8.00 8 1 7.67 6 2 5.33 15 5 13.33 57.00 14.00 52.33 348.947 2977 506 203 41
42 222 - ZAHİT SUNAR 7 / B 13 3 12.00 9 1 8.67 6 1 5.67 6 2 5.33 8 1 7.67 11 5 9.33 53.00 13.00 48.67 347.952 3008 511 206 42
43 119 - VUSLAT ESİLA BATI 7 / D 13 5 11.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 9 5 7.33 11 7 8.67 58.00 21.00 51.00 347.442 3017 513 208 43
44 650 - BENAN GÜN 7 / D 13 5 11.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 1 5.67 8 6 6.00 12 6 10.00 58.00 19.00 51.67 345.717 3067 526 213 44
45 120 - ZEY EP SUDE KILIÇ 7 / D 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 3 5.00 8 10 4.67 11 8 8.33 60.00 26.00 51.33 345.288 3080 531 216 45
46 131 - M FURKAN TURAN 7 / E 13 7 10.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 2 4.33 14 6 12.00 60.00 17.00 54.34 344.766 3091 533 218 46
47 123 - BERİL MİNE FETTAH 7 / D 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 11 5.33 12 8 9.33 61.00 29.00 51.32 343.955 3120 539 221 47
48 88 - AHMET BEDİRHAN ÖZATA 7 / A 10 8 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 8 2 7.33 10 2 9.33 9 4 7.67 53.00 19.00 46.66 339.442 3275 583 240 48
49 104 - TALHA İNAN 7 / A 10 10 6.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 4 3.67 14 5 12.33 8 11 4.33 54.00 33.00 43.00 339.161 3283 585 241 49
50 40 - MAHİNUR ÇINAR 7 / D 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 8 6.33 9 10 5.67 57.00 29.00 47.34 338.251 3310 591 243 50
51 82 - BURHAN KÖKSOY 7 / B 11 8 8.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 5 3.33 7 7 4.67 16 4 14.67 56.00 27.00 47.00 337.247 3356 605 252 51
52 20 - MUHAMMED PEKDEMİR 7 / B 12 3 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 4 0 4.00 8 4 6.67 10 7 7.67 52.00 16.00 46.68 335.800 3409 615 255 52
53 239 - TUNAHAN SÜR 7 / E 11 8 8.33 9 1 8.67 8 1 7.67 8 2 7.33 8 4 6.67 11 7 8.67 55.00 23.00 47.34 333.031 3501 629 260 53
54 447 - KADİREFE YAVUZ 7 / E 7 13 2.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 12 2 11.33 11 9 8.00 52.00 32.00 41.34 332.562 3521 635 263 54
55 554 - MUHAMMET EMİN EREN 7 / E 13 7 10.67 9 1 8.67 10 0 10.00 1 6 -1.00 7 8 4.33 14 6 12.00 54.00 28.00 44.67 331.965 3545 639 265 55
56 238 - BERKAY ÖZ 7 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 1 2.67 10 8 7.33 11 7 8.67 51.00 29.00 41.33 329.573 3601 657 270 56
57 223 - FİRUZE GÜLER 7 / D 10 10 6.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 5 1.33 13 3 12.00 6 11 2.33 49.00 32.00 38.33 327.148 3693 678 278 57
58 10 - ARİF EMİR TUNA 7 / B 13 7 10.67 10 0 10.00 9 1 8.67 4 6 2.00 10 10 6.67 9 10 5.67 55.00 34.00 43.68 326.818 3708 682 279 58
59 313 - ALPEREN YILMAZ 7 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 5 1.33 9 9 6.00 11 4 9.67 51.00 30.00 41.00 325.777 3749 696 286 59
60 8 - ERVA AKGÜL 7 / D 10 10 6.67 5 5 3.33 9 1 8.67 2 7 -0.33 10 5 8.33 11 3 10.00 47.00 31.00 36.67 325.110 3774 702 289 60
61 412 - SAFA YAVUZARSLAN 7 / E 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 11 4.33 11 9 8.00 57.00 32.00 46.34 324.974 3779 704 291 61
62 187 - BEYZA DEMİR 7 / D 13 7 10.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 5 3 4.00 10 7 7.67 52.00 22.00 44.67 320.015 3968 756 309 62
63 154 - ABDULLAH ARİF SELÇUK 7 / E 14 6 12.00 8 2 7.33 10 0 10.00 1 4 -0.33 6 14 1.33 13 7 10.67 52.00 33.00 41.00 313.367 4218 816 329 63
64 7 - ELİF SADİYE ÜNVER 7 / D 11 6 9.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 4 3.67 5 8 2.33 12 2 11.33 49.00 24.00 41.00 312.448 4250 830 333 64
65 148 - ERKAN DİLBAZ 7 / B 13 7 10.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 10 3.67 8 6 6.00 52.00 29.00 42.34 311.894 4272 835 335 65
66 752 - KEREM MERMERTAŞ 7 / E 7 13 2.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 10 6.67 11 8 8.33 52.00 37.00 39.67 310.150 4335 852 340 66
67 50 - AYŞE BURÇAK ERKE 7 / C 10 9 7.00 9 1 8.67 4 5 2.33 4 2 3.33 11 4 9.67 6 11 2.33 44.00 32.00 33.33 309.356 4366 856 343 67
68 162 - MUHAMMED BİLAL DOĞAN 7 / E 9 3 8.00 5 0 5.00 2 1 1.67 1 0 1.00 7 4 5.67 11 3 10.00 35.00 11.00 31.34 307.391 4448 880 348 68
69 11 - KAAN EFE HAN 7 / E 9 11 5.33 9 1 8.67 6 4 4.67 5 5 3.33 9 9 6.00 11 9 8.00 49.00 39.00 36.00 306.289 4490 893 354 69
70 163 - ÇAĞLA ÖKSÜZ 7 / D 11 8 8.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 6 11 2.33 11 9 8.00 53.00 33.00 42.00 305.671 4518 899 358 70
71 107 - BERHAN 8 / A 11 9 8.00 9 1 8.67 7 2 6.33 8 2 7.33 7 8 4.33 8 9 5.00 50.00 31.00 39.66 303.139 4614 923 364 71
72 112 - SÜMEYYE ESRA YAŞAR 7 / D 9 8 6.33 6 2 5.33 8 2 7.33 5 3 4.00 8 6 6.00 9 10 5.67 45.00 31.00 34.66 301.642 4675 940 369 72
73 54 - FEVZİ YİĞİT KOÇYİGİT 7 / B 6 9 3.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 10 5 8.33 9 10 5.67 44.00 35.00 32.34 301.301 4689 944 372 73
74 108 - REYYAN PETEK 7 / D 9 11 5.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 6 6 4.00 11 8 8.33 47.00 34.00 35.67 298.156 4802 967 382 74
75 153 - ABDUL SAMET ARSLAN 7 / B 10 6 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 4 3.67 6 10 2.67 10 10 6.67 47.00 34.00 35.68 294.366 4935 1001 394 75
76 2 - MUAZ BULUT 7 / A 5 13 0.67 8 2 7.33 5 4 3.67 6 4 4.67 11 8 8.33 9 10 5.67 44.00 41.00 30.34 293.641 4967 1008 398 76
77 132 - MURAT YÖŞ 7 / E 9 8 6.33 7 2 6.33 4 4 2.67 1 7 -1.33 9 9 6.00 9 9 6.00 39.00 39.00 26.00 289.727 5122 1050 415 77
78 334 - MERYEM YÜKSEL 7 / C 10 10 6.67 5 5 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 10 3.67 9 11 5.33 47.00 40.00 33.66 289.628 5131 1055 417 78
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 121 - AYLİN AYSU 7 / D 12 8 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 3 13 -1.33 12 6 10.00 49.00 35.00 37.33 289.168 5153 1060 419 79
80 182 - EFE KAPAN 7 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 6 8 3.33 9 9 6.00 45.00 37.00 32.67 288.460 5183 1068 423 80
81 456 - MUHAMMED ATABEY 7 / B 10 7 7.67 7 1 6.67 8 2 7.33 3 4 1.67 4 9 1.00 11 6 9.00 43.00 29.00 33.34 288.039 5203 1075 427 81
82 25 - YÜSRA AKÇAY 7 / C 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 4 14 -0.67 9 8 6.33 49.00 35.00 37.33 287.463 5234 1082 431 82
83 241 - ZEYNEP IŞIK 7 / D 9 9 6.00 5 4 3.67 8 2 7.33 5 4 3.67 6 9 3.00 10 7 7.67 43.00 35.00 31.34 287.376 5237 1083 432 83
84 248 - HUZEYFE ALTUNSU 7 / E 9 11 5.33 10 0 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 3 7 0.67 10 3 9.00 46.00 27.00 37.00 286.997 5262 1089 434 84
85 37 - KÜBRA MELEK ALTU AY 7 / D 10 6 8.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 3 14 -1.67 11 5 9.33 47.00 32.00 36.33 282.026 5459 1149 456 85
86 166 - MERVE BUĞLEM AYSAN 7 / C 12 8 9.33 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 3 11 -0.67 10 9 7.00 47.00 36.00 35.00 281.121 5499 1160 462 86
87 237 - HİRANUR KARAKÖSE 7 / D 9 11 5.33 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 5 11 1.33 11 9 8.00 45.00 41.00 31.32 279.198 5576 1183 471 87
88 63 - YÜKSEL EFE SÖYLEMEZ 7 / E 9 9 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 11 4.33 4 12 0.00 44.00 39.00 31.00 276.124 5727 1228 495 88
89 130 - MUHAMM SAİD AKYÜZ 7 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 8.00 29.33 270.558 5987 1304 524 89
90 140 - AMİNE ECRİN BEŞLİ 7 / C 8 9 5.00 7 3 6.00 9 1 8.67 1 0 1.00 2 5 0.33 8 6 6.00 35.00 24.00 27.00 264.519 6284 1372 543 90
91 275 - EYMEN BİLGİLİ 7 / E 8 10 4.67 5 5 3.33 7 2 6.33 5 4 3.67 6 12 2.00 7 11 3.33 38.00 44.00 23.33 259.447 6528 1441 570 91
92 221 - ÖMER FETTAH 7 / E 7 9 4.00 6 4 4.67 6 3 5.00 2 2 1.33 3 3 2.00 7 7 4.67 31.00 28.00 21.67 258.635 6581 1452 575 92
93 396 - HASAN DER*İOĞLU 7 / B 10 9 7.00 8 2 7.33 5 3 4.00 2 2 1.33 4 16 -1.33 7 13 2.67 36.00 45.00 21.00 244.903 7286 1645 650 93
94 48 - HÜSEYİN SEFA YILDIZ 7 / E 4 11 0.33 4 4 2.67 5 5 3.33 3 5 1.33 3 5 1.33 8 7 5.67 27.00 37.00 14.66 240.063 7542 1717 677 94
95 250 - YUSUF NURİ YILMAZ 7 / A 7 12 3.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 1 -0.33 9 11 5.33 30.00 40.00 16.66 239.664 7561 1724 681 95
96 17 - ZAHİD ÖZEREN 7 / A 6 10 2.67 9 1 8.67 5 4 3.67 0 0 0.00 3 7 0.67 5 11 1.33 28.00 33.00 17.01 236.452 7719 1777 703 96
97 1300 - MUHAMMED SAİD AKYÜZ 7 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.00 9 8 6.33 11.00 11.00 7.33 228.342 8121 1884 749 97
98 137 - ÖMER FARUK ÇELEBİ 7 / B 7 12 3.00 5 5 3.33 7 2 6.33 3 7 0.67 5 13 0.67 4 14 -0.67 31.00 53.00 13.33 227.722 8157 1896 754 98
99 149 - ENSAR ASLAN 7 / B 8 8 5.33 7 2 6.33 8 1 7.67 1 8 -1.67 2 13 -2.33 4 10 0.67 30.00 42.00 16.00 226.586 8221 1918 765 99

100 172 - ERTUĞRL * IN 7 / B 4 3 3.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 11 0.33 3 6 1.00 23.00 38.00 10.34 224.664 8306 1945 777 100
101 64 - BÜŞRA KARATAŞ 7 / C 6 14 1.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 7 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 29.00 10.33 218.611 8618 2055 822 101
102 87 - AKİF YIĞİT AYATA 7 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 5 5 3.33 0 9 -3.00 5 14 0.33 5 15 0.00 26.00 62.00 5.33 217.967 8656 2067 826 102
103 185 - YAĞIZ ÖZKARAKAŞOĞLU 7 / B 7 8 4.33 2 5 0.33 2 7 -0.33 0 1 -0.33 3 10 -0.33 3 10 -0.33 17.00 41.00 3.34 211.354 8950 2163 859 103
104 135 - MİHRİM A 7 / C 6 10 2.67 5 5 3.33 2 6 0.00 2 4 0.67 1 11 -2.67 5 13 0.67 21.00 49.00 4.67 201.944 9318 2277 896 104
105 0 - BÜŞRA SEDA KARATAŞ 7 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 5 15 0.00 9.00 26.00 0.33 201.910 9321 2278 897 105
106 263 - AYŞE UĞUR 7 / C 6 14 1.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 14 -1.67 4 16 -1.33 24.00 63.00 3.00 197.369 9459 2333 916 106


